
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 28 936 7552 11904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 8,97 6 3 5,26 7 3 5,67 4 3 3,34 6 5 3,82 12 5 10,05 45 24 37,11 314,460

Okul Ortalaması 13 5 10,81 7 2 6,49 8 1 7,40 5 2 4,45 7 5 5,07 13 3 11,68 52 17 45,90 343,080

KATILIMLAR

1 193 BÖRTE TARIM 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 20 0 20,00 80 7 77,68 454,012 1 1 13 212 586
% 4,92

2 13 AHMFT GÜRBÜZ 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 77 11 73,33 436,315 2 2 29 378 1017
% 8,54

3 285 HÜSEYİN CEM AKIN 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 6 10,00 16 4 14,67 70 18 64,01 404,026 3 3 76 766 1901
% 16

4 17 ALİ SAMİ AKAY 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 8 8,33 18 1 17,67 70 18 63,99 402,681 4 4 79 788 1936
% 16

5 208 SİNEM HİZMETÇİ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 7 7,67 15 5 13,33 68 19 61,67 390,611 5 5 112 1011 2335
% 20

6 142 SUDENAZ BOZKURT 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 10 8 7,33 17 2 16,33 65 22 57,65 387,527 6 6 119 1069 2444
% 21

7 14 ALİ BÖRTA 8A 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 13 6 11,00 16 3 15,00 65 20 58,34 383,857 7 7 126 1125 2563
% 22

8 149 MAHMUT KAYA 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 3 2,00 8 6 6,00 16 4 14,67 63 17 57,34 383,197 8 8 128 1138 2585
% 22

9 135 ILGIN METE 8A 15 4 13,67 6 1 5,67 8 1 7,67 10 0 10,00 6 3 5,00 17 3 16,00 62 12 58,01 380,529 9 9 134 1194 2695
% 23

10 100 ELA YETİŞGİN 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 0 4,00 9 7 6,67 17 2 16,33 62 17 56,34 379,583 10 10 137 1216 2731
% 23

11 219 EGE ARSLAN 8A 15 5 13,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 9 6,00 15 4 13,67 63 23 55,34 372,895 11 11 157 1343 2969
% 25

12 166 BAKİ PAK 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 11 6 9,00 16 3 15,00 62 20 55,34 371,525 12 12 162 1368 3005
% 25

13 215 YAPRA  AYDIN 8A 15 4 13,67 8 1 7,67 9 0 9,00 7 1 6,67 6 1 5,67 13 1 12,67 58 8 55,35 370,439 13 13 167 1394 3058
% 26

14 444 EYLÜL UNCU 8A 12 2 11,33 7 1 6,67 6 0 6,00 7 1 6,67 7 1 6,67 13 0 13,00 52 5 50,34 358,563 14 14 201 1674 3560
% 30

15 195 ÖMER SABİH ARICAK 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 1 6,67 9 5 7,33 15 3 14,00 58 22 50,66 357,937 15 15 202 1691 3592
% 30

16 214 TUĞÇE GÜL 8A 16 1 15,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 1 4,67 3 7 0,67 15 2 14,33 53 16 47,67 353,894 16 16 212 1787 3765
% 32

17 0 ÖMER FARUK YILDIRIM8A 12 6 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 2 4,33 10 5 8,33 12 2 11,33 55 18 48,99 353,415 17 17 214 1801 3787
% 32

18 0 MEHMET ALİ ÇETİN 8A 13 4 11,67 7 3 6,00 4 1 3,67 4 2 3,33 7 6 5,00 16 4 14,67 51 20 44,34 349,233 18 18 230 1915 3964
% 33

19 169 ESAT FIRAT 8A 12 4 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 7 3 6,00 13 7 10,67 54 20 47,33 344,830 19 19 239 2019 4135
% 35

20 113 ELİF SU TORUN 8A 12 5 10,33 7 1 6,67 9 0 9,00 6 1 5,67 4 6 2,00 12 2 11,33 50 15 45,00 331,680 20 20 295 2393 4757
% 40

21 366 SEVİL KARTAL 8A 11 4 9,67 5 4 3,67 6 2 5,33 2 3 1,00 1 3 0,00 10 6 8,00 35 22 27,67 287,531 21 21 505 3942 7117
% 60

22 766 GÖKNUR YILMAZ 8A 7 8 4,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 13 5 11,33 36 29 26,33 278,102 22 22 557 4330 7668
% 64

23 238 YILDIZ ORUÇ 8B 12 5 10,33 7 2 6,33 0 3 -1,00 5 1 4,67 24 11 20,33 269,464 1 23 589 4658 8131
% 68

24 187 OĞUZCAN OĞUZ 8B 6 6 4,00 5 4 3,67 7 0 7,00 0 1 -0,33 8 2 7,33 26 13 21,67 261,299 2 24 641 4991 8607
% 72

25 182 MUSTAFA YILDIZ 8B 11 7 8,67 8 2 7,33 5 1 4,67 1 0 1,00 25 10 21,67 257,619 3 25 658 5115 8765
% 74

26 115 İREMSU GÜLER 8B 9 6 7,00 1 1 0,67 9 1 8,67 2 2 1,33 0 1 -0,33 4 2 3,33 25 13 20,67 257,112 4 26 665 5140 8797
% 74

27 94 DAMLA 8B 7 10 3,67 3 5 1,33 8 2 7,33 5 4 3,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 27 35 15,33 229,627 5 27 783 6177 10164
% 85

28 141 IRMAK  AYDIN 8B 1 8 -1,67 5 4 3,67 2 3 1,00 8 15 3,00 198,733 6 28 895 7124 11359
% 95
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 28 936 7552 11904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 8,97 6 3 5,26 7 3 5,67 4 3 3,34 6 5 3,82 12 5 10,05 45 24 37,11 314,460

Okul Ortalaması 13 5 10,81 7 2 6,49 8 1 7,40 5 2 4,45 7 5 5,07 13 3 11,68 52 17 45,90 343,080

KATILIMLAR
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 28 936 7552 11904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 8,97 6 3 5,26 7 3 5,67 4 3 3,34 6 5 3,82 12 5 10,05 45 24 37,11 314,460

Okul Ortalaması 13 5 10,81 7 2 6,49 8 1 7,40 5 2 4,45 7 5 5,07 13 3 11,68 52 17 45,90 343,080

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 193 BÖRTE TARIM 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 20 0 20,00 80 7 77,68 454,012 1 1 13 212 586
% 4,92

2 13 AHMFT GÜRBÜZ 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 18 2 17,33 77 11 73,33 436,315 2 2 29 378 1017
% 8,54

3 285 HÜSEYİN CEM AKIN 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 6 10,00 16 4 14,67 70 18 64,01 404,026 3 3 76 766 1901
% 16

4 17 ALİ SAMİ AKAY 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 8 8,33 18 1 17,67 70 18 63,99 402,681 4 4 79 788 1936
% 16

5 208 SİNEM HİZMETÇİ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 7 7,67 15 5 13,33 68 19 61,67 390,611 5 5 112 1011 2335
% 20

6 142 SUDENAZ BOZKURT 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 10 8 7,33 17 2 16,33 65 22 57,65 387,527 6 6 119 1069 2444
% 21

7 14 ALİ BÖRTA 8A 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 13 6 11,00 16 3 15,00 65 20 58,34 383,857 7 7 126 1125 2563
% 22

8 149 MAHMUT KAYA 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 3 2,00 8 6 6,00 16 4 14,67 63 17 57,34 383,197 8 8 128 1138 2585
% 22

9 135 ILGIN METE 8A 15 4 13,67 6 1 5,67 8 1 7,67 10 0 10,00 6 3 5,00 17 3 16,00 62 12 58,01 380,529 9 9 134 1194 2695
% 23

10 100 ELA YETİŞGİN 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 0 4,00 9 7 6,67 17 2 16,33 62 17 56,34 379,583 10 10 137 1216 2731
% 23

11 219 EGE ARSLAN 8A 15 5 13,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 9 6,00 15 4 13,67 63 23 55,34 372,895 11 11 157 1343 2969
% 25

12 166 BAKİ PAK 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 11 6 9,00 16 3 15,00 62 20 55,34 371,525 12 12 162 1368 3005
% 25

13 215 YAPRA  AYDIN 8A 15 4 13,67 8 1 7,67 9 0 9,00 7 1 6,67 6 1 5,67 13 1 12,67 58 8 55,35 370,439 13 13 167 1394 3058
% 26

14 444 EYLÜL UNCU 8A 12 2 11,33 7 1 6,67 6 0 6,00 7 1 6,67 7 1 6,67 13 0 13,00 52 5 50,34 358,563 14 14 201 1674 3560
% 30

15 195 ÖMER SABİH ARICAK 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 1 6,67 9 5 7,33 15 3 14,00 58 22 50,66 357,937 15 15 202 1691 3592
% 30

16 214 TUĞÇE GÜL 8A 16 1 15,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 1 4,67 3 7 0,67 15 2 14,33 53 16 47,67 353,894 16 16 212 1787 3765
% 32

17 0 ÖMER FARUK YILDIRIM8A 12 6 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 2 4,33 10 5 8,33 12 2 11,33 55 18 48,99 353,415 17 17 214 1801 3787
% 32

18 0 MEHMET ALİ ÇETİN 8A 13 4 11,67 7 3 6,00 4 1 3,67 4 2 3,33 7 6 5,00 16 4 14,67 51 20 44,34 349,233 18 18 230 1915 3964
% 33

19 169 ESAT FIRAT 8A 12 4 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 7 3 6,00 13 7 10,67 54 20 47,33 344,830 19 19 239 2019 4135
% 35

20 113 ELİF SU TORUN 8A 12 5 10,33 7 1 6,67 9 0 9,00 6 1 5,67 4 6 2,00 12 2 11,33 50 15 45,00 331,680 20 20 295 2393 4757
% 40

21 366 SEVİL KARTAL 8A 11 4 9,67 5 4 3,67 6 2 5,33 2 3 1,00 1 3 0,00 10 6 8,00 35 22 27,67 287,531 21 21 505 3942 7117
% 60

22 766 GÖKNUR YILMAZ 8A 7 8 4,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 13 5 11,33 36 29 26,33 278,102 22 22 557 4330 7668
% 64
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 28 936 7552 11904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 8,97 6 3 5,26 7 3 5,67 4 3 3,34 6 5 3,82 12 5 10,05 45 24 37,11 314,460

Okul Ortalaması 13 5 10,81 7 2 6,49 8 1 7,40 5 2 4,45 7 5 5,07 13 3 11,68 52 17 45,90 343,080

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 238 YILDIZ ORUÇ 8B 12 5 10,33 7 2 6,33 0 3 -1,00 5 1 4,67 24 11 20,33 269,464 1 23 589 4658 8131
% 68

2 187 OĞUZCAN OĞUZ 8B 6 6 4,00 5 4 3,67 7 0 7,00 0 1 -0,33 8 2 7,33 26 13 21,67 261,299 2 24 641 4991 8607
% 72

3 182 MUSTAFA YILDIZ 8B 11 7 8,67 8 2 7,33 5 1 4,67 1 0 1,00 25 10 21,67 257,619 3 25 658 5115 8765
% 74

4 115 İREMSU GÜLER 8B 9 6 7,00 1 1 0,67 9 1 8,67 2 2 1,33 0 1 -0,33 4 2 3,33 25 13 20,67 257,112 4 26 665 5140 8797
% 74

5 94 DAMLA 8B 7 10 3,67 3 5 1,33 8 2 7,33 5 4 3,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 27 35 15,33 229,627 5 27 783 6177 10164
% 85

6 141 IRMAK  AYDIN 8B 1 8 -1,67 5 4 3,67 2 3 1,00 8 15 3,00 198,733 6 28 895 7124 11359
% 95
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 28 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

Okul Ortalaması 12,50 5,07 10,81 7,00 1,54 6,49 7,82 1,25 7,40 5,00 1,64 4,45 6,64 4,71 5,07 12,61 2,79 11,68 51,57 17,00 45,90 343,080

KATILIMLAR

1
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

8A 22 13,82 4,55 12,30 8,14 1,41 7,67 8,09 1,14 7,71 6,05 1,64 5,50 8,27 5,55 6,42 15,14 2,95 14,15 59,51 17,24 53,75 369,650

2
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

8B 6 7,67 7,00 5,33 2,83 2,00 2,17 6,83 1,67 6,28 1,17 1,67 0,61 0,67 1,67 0,11 3,33 2,17 2,61 22,50 16,18 17,11 245,640
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

436,315 8,54
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  13
AHMFT GÜRBÜZ

90 77 11 2 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 29 378 1017 % 8,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BABACCACABDCCBABBCBD

Cevaplarınız BABACCAdABDCCBABBbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBDBCBCCA

Cevaplarınız AcBDBCBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCBBADACA

Cevaplarınız DBCBBADACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBBADCABC

Cevaplarınız DCcBADCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CDCBABCDAACBCADBCDBB

Cevaplarınız CDC caCDcAa CADBCDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CBBCADCADADDCBACBCBB

Cevaplarınız CBBCADCADADDCBACaCcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

383,857 21,53
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  14
ALİ BÖRTA

90 65 20 5 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 126 1125 2563 % 21,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABAbAdCCAA DbCabBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBbBdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CDdA BCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDcCDAa dbBCdbBCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCADACBBA aCBADbBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 0 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

402,681 16,26
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  17
ALİ SAMİ AKAY

90 70 18 2 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1936.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 79 788 1936 % 16,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABAdABCbAAcaCCBCBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABcDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CDcAcBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız aCDBCDcdbADBddaBCd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BaCADACBBA BCBADDBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 1 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

371,525 25,24
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  166
BAKİ PAK

90 62 20 8 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 162 1368 3005 % 25,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABACAcCC A abCcaBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız dDdA BCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDcCDAa dbBCdbBCB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCADACBBA aCBADbBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 1 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 1 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 0 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

454,012 4,92
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  193
BÖRTE TARIM

90 80 7 3 77 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 13 212 586 % 4,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BABACCACABDCCBABBCBD

Cevaplarınız BABACCACAdDCCBABBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBDBCBCCA

Cevaplarınız AbBDBCBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCBBADACA

Cevaplarınız DBCBBADcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBBADCABC

Cevaplarınız DCBBADCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A CDCBABCDAACBCADBCDBB

Cevaplarınız CDC  cCDcdCBC DBCDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBCADCADADDCBACBCBB

Cevaplarınız CBBCADCADADDCBACBCBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

372,895 24,94
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  219
EGE ARSLAN

90 63 23 4 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 157 1343 2969 % 24,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BABACCACABDCCBABBCBD

Cevaplarınız BABACbACABaCCBABBbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADBDBCBCCA

Cevaplarınız A BDaCBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCBBADACA

Cevaplarınız DBCBBcDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBBADCABC

Cevaplarınız DCcabDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDCBABCDAACBCADBCDBB

Cevaplarınız CDbaccdDAdbBCccBCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CBBCADCADADDCBACBCBB

Cevaplarınız aBBCADCADADDb ACaCcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 1 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

379,583 22,94
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  100
ELA YETİŞGİN

90 62 17 11 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 137 1216 2731 % 22,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABACCACABDCCBABBCBD

Cevaplarınız cAaACbAbcBDCbBABBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBDBCBCCA

Cevaplarınız ADBDaCBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCBBADACA

Cevaplarınız DBCBBcDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBBADCABC

Cevaplarınız       CABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CDCBABCDAACBCADBCDBB

Cevaplarınız  DC dcCDcdd C cBCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CBBCADCADADDCBACBCBB

Cevaplarınız CBcCADCADADDC AbBCBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 1 0 33
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 0 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

331,680 39,96
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  113
ELİF SU TORUN

90 50 15 25 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 20 295 2393 4757 % 39,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABAaAcCC cBDbC aBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız D CBC DaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CC BABADAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız   dABBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız aC c D d d  Cda C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız Bd AD C BA aCBA  BCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 1 0 33
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 0 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

344,830 34,74
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  169
ESAT FIRAT

90 54 20 16 47 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 19 239 2019 4135 % 34,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABACA CbcA DCbBbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız bACBCBDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABccAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız dD A BdDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız   DcCD d   BCd  C  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BCaADACaBAbBCaAcacCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 1 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 2 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 0 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

358,563 29,91
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  444
EYLÜL UNCU

90 52 5 33 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 201 1674 3560 % 29,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BAaACABCC A D CB  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız D CBC DaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız C  B BADA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız C dABBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 1 12 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDcCDAB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BCC DAC BAC   A  BCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 0 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 0 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

278,102 64,42
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  766
GÖKNUR YILMAZ

90 36 29 25 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 22 557 4330 7668 % 64,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız dAcbCA Cbc   CC aBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız cACBCBDaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız aCBB BcaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCc aac c c ddb Cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BCCcDAC cAbBCBA cdCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

404,026 15,97
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  285
HÜSEYİN CEM AKIN

90 70 18 2 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 76 766 1901 % 15,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABACABCbAABaCdBbBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBDaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABADAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CDcbaBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız bCDcCDAd  cBCdCBCdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BaCADAbBBACaCcADDBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 1 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 1 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

380,529 22,64
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  135
ILGIN METE

90 62 12 16 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 134 1194 2695 % 22,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABAbABCb ABDCCBbBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız    cCBDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABdDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CDBABBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız  CDcCD  c D Cd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCdDACBBACBCcADDBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

383,197 21,72
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  149
MAHMUT KAYA

90 63 17 10 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 128 1138 2585 % 21,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABACAdCCAABaCCBaBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABADAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız C c  BaDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız aabcC cd  DBCACBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BaCADACdBACaCdADDBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 0 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 1 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 0 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

349,233 33,30
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  0
MEHMET ALİ ÇETİN

90 51 20 19 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 18 230 1915 3964 % 33,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız  ABACccCbAA aCCB BDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBdBbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız C B   dDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CDcAcB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDcCDAa db Cdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCADACBBACaCBdDbBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 0 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

353,415 31,81
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  0
ÖMER FARUK YILDIRIM

90 55 18 17 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 17 214 1801 3787 % 31,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABACAdCCAA Db aaBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBbBdDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız dDdA B DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDcCD a dbBCd  CB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCADACBBA aCBA     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 1 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 0 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

357,937 30,17
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  195
ÖMER SABİH ARICAK

90 58 22 10 50 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 202 1691 3592 % 30,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BABACCACABDCCBABBCBD

Cevaplarınız BABACbcbAdDbCaABBbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADBDBCBCCA

Cevaplarınız ADBbBCcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBBADACA

Cevaplarınız cBCBBAcdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A DCBBADCABC

Cevaplarınız DCd ADC BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDCBABCDAACBCADBCDBB

Cevaplarınız CDCa cCDAdbBCc  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBCADCADADDCBACBCBB

Cevaplarınız dBBCADCADA  CBACaCcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 0 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 2 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

287,531 59,79
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  366
SEVİL KARTAL

90 35 22 33 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 21 505 3942 7117 % 59,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız  AcAacBCCA BDCC aB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız cAaBCBDad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCB  BccAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız dDc  Ba   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız      aAd c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BbaAD   BA caBAbbBCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 1 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 2 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 1 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

390,611 19,62
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  208
SİNEM HİZMETÇİ

90 68 19 3 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 112 1011 2335 % 19,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABAbABCbAABDCCaCBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız bACBCBDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABADAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CD*bBBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDaC  Bd baCdbBCaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız *bCADACBBAbBCBAcDBCa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 2 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

387,527 20,53
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  142
SUDENAZ BOZKURT

90 65 22 3 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 119 1069 2444 % 20,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BABACCACABDCCBABBCBD

Cevaplarınız BABACCAaAcDbCBABBadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADBDBCBCCA

Cevaplarınız ADBbdCBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCBBADACA

Cevaplarınız DBCBBADACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCBBADCABC

Cevaplarınız DddBbDCbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDCBABCDAACBCADBCDBB

Cevaplarınız CDCdAcCDcda Cd aCDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CBBCADCADADDCBACBCBB

Cevaplarınız dBBCADCADAc CBACBCBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 1 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 2 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 2 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

353,894 31,63
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  214
TUĞÇE GÜL

90 53 16 21 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 16 212 1787 3765 % 31,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BAaACABCC ABDCCB BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCabcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCdBcBADA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız    ABBCbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız aaDcCDc d   dd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCADA BBACcC AD BCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 1 0 33
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 0 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 1 1 50
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

370,439 25,69
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8A  -  215
YAPRA  AYDIN

90 58 8 24 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 167 1394 3058 % 25,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BAaACABCC ABDbCBaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBC DaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CC BABADAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız C dABBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 1 13 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız CCDcCDA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız BdCADA BBAC   A  BCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 2 0 67
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 2 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

229,627 85,38
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8B  -  94
DAMLA

90 27 35 28 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 783 6177 10164 % 85,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BbBAaAdCbA aabb aa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız bbbBCBb  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBABdcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız CDBbcBC bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız bbD b    ba  A    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız ddbAadCdd b         

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 4 17
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 3 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 2 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

257,112 73,90
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8B  -  115
İREMSU GÜLER

90 25 13 52 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 665 5140 8797 % 73,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BAccCdBCbAd bC    DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız    c B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBcABADAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız b     C bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız           b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız  C b AC c          D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 1 1 50
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

198,733 95,42
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8B  -  141
IRMAK  AYDIN

90 8 15 67 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 895 7124 11359 % 95,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 8 11 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız Bdabbcca c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CdBc BbaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız    Baa  A       d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 0 0 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

257,619 73,63
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8B  -  182
MUSTAFA YILDIZ

90 25 10 55 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 25 658 5115 8765 % 73,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BABACAcCC A abCcaBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız DACBCBbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBAd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız            B        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 3 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

261,299 72,30
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8B  -  187
OĞUZCAN OĞUZ

90 26 13 51 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 24 641 4991 8607 % 72,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız BAcA c CbcA  db  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız Dba CBDddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBBAB  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız       a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız   CA dC cA B BA    D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 3 17
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 2 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0



8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3

269,464 68,30
%

ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ ORTAOKULU

8B  -  238
YILDIZ ORUÇ

90 24 11 55 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 589 4658 8131 % 68,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 28 936 7552 11904

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BABACABCCAABDCCBCBDB

Cevaplarınız dABACABCbA BDbC aaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCBDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CCBBABADAD

Cevaplarınız CCBB BcDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBABBCDCA

Cevaplarınız b cd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBCDABAADBCACBCBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BCCADACBBACBCBADDBCD

Cevaplarınız   aA  C    B      CD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Tarih S D Y B%
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 3 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 2 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 2 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 2 1 0 50
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

1
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

8B 30 15,67 4,07 14,31 7,67 2,03 6,99 8,20 1,50 7,70 6,20 2,40 5,40 9,37 6,10 7,33 17,33 2,07 16,64 64,44 18,17 58,37 391,240

2
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8A 28 14,32 5,39 12,52 8,50 1,36 8,05 8,18 1,61 7,64 5,29 2,18 4,56 9,25 5,21 7,51 16,11 3,57 14,92 61,65 19,32 55,20 377,480

3
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

8A 22 13,82 4,55 12,30 8,14 1,41 7,67 8,09 1,14 7,71 6,05 1,64 5,50 8,27 5,55 6,42 15,14 2,95 14,15 59,51 17,24 53,75 369,650

4
ADIYAMAN / BESNİ
ÖZEL BESNİ SİMYA
ORTAOKULU

8A 21 14,05 5,00 12,38 7,86 2,00 7,19 7,90 2,05 7,22 6,00 3,38 4,87 8,52 5,76 6,60 15,33 3,38 14,21 59,66 21,57 52,47 368,310

5
ADIYAMAN / BESNİ
BESNİ İMAM HATİP
ORTAOKULU

8A 16 13,69 4,50 12,19 7,50 1,69 6,94 8,19 1,44 7,71 6,44 2,63 5,56 6,31 6,25 4,23 15,63 3,50 14,46 57,76 20,01 51,09 359,960

6 ADIYAMAN / BESNİ
İZOLLU ORTAOKULU 8B 11 13,00 4,82 11,39 6,82 2,09 6,12 7,09 2,36 6,30 4,64 3,45 3,48 7,27 6,27 5,18 15,55 2,45 14,73 54,37 21,44 47,20 354,510

7
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8B 27 13,37 5,85 11,42 8,07 1,59 7,54 7,00 2,70 6,10 5,33 2,30 4,57 6,33 5,22 4,59 14,70 4,63 13,16 54,80 22,29 47,38 349,260

8
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8D 22 13,32 4,73 11,74 6,91 2,05 6,23 7,68 1,59 7,15 5,73 2,14 5,02 7,18 5,50 5,35 12,77 4,23 11,36 53,59 20,24 46,85 346,950

9
ADIYAMAN / BESNİ
FATİH SULTAN MEHMET
ORTAOKULU

8B 9 14,11 4,00 12,78 7,00 2,00 6,33 7,44 1,78 6,85 3,89 1,78 3,30 5,89 4,00 4,55 12,44 3,33 11,33 50,77 16,89 45,14 344,970

10
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

8C 17 12,41 5,53 10,57 5,94 2,12 5,24 6,76 2,18 6,04 4,24 1,65 3,69 5,65 3,29 4,55 13,88 2,88 12,92 48,88 17,65 43,01 339,110

11
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8 1 13,00 3,00 12,00 9,00 1,00 8,67 5,00 5,00 3,33 6,00 3,00 5,00 14,00 6,00 12,00 47,00 18,00 41,00 338,450

12 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU 8B 17 11,82 7,41 9,35 6,65 3,18 5,59 7,00 2,94 6,02 7,41 1,94 6,77 4,12 6,00 2,12 16,29 3,18 15,24 53,29 24,65 45,09 338,220

13
ADIYAMAN / BESNİ
ÖZEL BESNİ SİMYA
ORTAOKULU

 2 14,00 5,50 12,16 7,50 2,50 6,66 8,50 1,50 8,00 2,50 6,00 0,50 6,00 5,00 4,34 12,50 6,50 10,34 51,00 27,00 42,00 335,760



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

14 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU  1 13,00 7,00 10,67 5,00 5,00 3,33 5,00 5,00 3,33 7,00 3,00 6,00 4,00 12,00 0,00 18,00 2,00 17,33 52,00 34,00 40,66 333,580

15
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

8A 18 10,44 6,44 8,30 7,28 2,28 6,52 8,22 1,56 7,70 4,78 2,94 3,80 5,67 6,72 3,43 14,56 3,28 13,46 50,95 23,22 43,21 332,150

16 ADIYAMAN / BESNİ
ÇOMAK ORTAOKULU 8B 11 12,64 6,00 10,64 7,27 1,36 6,82 7,45 2,18 6,73 7,45 2,36 6,67 4,27 4,45 2,79 12,55 5,18 10,82 51,63 21,53 44,47 331,670

17
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8E 24 12,08 5,83 10,14 6,92 1,92 6,28 6,54 2,46 5,72 3,79 2,88 2,83 7,17 5,63 5,29 12,29 4,88 10,67 48,79 23,60 40,93 330,940

18
ADIYAMAN / BESNİ
BESNİ İMAM HATİP
ORTAOKULU

8B 13 11,54 6,77 9,28 6,85 2,92 5,87 6,15 3,31 5,05 2,62 2,00 1,95 5,62 5,77 3,69 14,92 4,08 13,56 47,70 24,85 39,40 329,080

19
ADIYAMAN / BESNİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ORTAOKULU

8B 8 10,75 5,25 9,00 6,25 2,25 5,50 6,75 2,50 5,92 3,50 0,88 3,21 4,88 3,25 3,79 14,13 4,25 12,71 46,26 18,38 40,13 327,670

20
ADIYAMAN / BESNİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ORTAOKULU

8A 10 10,90 6,50 8,73 7,50 2,00 6,83 7,70 2,20 6,97 4,00 2,60 3,13 3,90 2,40 3,10 14,00 4,50 12,50 48,00 20,20 41,26 326,810

21 ADIYAMAN / BESNİ
SARIKAYA ORTAOKULU 8A 6 11,17 5,17 9,44 6,00 1,33 5,56 7,17 2,33 6,39 2,83 1,67 2,28 4,67 4,67 3,11 13,67 2,67 12,78 45,51 17,84 39,56 326,580

22 ADIYAMAN / BESNİ
İZOLLU ORTAOKULU 8A 11 9,91 5,82 7,97 5,00 2,82 4,06 6,18 2,45 5,36 2,64 2,45 1,82 6,45 5,73 4,55 14,55 2,27 13,79 44,73 21,54 37,55 325,320

23
ADIYAMAN / BESNİ
FATİH SULTAN MEHMET
ORTAOKULU

8A 9 13,22 5,56 11,37 6,56 2,11 5,85 7,89 1,56 7,37 4,33 2,56 3,48 4,11 3,33 3,00 10,67 4,89 9,04 46,78 20,01 40,11 323,220

24 ADIYAMAN / BESNİ
YOLDÜZÜ ORTAOKULU 8A 18 11,83 6,61 9,63 7,72 1,61 7,19 7,39 2,06 6,70 3,17 3,44 2,02 1,50 3,56 0,31 14,89 3,78 13,63 46,50 21,06 39,48 321,930

25
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

8A 17 11,71 6,29 9,61 7,06 2,29 6,29 7,88 1,94 7,24 5,29 3,47 4,14 4,00 7,88 1,37 13,24 4,24 11,82 49,18 26,11 40,47 321,600

26
ADIYAMAN / BESNİ
SARIYAPRAK
ORTAOKULU

8A 14 10,43 6,93 8,12 7,50 2,36 6,72 7,07 2,57 6,21 2,14 4,50 0,64 7,57 6,64 5,36 11,50 5,93 9,52 46,21 28,93 36,57 316,080



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

27 ADIYAMAN / BESNİ
SARIKAYA ORTAOKULU 8B 13 11,38 5,15 9,67 7,54 2,15 6,82 8,08 1,69 7,51 2,92 1,92 2,28 2,54 4,00 1,21 12,62 5,08 10,92 45,08 19,99 38,41 316,030

28
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8B 28 11,50 6,25 9,42 6,36 2,79 5,43 6,61 2,46 5,79 5,75 2,61 4,88 5,71 5,64 3,83 10,11 4,75 8,52 46,04 24,50 37,87 314,550

29
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

8B 13 11,23 4,54 9,72 4,08 2,54 3,23 6,69 2,31 5,92 4,46 1,46 3,97 3,54 4,08 2,18 12,00 4,31 10,56 42,00 19,24 35,58 312,490

30
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ABDURRAHMAN
ERASLAN ORTAOKULU

8B 11 11,00 7,00 8,67 5,91 2,09 5,21 6,09 2,73 5,18 4,18 2,18 3,45 5,09 5,00 3,42 12,00 5,64 10,12 44,27 24,64 36,05 312,480

31
ADIYAMAN / BESNİ
ÇETİNKAYA-BİRAN
ŞENDİL ORTAOKULU

8A 15 10,73 6,00 8,73 5,27 1,73 4,69 7,60 1,27 7,18 2,00 2,27 1,24 2,67 3,73 1,42 12,87 3,60 11,67 41,14 18,60 34,93 310,220

32
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

8A 13 10,15 6,31 8,05 5,69 2,92 4,72 6,38 2,46 5,56 1,54 2,08 0,85 3,77 3,69 2,54 12,69 4,38 11,23 40,22 21,84 32,95 306,590

33 ADIYAMAN / BESNİ
KUTLUCA ORTAOKULU 8 1 12,00 3,00 11,00 9,00 0,00 9,00 7,00 2,00 6,33 3,00 3,00 2,00 2,00 5,00 0,33 9,00 4,00 7,67 42,00 17,00 36,33 305,640

34
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

 1 10,00 7,00 7,67 9,00 1,00 8,67 9,00 0,00 9,00 1,00 6,00 -1,00 2,00 7,00 -0,33 13,00 4,00 11,67 44,00 25,00 35,68 304,810

35 ADIYAMAN / BESNİ
KUTLUCA ORTAOKULU 8A 14 10,43 5,50 8,59 6,86 1,79 6,26 6,43 1,93 5,79 3,00 1,71 2,43 2,93 3,50 1,76 9,50 3,79 8,24 39,15 18,22 33,07 298,680

36
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8A 29 9,66 7,76 7,07 5,69 3,17 4,63 5,69 3,03 4,68 5,52 3,55 4,33 5,14 5,00 3,47 9,31 6,90 7,01 41,01 29,41 31,19 292,310

37
ADIYAMAN / BESNİ
YAZIKARAKUYU
ORTAOKULU

8A 5 7,60 7,40 5,13 5,60 2,80 4,67 5,80 3,00 4,80 4,20 1,20 3,80 2,80 2,20 2,07 11,80 4,20 10,40 37,80 20,80 30,87 291,390

38
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

8B 18 10,50 6,67 8,28 6,67 2,83 5,72 6,61 3,11 5,57 2,72 3,28 1,63 2,17 4,28 0,74 10,22 6,61 8,02 38,89 26,78 29,96 289,540

39
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

*C 1 12,00 8,00 9,33 4,00 6,00 2,00 7,00 3,00 6,00 0,00 2,00 -0,67 0,00 5,00 -1,67 13,00 6,00 11,00 36,00 30,00 25,99 287,360



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (27) 8B (28) 8B (29) 8B (30) 8A (31) 8A (32) 8 (33)   (34) 8A (35) 8A (36) 8A (37) 8B (38) *C (39)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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8B (27) 8B (28) 8B (29) 8B (30) 8A (31) 8A (32) 8 (33)   (34) 8A (35) 8A (36) 8A (37) 8B (38) *C (39)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

40 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU 8A 6 8,67 8,83 5,72 5,50 3,67 4,28 5,67 3,67 4,44 4,33 4,33 2,89 2,67 7,17 0,28 13,17 5,83 11,22 40,01 33,50 28,83 287,040

41
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT RECEP İNCE
ORTAOKULU

8A 21 11,19 6,43 9,05 6,29 3,52 5,11 7,48 2,43 6,67 2,52 2,14 1,81 1,81 4,71 0,24 8,10 6,05 6,08 37,39 25,28 28,96 284,080

42
ADIYAMAN / BESNİ
DİKİLİTAŞ HALİL AĞAR
ORTAOKULU

 1 10,00 7,00 7,67 7,00 2,00 6,33 0,00 1,00 -0,33 12,00 4,00 10,67 29,00 14,00 24,34 283,630

43 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU 8 1 8,00 9,00 5,00 3,00 6,00 1,00 4,00 3,00 3,00 0,00 1,00 -0,33 2,00 3,00 1,00 15,00 5,00 13,33 32,00 27,00 23,00 282,630

44
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT İMAM TAN
ORTAOKULU

8A 12 9,75 6,08 7,72 5,92 2,67 5,03 6,58 2,67 5,70 3,42 2,75 2,50 2,58 3,58 1,39 6,75 4,75 5,17 35,00 22,50 27,51 278,500

45
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT HAKAN BALİ
ORTAOKULU

8A 15 8,53 7,73 5,95 4,73 4,40 3,27 6,60 2,53 5,76 2,00 4,13 0,62 4,53 7,07 2,18 9,53 5,87 7,58 35,92 31,73 25,36 278,480

46
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

 1 10,00 9,00 7,00 5,00 5,00 3,33 6,00 4,00 4,67 4,00 4,00 2,67 0,00 5,00 -1,67 11,00 6,00 9,00 36,00 33,00 25,00 273,670

47
ADIYAMAN / BESNİ
TOKLU KÖYÜ
ORTAOKULU

8A 10 7,30 6,90 5,00 5,20 3,20 4,13 5,80 2,90 4,83 1,30 2,20 0,57 0,80 1,40 0,34 10,40 5,50 8,57 30,80 22,10 23,44 270,170

48
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ABDURRAHMAN
ERASLAN ORTAOKULU

8A 11 8,55 8,18 5,82 4,64 3,09 3,61 4,55 4,18 3,15 2,45 4,00 1,12 2,73 5,27 0,97 10,09 7,18 7,70 33,01 31,90 22,37 269,610

49 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU 8A 22 8,50 6,50 6,33 4,73 2,36 3,94 6,14 1,59 5,61 1,73 1,18 1,33 2,27 2,50 1,44 8,68 4,23 7,27 32,05 18,36 25,92 268,780

50
ADIYAMAN / BESNİ
KIZILİN YILMAZ YIĞILI
ORTAOKULU

8A 18 8,28 4,22 6,87 5,72 1,61 5,19 6,50 1,56 5,98 2,83 1,56 2,31 0,89 1,83 0,28 5,39 2,72 4,48 29,61 13,50 25,11 267,780

51
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8E 22 8,41 9,45 5,26 5,27 4,23 3,86 6,23 3,09 5,20 1,95 4,45 0,47 0,86 5,36 -0,92 10,45 7,18 8,06 33,17 33,76 21,93 263,950

52 ADIYAMAN / BESNİ
SAYÖREN ORTAOKULU 8B 11 7,82 8,27 5,06 6,00 2,91 5,03 7,27 2,64 6,39 2,91 2,64 2,03 2,82 10,09 -0,54 8,82 7,91 6,18 35,64 34,46 24,15 263,520



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (40) 8A (41)   (42) 8 (43) 8A (44) 8A (45)   (46) 8A (47) 8A (48) 8A (49) 8A (50) 8E (51) 8B (52)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

53 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU  3 6,33 8,67 3,45 4,33 4,00 3,00 3,33 4,33 1,89 1,00 2,33 0,22 2,33 4,33 0,89 12,00 6,67 9,78 29,32 30,33 19,23 262,770

54
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8C 26 8,58 9,50 5,41 4,38 4,12 3,01 4,58 4,35 3,13 1,19 2,42 0,38 2,85 5,46 1,03 9,46 8,31 6,69 31,04 34,16 19,65 261,790

55
ADIYAMAN / BESNİ
KESMETEPE
ORTAOKULU

8A 15 8,27 6,20 6,20 3,53 3,20 2,47 5,13 3,67 3,91 1,40 2,60 0,53 2,87 5,00 1,20 7,20 6,27 5,11 28,40 26,94 19,42 260,240

56
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8D 17 9,71 8,29 6,94 4,35 4,71 2,78 4,47 4,94 2,82 3,29 5,18 1,57 2,88 7,41 0,41 8,29 10,12 4,92 32,99 40,65 19,44 259,350

57
ADIYAMAN / BESNİ
KIZILİN YILMAZ YIĞILI
ORTAOKULU

 1 8,00 5,00 6,33 3,00 2,00 2,33 3,00 6,00 1,00 2,00 4,00 0,67 3,00 1,00 2,67 6,00 8,00 3,33 25,00 26,00 16,33 254,180

58 ADIYAMAN / BESNİ
UZUNKUYU ORTAOKULU 8A 20 6,95 8,70 4,05 4,30 3,95 2,98 5,90 2,95 4,92 4,25 3,55 3,07 3,45 6,00 1,45 6,45 7,95 3,80 31,30 33,10 20,27 253,140

59
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

8B 6 8,67 4,00 7,33 1,17 2,67 0,28 1,67 4,67 0,11 0,50 1,83 -0,11 2,33 4,50 0,83 6,00 4,83 4,39 20,34 22,50 12,83 248,800

60
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT İMAM TAN
ORTAOKULU

 1 5,00 6,00 3,00 4,00 4,00 2,67 8,00 1,00 7,67 1,00 1,00 0,67 1,00 2,00 0,33 5,00 1,00 4,67 24,00 15,00 19,01 248,480

61
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

8B 6 7,67 7,00 5,33 2,83 2,00 2,17 6,83 1,67 6,28 1,17 1,67 0,61 0,67 1,67 0,11 3,33 2,17 2,61 22,50 16,18 17,11 245,640

62
ADIYAMAN / BESNİ
DİKİLİTAŞ HALİL AĞAR
ORTAOKULU

8A 14 7,86 8,36 5,07 3,21 4,21 1,81 4,00 4,00 2,67 1,14 2,57 0,29 2,00 7,07 -0,36 7,86 8,36 5,07 26,07 34,57 14,55 244,720

63 ADIYAMAN / BESNİ
SAYÖREN ORTAOKULU 8A 15 6,67 8,13 3,96 3,67 3,33 2,56 7,13 1,93 6,49 2,53 3,33 1,42 3,33 9,07 0,31 5,33 8,00 2,67 28,66 33,79 17,41 243,000

64
ADIYAMAN / BESNİ
KARAGÜVEÇ
ORTAOKULU

8A 14 8,21 7,43 5,74 3,43 4,64 1,88 5,14 3,50 3,98 2,07 4,43 0,60 2,43 9,21 -0,64 5,79 7,57 3,26 27,07 36,78 14,82 242,010

65
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

8A 7 6,00 5,86 4,05 4,14 2,71 3,24 3,57 3,29 2,48 1,00 2,29 0,24 1,71 2,43 0,91 4,71 7,57 2,19 21,13 24,15 13,11 235,690



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (53) 8C (54) 8A (55) 8D (56)   (57) 8A (58) 8B (59)   (60) 8B (61) 8A (62) 8A (63) 8A (64) 8A (65)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

66
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

8C 12 6,83 2,75 5,92 2,50 2,83 1,55 3,67 2,67 2,78 0,92 4,67 -0,64 0,00 1,17 -0,39 3,42 3,92 2,11 17,34 18,01 11,33 234,440

67
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ER SERDAR
KÜPELİ ORTAOKULU

8A 20 4,10 4,70 2,53 5,35 1,45 4,87 3,80 2,10 3,10 0,25 1,50 -0,25 0,95 2,45 0,13 4,00 3,20 2,93 18,45 15,40 13,31 232,050

68
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8C 28 7,61 8,93 4,63 4,04 4,96 2,38 4,00 4,46 2,51 2,11 3,68 0,88 2,61 7,79 0,01 4,71 7,57 2,19 25,08 37,39 12,60 227,080

69
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT RECEP İNCE
ORTAOKULU

8B 12 5,67 6,00 3,67 3,08 3,50 1,92 4,50 3,25 3,42 1,00 1,83 0,39 0,42 1,42 -0,06 2,75 5,17 1,03 17,42 21,17 10,37 224,970

70
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

 1 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 -0,67 6,00 14,00 1,33 7,00 13,00 2,67 17,00 29,00 7,33 224,870

71
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

8A 7 3,86 7,14 1,48 2,00 1,57 1,48 3,00 3,57 1,81 0,29 1,57 -0,24 0,86 2,57 0,00 4,14 3,29 3,05 14,15 19,71 7,58 219,290

72
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

8B 12 2,42 4,33 0,97 1,33 5,08 -0,36 1,42 4,00 0,08 0,33 0,67 0,11 2,25 5,42 0,44 2,42 2,58 1,56 10,17 22,08 2,80 207,020

73
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

 1 5,00 12,00 1,00 1,00 6,00 -1,00 3,00 5,00 1,33 0,00 1,00 -0,33 2,00 9,00 -1,00 5,00 11,00 1,33 16,00 44,00 1,33 200,720

74
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

 2 0,50 0,00 0,50 2,50 3,50 1,33 1,50 5,50 -0,34 1,00 2,00 0,34 0,50 6,50 -1,67 1,00 1,50 0,50 7,00 19,00 0,66 193,990

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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İLÇE ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

1
ADIYAMAN / BESNİ
ÖZEL BESNİ SİMYA
ORTAOKULU

23 14,04 5,04 12,36 7,83 2,04 7,15 7,96 2,00 7,29 5,70 3,61 4,49 8,30 5,70 6,41 15,09 3,65 13,87 58,92 22,04 51,57 365,480

2
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

61 13,52 5,02 11,85 6,70 2,31 5,93 7,39 1,92 6,75 4,56 2,11 3,85 6,98 4,79 5,39 15,31 2,85 14,36 54,46 19,00 48,13 356,970

3
ADIYAMAN / BESNİ
BESNİ İMAM HATİP
ORTAOKULU

29 12,72 5,52 10,88 7,21 2,24 6,46 7,28 2,28 6,52 4,72 2,34 3,94 6,00 6,03 3,99 15,31 3,76 14,06 53,24 22,17 45,85 346,120

4
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

28 12,50 5,07 10,81 7,00 1,54 6,49 7,82 1,25 7,40 5,00 1,64 4,45 6,64 4,71 5,07 12,61 2,79 11,68 51,57 17,00 45,90 343,080

5 ADIYAMAN / BESNİ
İZOLLU ORTAOKULU 22 11,45 5,32 9,68 5,91 2,45 5,09 6,64 2,41 5,83 3,64 2,95 2,65 6,86 6,00 4,86 15,05 2,36 14,26 49,55 21,49 42,37 339,910

6
ADIYAMAN / BESNİ
FATİH SULTAN MEHMET
ORTAOKULU

18 13,67 4,78 12,07 6,78 2,06 6,09 7,67 1,67 7,11 4,11 2,17 3,39 5,00 3,67 3,78 11,56 4,11 10,18 48,79 18,46 42,62 334,090

7 ADIYAMAN / BESNİ
ÇOMAK ORTAOKULU 11 12,64 6,00 10,64 7,27 1,36 6,82 7,45 2,18 6,73 7,45 2,36 6,67 4,27 4,45 2,79 12,55 5,18 10,82 51,63 21,53 44,47 331,670

8
ADIYAMAN / BESNİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ORTAOKULU

18 10,83 5,94 8,85 6,94 2,11 6,24 7,28 2,33 6,50 3,78 1,83 3,17 4,33 2,78 3,41 14,06 4,39 12,59 47,22 19,38 40,76 327,190

9 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU 24 11,08 7,75 8,50 6,29 3,38 5,17 6,58 3,21 5,51 6,63 2,58 5,76 3,75 6,54 1,57 15,58 3,79 14,32 49,91 27,25 40,83 325,230

10 ADIYAMAN / BESNİ
YOLDÜZÜ ORTAOKULU 18 11,83 6,61 9,63 7,72 1,61 7,19 7,39 2,06 6,70 3,17 3,44 2,02 1,50 3,56 0,31 14,89 3,78 13,63 46,50 21,06 39,48 321,930

11 ADIYAMAN / BESNİ
SARIKAYA ORTAOKULU 19 11,32 5,16 9,60 7,05 1,89 6,42 7,79 1,89 7,16 2,89 1,84 2,28 3,21 4,21 1,81 12,95 4,32 11,51 45,21 19,31 38,78 319,370

12
ADIYAMAN / BESNİ
SARIYAPRAK
ORTAOKULU

14 10,43 6,93 8,12 7,50 2,36 6,72 7,07 2,57 6,21 2,14 4,50 0,64 7,57 6,64 5,36 11,50 5,93 9,52 46,21 28,93 36,57 316,080

13
ADIYAMAN / BESNİ
ÇETİNKAYA-BİRAN
ŞENDİL ORTAOKULU

15 10,73 6,00 8,73 5,27 1,73 4,69 7,60 1,27 7,18 2,00 2,27 1,24 2,67 3,73 1,42 12,87 3,60 11,67 41,14 18,60 34,93 310,220



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

14
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

122 11,13 7,52 8,63 6,34 3,01 5,34 6,24 3,21 5,17 3,49 3,08 2,46 4,74 5,58 2,88 12,21 6,42 10,07 44,15 28,82 34,55 308,480

15
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

25 9,72 5,60 7,85 5,56 2,28 4,80 6,32 2,32 5,55 3,56 2,56 2,71 4,88 6,48 2,72 12,20 4,04 10,85 42,24 23,28 34,48 307,850

16
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

131 10,67 6,82 8,40 5,91 3,05 4,89 6,02 2,87 5,06 4,56 3,02 3,55 5,44 5,93 3,46 9,63 5,76 7,70 42,23 27,45 33,06 299,380

17 ADIYAMAN / BESNİ
KUTLUCA ORTAOKULU 15 10,53 5,33 8,75 7,00 1,67 6,45 6,47 1,93 5,82 3,00 1,80 2,40 2,87 3,60 1,67 9,47 3,80 8,20 39,34 18,13 33,29 299,140

18
ADIYAMAN / BESNİ
YAZIKARAKUYU
ORTAOKULU

5 7,60 7,40 5,13 5,60 2,80 4,67 5,80 3,00 4,80 4,20 1,20 3,80 2,80 2,20 2,07 11,80 4,20 10,40 37,80 20,80 30,87 291,390

19
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ABDURRAHMAN
ERASLAN ORTAOKULU

22 9,77 7,59 7,24 5,27 2,59 4,41 5,32 3,45 4,17 3,32 3,09 2,29 3,91 5,14 2,20 11,05 6,41 8,91 38,64 28,27 29,22 291,050

20
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT HAKAN BALİ
ORTAOKULU

15 8,53 7,73 5,95 4,73 4,40 3,27 6,60 2,53 5,76 2,00 4,13 0,62 4,53 7,07 2,18 9,53 5,87 7,58 35,92 31,73 25,36 278,480

21
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT İMAM TAN
ORTAOKULU

13 9,38 6,08 7,36 5,77 2,77 4,85 6,69 2,54 5,85 3,23 2,62 2,36 2,46 3,46 1,31 6,62 4,46 5,13 34,15 21,93 26,86 276,190

22
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

21 8,48 5,76 6,56 3,24 2,38 2,45 5,29 2,86 4,33 2,86 1,48 2,37 2,57 3,81 1,30 9,05 4,29 7,62 31,49 20,58 24,63 276,100

23
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

26 9,27 6,46 7,12 6,08 2,73 5,17 5,88 3,04 4,87 2,19 3,12 1,15 2,04 3,88 0,74 8,85 6,77 6,59 34,31 26,00 25,64 275,630

24
ADIYAMAN / BESNİ
TOKLU KÖYÜ
ORTAOKULU

10 7,30 6,90 5,00 5,20 3,20 4,13 5,80 2,90 4,83 1,30 2,20 0,57 0,80 1,40 0,34 10,40 5,50 8,57 30,80 22,10 23,44 270,170

25 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU 26 8,23 6,85 5,95 4,62 2,69 3,72 5,73 1,96 5,08 1,58 1,31 1,14 2,27 2,73 1,36 9,31 4,54 7,79 31,74 20,08 25,04 268,620

26
ADIYAMAN / BESNİ
KIZILİN YILMAZ YIĞILI
ORTAOKULU

19 8,26 4,26 6,84 5,58 1,63 5,04 6,32 1,79 5,72 2,79 1,68 2,23 1,00 1,79 0,40 5,42 3,00 4,42 29,37 14,15 24,65 267,060



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

27
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT RECEP İNCE
ORTAOKULU

33 9,18 6,27 7,09 5,12 3,52 3,95 6,39 2,73 5,48 1,97 2,03 1,29 1,30 3,52 0,13 6,15 5,73 4,24 30,11 23,80 22,18 262,590

28
ADIYAMAN / BESNİ
KESMETEPE
ORTAOKULU

15 8,27 6,20 6,20 3,53 3,20 2,47 5,13 3,67 3,91 1,40 2,60 0,53 2,87 5,00 1,20 7,20 6,27 5,11 28,40 26,94 19,42 260,240

29
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

43 7,23 4,47 5,74 3,98 3,28 2,88 4,60 2,88 3,64 2,49 2,95 1,50 2,23 5,26 0,48 6,91 3,56 5,72 27,44 22,40 19,96 259,370

30 ADIYAMAN / BESNİ
UZUNKUYU ORTAOKULU 20 6,95 8,70 4,05 4,30 3,95 2,98 5,90 2,95 4,92 4,25 3,55 3,07 3,45 6,00 1,45 6,45 7,95 3,80 31,30 33,10 20,27 253,140

31 ADIYAMAN / BESNİ
SAYÖREN ORTAOKULU 26 7,15 8,19 4,42 4,65 3,15 3,60 7,19 2,23 6,45 2,69 3,04 1,68 3,12 9,50 -0,05 6,81 7,96 4,15 31,61 34,07 20,25 251,680

32
ADIYAMAN / BESNİ
DİKİLİTAŞ HALİL AĞAR
ORTAOKULU

15 8,00 8,27 5,24 3,00 3,93 1,69 4,20 3,87 2,91 1,07 2,47 0,24 1,87 6,60 -0,33 8,13 8,07 5,44 26,27 33,21 15,19 247,310

33
ADIYAMAN / BESNİ
KARAGÜVEÇ
ORTAOKULU

14 8,21 7,43 5,74 3,43 4,64 1,88 5,14 3,50 3,98 2,07 4,43 0,60 2,43 9,21 -0,64 5,79 7,57 3,26 27,07 36,78 14,82 242,010

34
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ER SERDAR
KÜPELİ ORTAOKULU

20 4,10 4,70 2,53 5,35 1,45 4,87 3,80 2,10 3,10 0,25 1,50 -0,25 0,95 2,45 0,13 4,00 3,20 2,93 18,45 15,40 13,31 232,050

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
okul-27 okul-28 okul-29 okul-30 okul-31 okul-32 okul-33 okul-34



İLÇEDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 936 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

İlçe Ortalaması 10,26 6,34 8,14 5,82 2,71 4,91 6,35 2,59 5,49 3,49 2,66 2,60 4,20 5,11 2,49 10,73 5,00 9,07 40,85 24,41 32,70 300,270

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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okul-27 okul-28 okul-29 okul-30 okul-31 okul-32 okul-33 okul-34

Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

1
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TÜRKİYE ODALAR VE

8B 29 17,34 2,59 16,48 9,55 0,45 9,40 9,55 0,41 9,41 8,97 1,00 8,63 15,14 3,83 13,86 18,55 1,41 18,08 79,10 9,69 75,86 446,510

2
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TÜRKİYE ODALAR VE

8A 30 17,30 2,53 16,46 9,50 0,47 9,34 9,30 0,70 9,07 9,13 0,73 8,89 13,73 4,33 12,29 18,83 0,90 18,53 77,79 9,66 74,58 441,200

3
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN MERKEZ

8A 22 17,27 2,73 16,36 8,91 1,05 8,56 9,32 0,68 9,09 7,32 2,45 6,50 14,41 4,27 12,98 18,09 1,64 17,55 75,32 12,82 71,04 434,830

4
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİREY

8A 19 17,37 2,47 16,54 9,26 0,68 9,04 9,37 0,63 9,16 8,68 1,05 8,33 14,26 4,00 12,93 16,95 2,53 16,10 75,89 11,36 72,10 433,120

5
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8İ 27 17,04 2,74 16,12 9,11 0,81 8,84 8,70 1,07 8,35 7,93 1,85 7,31 13,63 4,33 12,19 18,19 1,63 17,64 74,60 12,43 70,45 431,050

6
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8D 33 17,06 2,85 16,11 8,79 0,91 8,48 9,09 0,88 8,80 7,82 1,58 7,29 13,55 4,24 12,13 18,06 1,70 17,50 74,37 12,16 70,31 430,410

7
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN MERKEZ

8B 21 16,33 3,67 15,11 9,29 0,71 9,05 9,24 0,76 8,98 8,10 1,67 7,54 14,19 4,90 12,56 18,14 1,86 17,52 75,29 13,57 70,76 429,640

8
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8G 38 16,55 2,97 15,56 9,03 0,92 8,72 8,66 1,24 8,25 7,05 2,13 6,34 14,47 3,79 13,21 17,26 2,29 16,50 73,02 13,34 68,58 426,410

9
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8G 30 16,07 3,23 14,99 8,23 1,53 7,72 8,40 1,23 7,99 8,10 1,77 7,51 12,83 5,27 11,08 18,63 0,97 18,31 72,26 14,00 67,60 421,940

10
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİL

8A 16 15,81 3,94 14,50 9,00 0,94 8,69 9,00 0,94 8,69 8,50 1,25 8,08 12,50 6,19 10,44 17,81 2,00 17,15 72,62 15,26 67,55 416,080

11
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN MERKEZ

8C 18 16,17 3,83 14,89 8,50 1,50 8,00 8,22 1,78 7,63 6,44 3,06 5,43 13,39 5,17 11,67 17,17 2,61 16,30 69,89 17,95 63,92 412,330

12
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

 1 18,00 2,00 17,33 9,00 1,00 8,67 6,00 4,00 4,67 10,00 0,00 10,00 12,00 8,00 9,33 16,00 3,00 15,00 71,00 18,00 65,00 410,060

13
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8H 31 15,77 3,84 14,50 8,90 1,03 8,56 7,87 1,74 7,29 7,42 1,94 6,77 11,81 5,13 10,10 17,61 1,84 17,00 69,38 15,52 64,22 409,160



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

14
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8C 30 15,27 4,40 13,80 8,07 1,80 7,47 8,57 1,33 8,12 6,63 2,93 5,66 12,67 4,67 11,11 16,60 2,77 15,68 67,81 17,90 61,84 403,070

15
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8D 22 15,45 3,91 14,15 8,86 0,95 8,55 8,86 1,09 8,50 6,95 2,05 6,27 11,36 4,64 9,82 16,59 2,91 15,62 68,07 15,55 62,91 402,310

16
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8B 29 15,38 4,07 14,02 8,00 1,48 7,51 7,97 1,86 7,34 8,45 1,38 7,99 11,97 5,31 10,19 15,76 3,14 14,71 67,53 17,24 61,76 398,270

17
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEVLANA ORTAOKULU

8E 23 15,22 4,61 13,68 8,91 1,09 8,55 8,96 1,04 8,61 6,43 2,87 5,48 10,83 4,65 9,28 16,65 3,22 15,58 67,00 17,48 61,18 396,800

18
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

8B 30 15,67 4,07 14,31 7,67 2,03 6,99 8,20 1,50 7,70 6,20 2,40 5,40 9,37 6,10 7,33 17,33 2,07 16,64 64,44 18,17 58,37 391,240

19
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI MERKEZ

 1 18,00 2,00 17,33 9,00 1,00 8,67 8,00 2,00 7,33 5,00 5,00 3,33 8,00 9,00 5,00 17,00 3,00 16,00 65,00 22,00 57,66 390,770

20
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8H 27 14,33 4,93 12,69 7,37 2,15 6,65 8,70 1,19 8,31 6,78 2,63 5,90 9,93 5,37 8,14 16,70 2,67 15,81 63,81 18,94 57,50 385,540

21
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN DOĞA

8A 18 15,17 4,17 13,78 8,06 1,78 7,46 8,44 1,17 8,06 7,06 2,50 6,22 9,39 5,00 7,72 15,67 3,83 14,39 63,79 18,45 57,63 383,970

22
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8E 16 14,06 5,13 12,35 7,88 2,00 7,21 8,13 1,75 7,54 6,63 2,63 5,75 11,75 4,81 10,14 14,81 4,00 13,48 63,26 20,32 56,47 382,220

23
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SEZAİ KARAKOÇ İMAM

8B 20 15,65 4,20 14,25 8,75 1,25 8,34 8,70 1,30 8,27 7,70 1,85 7,08 7,65 5,60 5,78 15,50 3,70 14,27 63,95 17,90 57,99 380,420

24
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

8D 15 14,33 4,80 12,73 8,60 1,20 8,20 8,87 1,00 8,53 5,40 2,73 4,49 9,27 5,80 7,33 16,00 3,00 15,00 62,47 18,53 56,28 379,810

25
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8A 28 14,32 5,39 12,52 8,50 1,36 8,05 8,18 1,61 7,64 5,29 2,18 4,56 9,25 5,21 7,51 16,11 3,57 14,92 61,65 19,32 55,20 377,480

26
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8B 21 14,57 4,90 12,94 8,19 1,62 7,65 8,19 1,76 7,60 6,05 3,62 4,84 10,14 5,62 8,27 15,00 4,33 13,56 62,14 21,85 54,86 376,570



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

27
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

8A 23 13,78 4,04 12,44 7,13 1,22 6,73 8,74 1,17 8,35 6,61 1,78 6,01 9,43 2,96 8,45 14,09 2,09 13,39 59,78 13,26 55,37 376,120

28
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

8E 25 13,56 5,56 11,71 7,68 1,32 7,24 8,52 1,28 8,09 5,28 1,72 4,71 9,64 4,56 8,12 15,44 3,04 14,43 60,12 17,48 54,30 374,230

29
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL TEST TEKNİK ÇAĞI

8A 7 13,43 5,43 11,62 8,57 1,29 8,14 7,57 1,00 7,24 6,00 1,00 5,67 9,86 5,14 8,14 15,29 3,43 14,14 60,72 17,29 54,95 374,100

30
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8H 31 14,58 4,71 13,01 7,94 2,03 7,26 6,97 2,71 6,06 6,65 2,65 5,76 9,61 6,71 7,38 15,61 3,90 14,31 61,36 22,71 53,78 374,030

31
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

8E 14 13,64 5,57 11,79 8,14 1,29 7,72 8,71 1,21 8,31 6,79 2,43 5,98 7,86 5,64 5,98 16,57 2,86 15,62 61,71 19,00 55,40 373,490

32
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

8A 22 13,82 4,55 12,30 8,14 1,41 7,67 8,09 1,14 7,71 6,05 1,64 5,50 8,27 5,55 6,42 15,14 2,95 14,15 59,51 17,24 53,75 369,650

33
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8I 25 13,20 6,04 11,19 7,80 2,12 7,09 7,48 2,44 6,67 6,00 3,40 4,87 10,04 6,76 7,79 16,08 3,72 14,84 60,60 24,48 52,45 369,540

34
ADIYAMAN / BESNİ
ÖZEL BESNİ SİMYA
ORTAOKULU

8A 21 14,05 5,00 12,38 7,86 2,00 7,19 7,90 2,05 7,22 6,00 3,38 4,87 8,52 5,76 6,60 15,33 3,38 14,21 59,66 21,57 52,47 368,310

35
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ATATÜRK ORTAOKULU

8A 10 14,10 4,40 12,63 7,10 2,00 6,43 7,80 1,90 7,17 5,00 3,00 4,00 7,70 5,20 5,97 16,00 3,00 15,00 57,70 19,50 51,20 367,300

36
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8Ğ 1 10,00 7,00 7,67 6,00 3,00 5,00 8,00 2,00 7,33 6,00 4,00 4,67 10,00 4,00 8,67 18,00 2,00 17,33 58,00 22,00 50,67 365,760

37
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
POLİS AMCA İMAM

8E 15 14,20 5,47 12,38 7,87 1,80 7,27 7,67 1,73 7,09 4,60 2,00 3,93 9,33 6,20 7,27 14,20 4,00 12,87 57,87 21,20 50,81 364,050

38
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

8A 16 14,19 5,25 12,44 7,69 2,13 6,98 7,50 2,31 6,73 5,63 2,31 4,85 8,75 4,63 7,21 14,31 4,69 12,75 58,07 21,32 50,96 363,810

39
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI MERKEZ

8A 17 13,88 4,76 12,29 7,71 1,94 7,06 7,00 2,71 6,10 5,24 2,06 4,55 8,53 5,47 6,71 14,71 3,71 13,47 57,07 20,65 50,18 362,490



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (27) 8E (28) 8A (29) 8H (30) 8E (31) 8A (32) 8I (33) 8A (34) 8A (35) 8Ğ (36) 8E (37) 8A (38) 8A (39)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

40
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

8F 13 14,15 5,08 12,46 8,23 1,23 7,82 8,69 1,15 8,31 5,92 1,62 5,38 5,85 4,54 4,33 15,31 4,00 13,97 58,15 17,62 52,27 361,930

41
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT ÜMİT ÖZET

8C 11 14,27 5,45 12,45 7,18 2,36 6,39 7,36 2,18 6,64 4,73 2,91 3,76 8,82 7,00 6,48 15,09 4,36 13,64 57,45 24,26 49,36 361,660

42
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI MERKEZ

8B 13 13,31 5,46 11,49 6,62 2,31 5,85 7,85 1,85 7,23 7,15 1,69 6,59 8,15 3,92 6,85 14,31 3,85 13,03 57,39 19,08 51,04 360,960

43
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

8C 24 13,67 5,92 11,69 8,08 1,83 7,47 8,17 1,83 7,56 7,21 2,42 6,40 7,42 8,67 4,53 15,63 3,71 14,39 60,18 24,38 52,04 360,660

44
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8E 28 12,79 6,04 10,77 7,14 2,57 6,29 8,04 1,79 7,44 6,61 2,82 5,67 9,25 5,96 7,26 14,54 3,79 13,27 58,37 22,97 50,70 360,390

45
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8I 30 13,47 5,67 11,58 7,23 1,90 6,60 6,83 2,80 5,90 5,30 3,47 4,14 8,67 5,23 6,92 15,03 3,60 13,83 56,53 22,67 48,97 360,050

46
ADIYAMAN / BESNİ
BESNİ İMAM HATİP
ORTAOKULU

8A 16 13,69 4,50 12,19 7,50 1,69 6,94 8,19 1,44 7,71 6,44 2,63 5,56 6,31 6,25 4,23 15,63 3,50 14,46 57,76 20,01 51,09 359,960

47
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8A 24 13,38 5,42 11,57 6,42 2,42 5,61 7,58 2,04 6,90 5,83 3,25 4,75 8,33 4,33 6,89 14,92 4,08 13,55 56,46 21,54 49,27 359,900

48
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

8B 15 13,07 5,67 11,18 7,47 1,93 6,82 8,87 1,13 8,49 5,60 2,60 4,73 8,13 5,47 6,31 14,07 4,13 12,69 57,21 20,93 50,22 357,160

49
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLKENT ORTAOKULU

8B 15 12,60 6,60 10,40 7,60 2,27 6,84 7,87 2,00 7,20 5,67 2,87 4,71 8,40 5,93 6,42 15,20 4,07 13,84 57,34 23,74 49,41 356,580

50 ADIYAMAN / BESNİ
İZOLLU ORTAOKULU 8B 11 13,00 4,82 11,39 6,82 2,09 6,12 7,09 2,36 6,30 4,64 3,45 3,48 7,27 6,27 5,18 15,55 2,45 14,73 54,37 21,44 47,20 354,510

51
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8A 10 14,70 4,90 13,06 6,20 3,80 4,93 7,20 2,60 6,34 5,90 2,60 5,03 7,30 5,30 5,53 13,60 4,10 12,23 54,90 23,30 47,12 353,400

52
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8D 30 12,33 5,83 10,39 7,77 1,57 7,25 7,33 2,23 6,59 5,83 2,47 5,01 8,40 4,80 6,80 13,93 4,03 12,59 55,59 20,93 48,63 352,910



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8F (40) 8C (41) 8B (42) 8C (43) 8E (44) 8I (45) 8A (46) 8A (47) 8B (48) 8B (49) 8B (50) 8A (51) 8D (52)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

53
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8F 34 12,71 5,94 10,73 6,94 2,62 6,07 6,97 2,29 6,21 6,94 2,59 6,08 8,74 6,38 6,61 13,74 4,62 12,20 56,04 24,44 47,90 350,860

54
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8B 27 13,37 5,85 11,42 8,07 1,59 7,54 7,00 2,70 6,10 5,33 2,30 4,57 6,33 5,22 4,59 14,70 4,63 13,16 54,80 22,29 47,38 349,260

55
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8D 22 13,59 5,95 11,61 7,32 2,23 6,58 7,50 2,41 6,70 6,95 2,95 5,97 6,14 5,82 4,20 14,41 4,32 12,97 55,91 23,68 48,03 349,240

56
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8B 19 12,68 5,89 10,72 7,16 2,21 6,42 6,95 2,63 6,07 5,42 2,74 4,51 8,42 4,74 6,84 13,74 5,05 12,05 54,37 23,26 46,61 349,200

57
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8F 30 11,90 6,00 9,90 6,03 3,60 4,83 6,17 3,20 5,10 6,10 2,77 5,18 9,43 5,73 7,52 14,40 4,07 13,04 54,03 25,37 45,57 349,150

58
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN EGEBİL

8A 7 14,29 4,86 12,67 7,71 1,86 7,10 7,86 2,00 7,19 8,29 1,71 7,71 5,00 7,00 2,66 14,00 5,14 12,28 57,15 22,57 49,61 348,950

59
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8B 22 13,95 5,32 12,18 7,14 2,14 6,42 7,91 2,09 7,21 5,82 2,64 4,94 7,68 7,41 5,21 13,18 5,32 11,41 55,68 24,92 47,37 348,790

60
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

 3 10,67 9,00 7,67 7,33 2,67 6,44 7,33 2,67 6,44 7,33 1,67 6,78 8,33 5,33 6,56 15,67 3,67 14,44 56,66 25,01 48,33 348,750

61
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİLLİ İRADE

8B 20 13,20 6,05 11,18 6,85 3,10 5,82 7,15 2,45 6,33 6,45 3,15 5,40 9,00 7,55 6,48 13,35 5,25 11,60 56,00 27,55 46,81 348,660

62
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLBAŞI HARMANLI

8A 10 13,30 5,30 11,53 7,30 2,10 6,60 6,80 2,50 5,97 4,20 1,60 3,67 6,20 4,60 4,67 14,60 3,10 13,57 52,40 19,20 46,01 348,570

63
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI MERKEZ

8C 17 13,47 4,88 11,84 7,53 2,06 6,84 7,59 1,76 7,00 5,06 2,76 4,14 6,47 4,35 5,02 13,18 3,59 11,98 53,30 19,40 46,82 347,940

64
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLKENT ORTAOKULU

8C 10 11,80 5,90 9,83 6,70 2,50 5,87 6,80 2,50 5,97 5,40 1,80 4,80 8,10 4,90 6,47 14,30 3,30 13,20 53,10 20,90 46,14 347,810

65
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8D 22 13,32 4,73 11,74 6,91 2,05 6,23 7,68 1,59 7,15 5,73 2,14 5,02 7,18 5,50 5,35 12,77 4,23 11,36 53,59 20,24 46,85 346,950



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8F (53) 8B (54) 8D (55) 8B (56) 8F (57) 8A (58) 8B (59)   (60) 8B (61) 8A (62) 8C (63) 8C (64) 8D (65)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

66
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

8D 14 15,00 4,50 13,50 4,79 1,79 4,19 8,14 1,57 7,62 5,79 2,00 5,12 7,36 2,86 6,40 10,29 4,21 8,88 51,37 16,93 45,71 346,500

67
ADIYAMAN / BESNİ
FATİH SULTAN MEHMET
ORTAOKULU

8B 9 14,11 4,00 12,78 7,00 2,00 6,33 7,44 1,78 6,85 3,89 1,78 3,30 5,89 4,00 4,55 12,44 3,33 11,33 50,77 16,89 45,14 344,970

68
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI SİMYA

8A 10 12,60 5,00 10,93 7,00 2,40 6,20 7,70 1,10 7,33 4,40 2,40 3,60 7,10 6,80 4,83 13,80 3,30 12,70 52,60 21,00 45,59 344,920

69
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8A 21 12,95 5,86 11,00 6,05 3,67 4,82 6,38 2,57 5,52 5,38 3,24 4,30 8,05 7,05 5,70 13,95 4,24 12,54 52,76 26,63 43,88 343,560

70
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8E 13 12,69 5,31 10,92 6,62 2,69 5,72 7,69 1,85 7,08 3,92 3,08 2,90 6,00 6,00 4,00 14,85 3,23 13,77 51,77 22,16 44,39 343,400

71
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8F 14 12,93 6,00 10,93 7,43 2,50 6,60 6,64 2,64 5,76 5,36 3,36 4,24 6,71 5,21 4,98 13,86 4,86 12,24 52,93 24,57 44,75 342,240

72
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

8A 23 11,43 5,74 9,52 6,22 1,91 5,58 8,22 1,48 7,73 5,09 2,48 4,26 6,65 5,22 4,91 14,39 3,39 13,26 52,00 20,22 45,26 342,150

73
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLKENT ORTAOKULU

8A 19 12,11 6,79 9,84 7,21 2,37 6,42 6,32 3,37 5,19 4,74 1,89 4,11 7,32 3,37 6,19 14,00 4,63 12,46 51,70 22,42 44,21 342,020

74
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

8A 25 12,76 6,68 10,53 6,76 2,88 5,80 6,40 3,20 5,33 4,92 3,04 3,91 7,00 6,00 5,00 14,64 4,72 13,07 52,48 26,52 43,64 341,400

75 ADIYAMAN / KAHTA
GAZİ ORTAOKULU 8B 24 13,00 5,29 11,24 5,75 2,63 4,87 7,04 1,96 6,39 5,29 2,46 4,47 7,33 6,75 5,08 13,21 4,46 11,72 51,62 23,55 43,77 340,580

76
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
POLİS AMCA İMAM

8D 21 12,38 6,29 10,29 7,81 1,76 7,22 7,95 1,86 7,33 4,62 3,43 3,48 7,52 5,90 5,56 12,57 4,67 11,01 52,85 23,91 44,89 339,740

77
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

8C 15 12,87 4,53 11,36 6,13 1,47 5,64 7,93 1,80 7,33 6,60 1,80 6,00 4,87 3,40 3,73 12,27 2,47 11,44 50,67 15,47 45,50 339,590

78
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

8C 17 12,41 5,53 10,57 5,94 2,12 5,24 6,76 2,18 6,04 4,24 1,65 3,69 5,65 3,29 4,55 13,88 2,88 12,92 48,88 17,65 43,01 339,110



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8D (66) 8B (67) 8A (68) 8A (69) 8E (70) 8F (71) 8A (72) 8A (73) 8A (74) 8B (75) 8D (76) 8C (77) 8C (78)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

79
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8 1 13,00 3,00 12,00 9,00 1,00 8,67 5,00 5,00 3,33 6,00 3,00 5,00 14,00 6,00 12,00 47,00 18,00 41,00 338,450

80
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

8F 29 11,76 5,97 9,77 6,72 2,24 5,98 7,38 2,14 6,67 3,62 2,55 2,77 6,76 4,10 5,39 13,76 3,86 12,47 50,00 20,86 43,05 338,400

81 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU 8B 17 11,82 7,41 9,35 6,65 3,18 5,59 7,00 2,94 6,02 7,41 1,94 6,77 4,12 6,00 2,12 16,29 3,18 15,24 53,29 24,65 45,09 338,220

82
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TOKİ

8A 18 11,22 6,83 8,94 7,44 2,11 6,74 7,17 2,17 6,44 5,28 1,89 4,65 7,78 5,72 5,87 13,44 4,61 11,91 52,33 23,33 44,55 338,200

83
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

8B 22 12,09 6,82 9,82 7,64 2,14 6,92 7,73 1,95 7,08 6,36 2,14 5,65 6,05 5,55 4,20 13,27 4,14 11,89 53,14 22,74 45,56 337,850

84 ADIYAMAN / KAHTA
BELENLI ORTAOKULU  1 12,00 7,00 9,67 9,00 1,00 8,67 7,00 3,00 6,00 4,00 3,00 3,00 5,00 1,00 4,67 14,00 5,00 12,33 51,00 20,00 44,34 337,850

85
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8C 19 13,05 6,05 11,03 7,47 2,16 6,76 8,26 1,68 7,70 6,21 2,47 5,39 4,89 6,05 2,88 13,53 5,21 11,79 53,41 23,62 45,55 337,600

86
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
100.YIL ORTAOKULU

 1 15,00 3,00 14,00 8,00 2,00 7,33 6,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 15,00 4,00 13,67 46,00 12,00 42,00 337,120

87
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

8D 33 12,21 6,73 9,97 7,55 2,21 6,81 7,55 1,97 6,89 4,88 2,79 3,95 5,79 6,12 3,75 14,00 4,21 12,60 51,98 24,03 43,97 336,380

88
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8E 37 12,51 7,00 10,18 7,95 2,03 7,27 7,57 2,41 6,77 6,11 3,70 4,87 5,54 5,68 3,65 13,73 5,51 11,89 53,41 26,33 44,63 335,890

89
ADIYAMAN / BESNİ
ÖZEL BESNİ SİMYA
ORTAOKULU

 2 14,00 5,50 12,16 7,50 2,50 6,66 8,50 1,50 8,00 2,50 6,00 0,50 6,00 5,00 4,34 12,50 6,50 10,34 51,00 27,00 42,00 335,760

90
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

8C 13 13,00 5,85 11,05 7,15 2,23 6,41 8,23 1,62 7,69 3,54 2,08 2,85 6,38 5,85 4,44 12,15 4,46 10,67 50,45 22,09 43,11 335,250

91
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

8B 21 12,52 4,81 10,92 6,29 1,90 5,65 8,00 1,71 7,43 7,19 2,24 6,44 5,67 3,29 4,57 10,67 3,00 9,67 50,34 16,95 44,68 334,790



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8 (79) 8F (80) 8B (81) 8A (82) 8B (83)   (84) 8C (85)   (86) 8D (87) 8E (88)   (89) 8C (90) 8B (91)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

92
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8G 21 12,14 6,86 9,86 7,00 2,62 6,13 7,00 2,38 6,21 4,48 3,67 3,26 6,57 6,67 4,35 14,10 4,71 12,52 51,29 26,91 42,33 334,670

93 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU  1 13,00 7,00 10,67 5,00 5,00 3,33 5,00 5,00 3,33 7,00 3,00 6,00 4,00 12,00 0,00 18,00 2,00 17,33 52,00 34,00 40,66 333,580

94
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
SAVRAN ORTAOKULU

8A 6 12,00 6,17 9,94 6,50 1,17 6,11 6,83 2,17 6,11 4,33 2,67 3,45 6,50 3,33 5,39 12,67 5,17 10,94 48,83 20,68 41,94 333,040

95
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUNUS EMRE

8C 19 11,89 6,05 9,88 8,58 0,95 8,26 5,89 3,63 4,68 6,79 2,79 5,86 6,21 6,11 4,18 12,47 4,47 10,98 51,83 24,00 43,84 332,250

96
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

8A 18 10,44 6,44 8,30 7,28 2,28 6,52 8,22 1,56 7,70 4,78 2,94 3,80 5,67 6,72 3,43 14,56 3,28 13,46 50,95 23,22 43,21 332,150

97
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
DOYRAN ORTAOKULU

8A 11 8,91 6,45 6,76 4,36 2,82 3,42 6,09 2,64 5,21 3,09 2,45 2,27 11,73 4,45 10,24 12,73 5,18 11,00 46,91 23,99 38,90 332,110

98 ADIYAMAN / BESNİ
ÇOMAK ORTAOKULU 8B 11 12,64 6,00 10,64 7,27 1,36 6,82 7,45 2,18 6,73 7,45 2,36 6,67 4,27 4,45 2,79 12,55 5,18 10,82 51,63 21,53 44,47 331,670

99
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8E 24 12,08 5,83 10,14 6,92 1,92 6,28 6,54 2,46 5,72 3,79 2,88 2,83 7,17 5,63 5,29 12,29 4,88 10,67 48,79 23,60 40,93 330,940

100
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8C 32 11,91 6,41 9,77 6,81 2,78 5,89 6,78 2,69 5,89 5,06 4,16 3,68 8,16 6,19 6,09 11,78 6,06 9,76 50,50 28,29 41,08 329,940

101
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ATATÜRK ORTAOKULU

8B 10 11,00 6,00 9,00 6,30 2,50 5,47 7,00 1,80 6,40 3,60 3,00 2,60 4,90 4,70 3,33 14,80 3,20 13,73 47,60 21,20 40,53 329,900

102
ADIYAMAN / BESNİ
BESNİ İMAM HATİP
ORTAOKULU

8B 13 11,54 6,77 9,28 6,85 2,92 5,87 6,15 3,31 5,05 2,62 2,00 1,95 5,62 5,77 3,69 14,92 4,08 13,56 47,70 24,85 39,40 329,080

103
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8C 15 12,27 4,80 10,67 6,53 2,53 5,69 6,67 1,80 6,07 4,80 2,60 3,93 5,40 5,60 3,53 12,67 4,67 11,11 48,34 22,00 41,00 328,920

104
ADIYAMAN / TUT
YAYLIMLI ABUZER
YILDIRIM ORTAOKULU

8A 10 12,10 6,40 9,97 7,40 2,20 6,67 8,00 1,60 7,47 4,20 2,20 3,47 3,80 3,40 2,67 13,40 4,60 11,87 48,90 20,40 42,12 328,890



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8G (92)   (93) 8A (94) 8C (95) 8A (96) 8A (97) 8B (98) 8E (99) 8C (100) 8B (101) 8B (102) 8C (103) 8A (104)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

105
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8F 21 12,76 6,00 10,76 6,48 2,57 5,62 7,76 2,24 7,02 3,00 2,95 2,02 5,95 7,05 3,60 13,00 5,43 11,19 48,95 26,24 40,21 328,760

106
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

8B 31 10,61 7,32 8,17 6,61 2,87 5,66 7,23 2,45 6,41 3,90 1,84 3,29 4,94 4,45 3,45 15,03 4,23 13,62 48,32 23,16 40,60 327,720

107
ADIYAMAN / BESNİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ORTAOKULU

8B 8 10,75 5,25 9,00 6,25 2,25 5,50 6,75 2,50 5,92 3,50 0,88 3,21 4,88 3,25 3,79 14,13 4,25 12,71 46,26 18,38 40,13 327,670

108
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT YUNUS GÜL

8D 21 10,62 6,33 8,51 6,00 2,76 5,08 5,00 4,14 3,62 4,05 3,67 2,83 8,76 6,52 6,59 12,90 3,62 11,70 47,33 27,04 38,33 327,620

109
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

8C 19 10,21 6,58 8,02 8,05 1,37 7,60 6,89 1,79 6,30 4,05 3,05 3,03 6,68 4,21 5,28 12,37 3,47 11,21 48,25 20,47 41,44 327,500

110
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

8E 18 11,67 7,06 9,32 8,06 1,67 7,50 7,72 2,00 7,06 4,78 3,83 3,50 3,94 4,00 2,61 13,67 4,89 12,04 49,84 23,45 42,03 327,180

111
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

8D 25 12,12 5,60 10,25 7,08 1,80 6,48 7,76 2,00 7,09 4,88 1,76 4,29 4,28 2,72 3,37 11,52 3,60 10,32 47,64 17,48 41,80 326,990

112
ADIYAMAN / BESNİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ORTAOKULU

8A 10 10,90 6,50 8,73 7,50 2,00 6,83 7,70 2,20 6,97 4,00 2,60 3,13 3,90 2,40 3,10 14,00 4,50 12,50 48,00 20,20 41,26 326,810

113
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT ÜMİT ÖZET

8B 16 12,44 6,31 10,33 5,69 3,31 4,58 6,38 2,25 5,63 4,38 4,06 3,02 5,06 6,50 2,90 14,13 4,63 12,58 48,08 27,06 39,04 326,780

114 ADIYAMAN / BESNİ
SARIKAYA ORTAOKULU 8A 6 11,17 5,17 9,44 6,00 1,33 5,56 7,17 2,33 6,39 2,83 1,67 2,28 4,67 4,67 3,11 13,67 2,67 12,78 45,51 17,84 39,56 326,580

115
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

8A 17 12,24 6,71 10,00 6,76 3,06 5,75 8,00 1,82 7,39 4,94 4,18 3,55 6,41 7,88 3,79 12,47 6,18 10,41 50,82 29,83 40,89 326,240

116
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT ABDURRAHMAN

8B 12 11,00 7,33 8,56 5,92 2,83 4,97 6,83 2,92 5,86 2,42 3,33 1,31 7,08 4,50 5,58 13,50 5,33 11,72 46,75 26,24 38,00 325,440

117 ADIYAMAN / BESNİ
İZOLLU ORTAOKULU 8A 11 9,91 5,82 7,97 5,00 2,82 4,06 6,18 2,45 5,36 2,64 2,45 1,82 6,45 5,73 4,55 14,55 2,27 13,79 44,73 21,54 37,55 325,320



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8F (105) 8B (106) 8B (107) 8D (108) 8C (109) 8E (110) 8D (111) 8A (112) 8B (113) 8A (114) 8A (115) 8B (116) 8A (117)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

118
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT MUSA VURUŞKAN

8B 12 13,00 5,92 11,03 6,25 2,75 5,33 7,17 1,83 6,56 3,08 3,42 1,95 6,92 4,17 5,53 10,25 5,42 8,44 46,67 23,51 38,84 325,310

119
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT FAZIL GÜRS İMAM

8B 12 12,25 5,08 10,56 5,58 2,67 4,70 8,58 1,25 8,17 4,00 2,42 3,20 3,42 4,17 2,03 13,00 4,33 11,56 46,83 19,92 40,22 325,090

120
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

8B 17 10,71 5,59 8,84 6,41 1,59 5,88 7,24 2,00 6,57 4,35 2,71 3,45 5,35 3,00 4,35 12,35 4,29 10,92 46,41 19,18 40,01 324,250

121
ADIYAMAN / KAHTA
KÖRGÜDEN
ORTAOKULU

8B 7 11,29 6,14 9,24 4,00 4,29 2,57 6,86 2,00 6,19 1,14 2,29 0,38 4,71 4,00 3,38 15,43 4,00 14,10 43,43 22,72 35,86 324,070

122 ADIYAMAN / KAHTA
GAZİ ORTAOKULU 8D 17 11,35 6,53 9,18 6,82 2,94 5,84 8,00 1,94 7,35 4,94 2,76 4,02 4,59 5,29 2,82 13,00 4,47 11,51 48,70 23,93 40,72 323,900

123
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

 3 14,00 4,67 12,44 6,33 2,67 5,44 5,67 4,33 4,22 4,33 1,67 3,78 6,33 0,33 6,22 6,33 0,33 6,22 42,99 14,00 38,32 323,770

124
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

8C 35 11,17 6,80 8,90 6,40 2,69 5,50 6,34 2,97 5,35 3,03 0,74 2,78 5,40 3,66 4,18 13,23 4,26 11,81 45,57 21,12 38,52 323,500

125
ADIYAMAN / BESNİ
FATİH SULTAN MEHMET
ORTAOKULU

8A 9 13,22 5,56 11,37 6,56 2,11 5,85 7,89 1,56 7,37 4,33 2,56 3,48 4,11 3,33 3,00 10,67 4,89 9,04 46,78 20,01 40,11 323,220

126
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BALKAR ŞEHİT FUAT

8A 10 11,40 5,90 9,43 7,60 2,10 6,90 8,30 1,40 7,83 3,40 2,00 2,73 3,80 2,80 2,87 12,20 4,50 10,70 46,70 18,70 40,46 322,590

127
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT FAZIL GÜRS İMAM

8A 15 10,80 6,60 8,60 6,93 2,20 6,20 8,40 1,53 7,89 3,67 1,93 3,02 4,00 4,73 2,42 13,33 3,67 12,11 47,13 20,66 40,24 322,280

128
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8E 21 12,52 6,86 10,24 6,52 3,24 5,44 6,62 2,48 5,79 3,10 2,81 2,16 5,43 6,10 3,40 13,00 6,33 10,89 47,19 27,82 37,92 321,960

129 ADIYAMAN / BESNİ
YOLDÜZÜ ORTAOKULU 8A 18 11,83 6,61 9,63 7,72 1,61 7,19 7,39 2,06 6,70 3,17 3,44 2,02 1,50 3,56 0,31 14,89 3,78 13,63 46,50 21,06 39,48 321,930

130
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİMAR SİNAN

8A 17 10,29 6,71 8,06 6,35 2,35 5,57 6,29 2,88 5,33 4,41 2,53 3,57 9,12 3,76 7,86 10,12 5,71 8,22 46,58 23,94 38,61 321,910



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (118) 8B (119) 8B (120) 8B (121) 8D (122)   (123) 8C (124) 8A (125) 8A (126) 8A (127) 8E (128) 8A (129) 8A (130)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

131
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

8A 17 11,71 6,29 9,61 7,06 2,29 6,29 7,88 1,94 7,24 5,29 3,47 4,14 4,00 7,88 1,37 13,24 4,24 11,82 49,18 26,11 40,47 321,600

132
ADIYAMAN / KAHTA
ÖZEL KAHTA UĞUR
ORTAOKULU

8A 10 10,70 7,00 8,37 5,40 4,00 4,07 7,40 2,40 6,60 3,00 2,20 2,27 8,80 3,80 7,53 10,50 5,70 8,60 45,80 25,10 37,44 321,380

133
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8D 21 11,14 7,67 8,59 7,57 1,86 6,95 6,67 2,76 5,75 5,52 2,52 4,68 5,76 6,52 3,59 12,71 5,90 10,75 49,37 27,23 40,31 321,230

134
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8A 23 11,30 6,78 9,04 6,57 2,13 5,86 8,00 1,87 7,38 2,61 3,43 1,46 5,61 5,70 3,71 12,70 5,30 10,93 46,79 25,21 38,38 320,900

135
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİREY

8B 17 12,88 5,94 10,90 7,47 2,12 6,76 7,00 2,76 6,08 5,41 3,71 4,18 4,12 7,41 1,65 12,18 5,82 10,24 49,06 27,76 39,81 320,490

136
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU ORTAOKULU

8A 23 11,65 6,57 9,46 8,00 1,65 7,45 7,22 2,22 6,48 2,43 1,78 1,84 2,13 3,39 1,00 13,96 3,96 12,64 45,39 19,57 38,87 319,770

137 ADIYAMAN / KAHTA
GAZİ ORTAOKULU 8C 24 11,67 6,08 9,64 5,83 2,88 4,87 6,79 2,71 5,89 5,42 2,79 4,49 5,46 4,42 3,99 11,63 6,08 9,60 46,80 24,96 38,48 319,280

138
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

8B 20 11,25 7,45 8,77 6,65 2,35 5,87 7,50 2,30 6,73 4,50 3,25 3,42 5,45 4,80 3,85 12,30 6,70 10,07 47,65 26,85 38,71 318,480

139
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT ÜMİT ÖZET

8A 9 12,67 4,33 11,22 4,22 3,11 3,18 5,22 2,67 4,34 4,11 0,78 3,85 4,78 6,56 2,59 12,11 4,11 10,74 43,11 21,56 35,92 318,230

140 ADIYAMAN / KAHTA
İNCELER ORTA OKULU 8C 11 11,36 7,91 8,73 4,45 4,55 2,94 4,64 4,36 3,18 2,00 2,55 1,15 8,18 2,45 7,36 11,36 4,18 9,97 41,99 26,00 33,33 317,830

141
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8A 24 11,04 7,83 8,43 6,58 3,13 5,54 6,79 2,96 5,81 4,83 3,21 3,76 6,00 6,71 3,76 12,58 5,54 10,74 47,82 29,38 38,04 317,640

142 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8F 23 11,48 5,26 9,72 6,26 1,70 5,70 6,87 2,35 6,09 4,04 1,61 3,51 3,61 1,96 2,96 11,39 3,91 10,09 43,65 16,79 38,07 317,550

143
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN İMAM HATİP

8 1 15,00 4,00 13,67 6,00 4,00 4,67 6,00 4,00 4,67 2,00 1,00 1,67 3,00 5,00 1,33 11,00 6,00 9,00 43,00 24,00 35,01 316,120



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (131) 8A (132) 8D (133) 8A (134) 8B (135) 8A (136) 8C (137) 8B (138) 8A (139) 8C (140) 8A (141) 8F (142) 8 (143)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

144
ADIYAMAN / BESNİ
SARIYAPRAK
ORTAOKULU

8A 14 10,43 6,93 8,12 7,50 2,36 6,72 7,07 2,57 6,21 2,14 4,50 0,64 7,57 6,64 5,36 11,50 5,93 9,52 46,21 28,93 36,57 316,080

145 ADIYAMAN / BESNİ
SARIKAYA ORTAOKULU 8B 13 11,38 5,15 9,67 7,54 2,15 6,82 8,08 1,69 7,51 2,92 1,92 2,28 2,54 4,00 1,21 12,62 5,08 10,92 45,08 19,99 38,41 316,030

146
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT YUNUS GÜL

8A 28 11,32 7,57 8,80 6,43 3,21 5,36 6,96 2,57 6,11 5,39 3,75 4,14 6,64 8,68 3,75 11,68 6,18 9,62 48,42 31,96 37,78 315,400

147
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

8C 16 10,38 6,88 8,08 7,00 2,38 6,21 8,00 1,63 7,46 3,50 1,94 2,85 2,38 4,50 0,88 14,25 4,69 12,69 45,51 22,02 38,17 314,770

148 ADIYAMAN / KAHTA
GÖÇERİ ORTAOKULU 8B 22 10,41 6,05 8,39 6,73 2,09 6,03 8,27 1,59 7,74 2,05 1,86 1,43 4,41 4,86 2,79 12,23 4,23 10,82 44,10 20,68 37,20 314,630

149
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

8E 15 11,27 7,27 8,84 5,53 3,33 4,42 5,53 3,53 4,36 3,47 3,73 2,22 7,73 7,20 5,33 11,53 5,73 9,62 45,06 30,79 34,79 314,580

150
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8B 28 11,50 6,25 9,42 6,36 2,79 5,43 6,61 2,46 5,79 5,75 2,61 4,88 5,71 5,64 3,83 10,11 4,75 8,52 46,04 24,50 37,87 314,550

151
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

8G 16 11,31 6,38 9,19 3,38 2,00 2,71 8,44 1,50 7,94 1,75 3,25 0,67 3,31 3,50 2,15 13,25 3,50 12,08 41,44 20,13 34,74 314,270

152
ADIYAMAN / KAHTA
ÖZEL KAHTA UĞUR
ORTAOKULU

 1 11,00 7,00 8,67 8,00 2,00 7,33 7,00 3,00 6,00 10,00 4,00 8,67 8,00 9,00 5,00 44,00 25,00 35,67 313,520

153
ADIYAMAN / TUT
YAYLIMLI ABUZER
YILDIRIM ORTAOKULU

 2 11,50 7,50 9,00 9,00 1,00 8,66 8,00 2,00 7,33 0,50 1,50 0,00 2,50 2,00 1,84 12,50 6,00 10,50 44,00 20,00 37,33 313,350

154 ADIYAMAN / KAHTA
GİRNE ORTAOKULU 8B 25 10,00 6,08 7,97 5,88 2,60 5,01 6,04 2,88 5,08 4,36 1,64 3,81 4,40 6,20 2,33 13,24 3,36 12,12 43,92 22,76 36,32 313,090

155 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8A 27 10,78 7,70 8,21 6,56 2,48 5,73 6,44 3,07 5,42 3,85 3,44 2,70 5,26 4,81 3,65 12,19 5,41 10,38 45,08 26,91 36,09 312,730

156
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

8B 13 11,23 4,54 9,72 4,08 2,54 3,23 6,69 2,31 5,92 4,46 1,46 3,97 3,54 4,08 2,18 12,00 4,31 10,56 42,00 19,24 35,58 312,490



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

157
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ABDURRAHMAN
ERASLAN ORTAOKULU

8B 11 11,00 7,00 8,67 5,91 2,09 5,21 6,09 2,73 5,18 4,18 2,18 3,45 5,09 5,00 3,42 12,00 5,64 10,12 44,27 24,64 36,05 312,480

158
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YARMAKAYA

8B 9 11,67 7,22 9,26 6,44 2,67 5,56 6,56 3,00 5,56 4,56 3,89 3,26 3,89 7,89 1,26 13,22 5,56 11,37 46,34 30,23 36,27 311,990

159
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8G 14 10,21 8,29 7,45 6,43 2,79 5,50 6,29 3,21 5,21 4,21 3,29 3,12 5,36 5,79 3,43 12,93 5,79 11,00 45,43 29,16 35,71 310,880

160
ADIYAMAN / BESNİ
ÇETİNKAYA-BİRAN
ŞENDİL ORTAOKULU

8A 15 10,73 6,00 8,73 5,27 1,73 4,69 7,60 1,27 7,18 2,00 2,27 1,24 2,67 3,73 1,42 12,87 3,60 11,67 41,14 18,60 34,93 310,220

161
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ATAK ORTAOKULU

8A 24 10,92 7,13 8,54 5,50 3,33 4,39 7,17 2,71 6,26 4,42 2,71 3,51 6,13 6,92 3,82 10,96 6,04 8,95 45,10 28,84 35,47 309,540

162
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

8E 37 10,62 7,03 8,28 5,86 2,76 4,95 6,27 3,00 5,27 2,27 1,46 1,78 5,70 4,76 4,12 11,43 5,30 9,67 42,15 24,31 34,07 309,080

163
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

8D 12 13,25 6,08 11,22 6,00 3,42 4,86 5,33 3,58 4,14 2,33 3,17 1,28 5,83 5,08 4,14 9,75 7,42 7,28 42,49 28,75 32,92 309,050

164
ADIYAMAN / KAHTA
ATATÜRK İMAM HATİP
ORTAOKULU

8A 19 12,11 3,89 10,81 3,89 1,68 3,33 7,74 1,47 7,25 2,16 0,95 1,84 4,05 1,84 3,44 8,32 3,05 7,30 38,27 12,88 33,97 308,570

165 ADIYAMAN / KAHTA
AKINCILAR ORTAOKULU 8B 19 10,53 6,32 8,42 5,63 2,26 4,88 7,74 2,05 7,05 2,47 3,26 1,39 4,26 5,00 2,60 11,79 4,47 10,30 42,42 23,36 34,64 308,500

166
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOKİ AKŞEMSEDDİN

8A 27 11,56 5,81 9,62 6,37 2,67 5,48 6,93 2,19 6,20 1,67 2,11 0,96 4,56 3,96 3,24 10,22 4,74 8,64 41,31 21,48 34,14 308,320

167
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT AHMET DEMİR

8A 20 10,70 6,60 8,50 5,10 2,65 4,22 6,95 2,10 6,25 5,45 2,10 4,75 3,80 4,40 2,33 11,45 5,20 9,72 43,45 23,05 35,77 307,780

168
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN ORTAOKULU

8B 16 10,63 6,63 8,42 6,94 2,56 6,08 6,94 2,56 6,08 1,69 2,88 0,73 3,75 4,63 2,21 12,38 4,94 10,73 42,33 24,20 34,25 307,780

169 ADIYAMAN / KAHTA
KARADUT ORTAOKULU 8A 9 11,11 7,44 8,63 6,89 2,78 5,96 7,56 2,11 6,85 3,22 2,56 2,37 3,33 4,00 2,00 11,56 5,56 9,70 43,67 24,45 35,51 307,330



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (157) 8B (158) 8G (159) 8A (160) 8A (161) 8E (162) 8D (163) 8A (164) 8B (165) 8A (166) 8A (167) 8B (168) 8A (169)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
8B (157) 8B (158) 8G (159) 8A (160) 8A (161) 8E (162) 8D (163) 8A (164) 8B (165) 8A (166) 8A (167) 8B (168) 8A (169)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

170
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

8B 19 9,68 7,89 7,05 4,58 3,05 3,56 6,79 2,21 6,05 3,84 3,58 2,65 6,21 5,95 4,23 11,84 4,79 10,25 42,94 27,47 33,79 307,090

171
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

8H 14 12,21 6,36 10,09 4,36 2,36 3,57 5,50 2,50 4,67 3,79 2,64 2,90 4,14 4,07 2,79 10,14 3,36 9,02 40,14 21,29 33,04 306,920

172
ADIYAMAN / KAHTA
KÖRGÜDEN
ORTAOKULU

 1 10,00 8,00 7,33 2,00 1,00 1,67 9,00 1,00 8,67 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 15,00 5,00 13,33 38,00 15,00 33,00 306,650

173
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

8A 13 10,15 6,31 8,05 5,69 2,92 4,72 6,38 2,46 5,56 1,54 2,08 0,85 3,77 3,69 2,54 12,69 4,38 11,23 40,22 21,84 32,95 306,590

174
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT MİKDAT SÜMER

8B 11 12,36 6,09 10,33 6,45 2,64 5,58 7,55 1,82 6,94 2,27 3,36 1,15 3,27 4,64 1,73 10,73 6,55 8,55 42,63 25,10 34,28 306,480

175
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8C 24 10,96 6,96 8,64 6,00 2,79 5,07 6,25 3,17 5,20 3,75 3,13 2,71 4,29 5,54 2,44 11,79 5,38 10,00 43,04 26,97 34,06 306,360

176
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYUCAK BUCAĞI

8A 9 11,11 6,00 9,11 5,78 2,78 4,85 7,67 1,56 7,15 0,89 2,00 0,22 3,67 4,67 2,11 11,44 4,67 9,89 40,56 21,68 33,33 306,130

177
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

8B 20 11,70 6,75 9,45 5,85 3,20 4,78 6,15 3,55 4,97 3,70 3,50 2,53 5,40 6,05 3,38 10,45 6,15 8,40 43,25 29,20 33,51 306,100

178 ADIYAMAN / BESNİ
KUTLUCA ORTAOKULU 8 1 12,00 3,00 11,00 9,00 0,00 9,00 7,00 2,00 6,33 3,00 3,00 2,00 2,00 5,00 0,33 9,00 4,00 7,67 42,00 17,00 36,33 305,640

179
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

8C 18 10,17 8,17 7,44 5,28 4,06 3,93 7,61 2,17 6,89 3,50 3,00 2,50 4,61 4,67 3,05 12,11 5,72 10,20 43,28 27,79 34,01 305,610

180
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

 1 10,00 7,00 7,67 9,00 1,00 8,67 9,00 0,00 9,00 1,00 6,00 -1,00 2,00 7,00 -0,33 13,00 4,00 11,67 44,00 25,00 35,68 304,810

181
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

8C 12 10,58 6,50 8,42 4,58 2,67 3,69 5,25 3,33 4,14 3,92 2,17 3,20 2,50 3,58 1,31 12,58 2,33 11,81 39,41 20,58 32,57 304,440

182 ADIYAMAN / KAHTA
İNCELER ORTA OKULU 8A 13 10,38 8,23 7,64 5,38 3,62 4,18 6,69 2,77 5,77 1,23 3,54 0,05 6,77 5,38 4,97 10,00 3,69 8,77 40,45 27,23 31,38 303,300



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (170) 8H (171)   (172) 8A (173) 8B (174) 8C (175) 8A (176) 8B (177) 8 (178) 8C (179)   (180) 8C (181) 8A (182)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

183
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YARMAKAYA

 2 7,00 7,00 4,67 6,50 3,50 5,34 7,00 2,50 6,17 5,50 4,50 4,00 6,00 9,00 3,00 13,50 5,00 11,84 45,50 31,50 35,02 303,250

184
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FATİH İMAM HATİP

8B 23 11,61 7,13 9,23 5,83 3,74 4,58 7,74 2,13 7,03 3,70 5,13 1,99 4,00 7,83 1,39 11,57 6,96 9,25 44,45 32,92 33,47 302,930

185
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

8C 18 10,50 8,39 7,70 5,72 4,00 4,39 5,06 4,56 3,54 6,11 3,50 4,94 7,33 10,22 3,92 11,17 7,11 8,80 45,89 37,78 33,29 302,720

186 ADIYAMAN / KAHTA
İNCELER ORTA OKULU 8B 14 13,57 5,79 11,64 4,79 2,93 3,81 5,14 3,29 4,05 1,00 2,21 0,26 3,57 3,71 2,33 9,36 4,14 7,98 37,43 22,07 30,07 302,630

187
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GÜMÜŞKAYA

8C 20 10,05 7,10 7,68 6,15 2,50 5,32 7,40 2,00 6,73 4,00 3,60 2,80 2,30 4,55 0,78 12,80 5,65 10,92 42,70 25,40 34,23 302,390

188
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

8E 21 9,29 6,67 7,06 4,57 2,33 3,79 6,48 2,57 5,62 2,29 2,14 1,57 4,81 3,67 3,59 11,33 3,29 10,24 38,77 20,67 31,87 302,320

189 ADIYAMAN / KAHTA
ÇIRALIK ORTAOKULU 8A 9 8,89 5,22 7,15 5,11 1,67 4,56 5,56 2,33 4,78 3,78 3,22 2,70 3,78 4,56 2,26 12,44 3,89 11,15 39,56 20,89 32,60 302,170

190
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

8Ç 1 12,00 8,00 9,33 7,00 0,00 7,00 9,00 1,00 8,67 3,00 7,00 0,67 3,00 7,00 0,67 10,00 5,00 8,33 44,00 28,00 34,67 301,660

191 ADIYAMAN / KAHTA
BELENLI ORTAOKULU 8A 4 9,75 7,75 7,17 5,75 3,00 4,75 5,50 3,00 4,50 3,75 2,00 3,08 2,50 2,50 1,67 12,75 4,00 11,42 40,00 22,25 32,59 301,210

192
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

8E 15 10,80 6,73 8,55 5,07 2,87 4,11 6,40 2,73 5,49 2,53 2,40 1,73 3,20 4,80 1,60 11,93 4,87 10,31 39,93 24,40 31,79 301,180

193
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GAZİ ORTAOKULU

8C 19 10,89 6,11 8,86 5,21 3,42 4,07 7,53 1,74 6,95 2,58 3,11 1,54 4,21 6,00 2,21 10,26 4,95 8,61 40,68 25,33 32,24 300,520

194
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8A 7 7,29 5,86 5,33 6,00 0,71 5,76 7,43 1,71 6,86 2,71 1,29 2,29 2,14 2,57 1,29 13,43 3,29 12,33 39,00 15,43 33,86 300,360

195
ADIYAMAN / KAHTA
CELAL BAYAR
ORTAOKULU

8A 17 9,76 5,35 7,98 6,00 2,35 5,22 8,00 1,71 7,43 3,53 2,76 2,61 2,35 3,59 1,16 10,65 3,71 9,41 40,29 19,47 33,81 299,930



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (183) 8B (184) 8C (185) 8B (186) 8C (187) 8E (188) 8A (189) 8Ç (190) 8A (191) 8E (192) 8C (193) 8A (194) 8A (195)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

196
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BÖRGENEK ORTAOKULU

8B 20 8,85 8,00 6,18 5,95 2,95 4,97 6,85 2,75 5,93 2,20 2,45 1,38 3,55 6,40 1,42 13,70 4,30 12,27 41,10 26,85 32,15 299,900

197 ADIYAMAN / KAHTA
GİRNE ORTAOKULU 8D 25 8,92 8,08 6,23 6,40 2,88 5,44 5,72 3,00 4,72 4,16 3,80 2,89 3,60 4,20 2,20 12,84 5,12 11,13 41,64 27,08 32,61 299,500

198
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8F 14 11,79 5,43 9,98 5,14 3,14 4,10 6,71 2,07 6,02 2,21 2,21 1,48 2,07 4,71 0,50 11,43 6,14 9,38 39,35 23,70 31,46 299,440

199
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YAYLAKONAK

8A 23 8,35 8,35 5,57 6,22 2,30 5,45 6,26 3,09 5,23 4,83 2,61 3,96 3,17 5,35 1,39 13,43 4,35 11,99 42,26 26,05 33,59 299,290

200
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEVLANA ORTAOKULU

8D 20 9,80 7,65 7,25 7,00 2,75 6,08 7,35 2,55 6,50 1,25 1,10 0,88 3,60 6,30 1,50 12,50 6,40 10,37 41,50 26,75 32,58 299,230

201
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİLLİ İRADE

8A 17 11,24 7,06 8,88 5,53 3,18 4,47 6,29 2,82 5,35 4,12 4,18 2,73 4,76 7,29 2,33 10,53 7,06 8,18 42,47 31,59 31,94 298,750

202 ADIYAMAN / BESNİ
KUTLUCA ORTAOKULU 8A 14 10,43 5,50 8,59 6,86 1,79 6,26 6,43 1,93 5,79 3,00 1,71 2,43 2,93 3,50 1,76 9,50 3,79 8,24 39,15 18,22 33,07 298,680

203
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN ORTAOKULU

8A 15 10,33 8,07 7,64 5,53 3,27 4,44 6,00 3,20 4,93 2,73 3,00 1,73 5,67 6,53 3,49 10,53 5,20 8,80 40,79 29,27 31,03 298,520

204
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

8A 15 8,73 6,07 6,71 4,87 1,80 4,27 6,73 2,13 6,02 3,53 1,47 3,04 3,80 2,07 3,11 10,80 4,73 9,22 38,46 18,27 32,37 298,350

205
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

8B 14 10,43 8,93 7,45 7,07 2,86 6,12 6,07 3,50 4,90 3,14 4,57 1,62 5,29 8,36 2,50 11,79 7,29 9,36 43,79 35,51 31,95 298,330

206
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
KARABURUN

8A 20 10,45 6,45 8,30 5,60 0,90 5,30 6,35 1,90 5,72 1,80 1,95 1,15 4,40 2,80 3,47 8,55 3,20 7,48 37,15 17,20 31,42 297,870

207
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEREFLİ ORTAOKULU

8A 14 8,71 7,71 6,14 5,71 2,93 4,74 6,29 3,57 5,10 4,14 4,50 2,64 6,29 7,36 3,83 11,50 6,79 9,24 42,64 32,86 31,69 297,430

208
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

8B 32 11,84 6,34 9,73 4,94 3,44 3,79 6,53 3,09 5,50 2,88 4,06 1,52 3,63 6,44 1,48 10,53 6,28 8,44 40,35 29,65 30,46 297,210



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (196) 8D (197) 8F (198) 8A (199) 8D (200) 8A (201) 8A (202) 8A (203) 8A (204) 8B (205) 8A (206) 8A (207) 8B (208)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

209 ADIYAMAN / KAHTA
ESENDERE ORTAOKULU 8A 15 8,87 6,20 6,80 6,87 2,00 6,20 7,00 2,27 6,24 2,53 3,40 1,40 2,60 3,20 1,53 11,47 4,27 10,04 39,34 21,34 32,21 296,570

210
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SEZAİ KARAKOÇ İMAM

8D 23 8,83 6,52 6,65 7,26 1,96 6,61 6,91 2,65 6,03 4,17 2,96 3,19 1,74 4,48 0,25 11,91 3,61 10,71 40,82 22,18 33,44 296,170

211
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8G 23 10,04 7,74 7,46 5,74 3,17 4,68 5,91 3,04 4,90 3,70 3,00 2,70 5,52 8,57 2,67 10,96 6,39 8,83 41,87 31,91 31,24 296,120

212
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MEHMET AYRIK

8A 12 8,17 5,83 6,22 6,08 2,50 5,25 6,83 2,25 6,08 2,33 2,83 1,39 2,75 2,33 1,97 12,08 4,83 10,47 38,24 20,57 31,38 295,790

213
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİLLİ İRADE

8E 17 10,00 6,88 7,71 5,53 2,94 4,55 6,24 3,00 5,24 4,82 4,35 3,37 3,76 4,88 2,14 10,71 6,47 8,55 41,06 28,52 31,56 295,220

214 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8B 16 11,06 6,56 8,88 5,44 2,25 4,69 6,88 2,44 6,06 4,88 3,88 3,58 3,00 5,38 1,21 9,81 6,25 7,73 41,07 26,76 32,15 295,090

215
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8A 21 10,86 8,10 8,16 6,43 2,95 5,45 5,71 3,95 4,40 5,71 2,67 4,83 4,67 9,00 1,67 10,38 7,33 7,94 43,76 34,00 32,45 294,750

216
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

8D 20 9,90 5,85 7,95 5,90 2,60 5,03 6,95 1,70 6,38 3,75 2,10 3,05 2,85 4,80 1,25 10,05 4,80 8,45 39,40 21,85 32,11 294,600

217 ADIYAMAN / KAHTA
HACI BEY ORTAOKULU 8A 19 8,47 6,79 6,21 5,68 2,95 4,70 6,68 2,05 6,00 4,11 2,68 3,21 3,05 2,79 2,12 11,21 4,84 9,60 39,20 22,10 31,84 294,440

218 ADIYAMAN / KAHTA
KÖSELER ORTAOKULU 8A 11 7,73 5,91 5,76 6,55 2,27 5,79 6,45 2,09 5,76 3,45 2,09 2,76 2,82 4,82 1,21 11,82 2,91 10,85 38,82 20,09 32,13 294,430

219
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TÜRKİYE ODALAR VE

 1 9,00 11,00 5,33 10,00 0,00 10,00 8,00 2,00 7,33 6,00 4,00 4,67 7,00 13,00 2,67 10,00 10,00 6,67 50,00 40,00 36,67 294,390

220 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8D 26 11,15 6,42 9,01 4,69 2,19 3,96 6,00 3,00 5,00 2,73 2,08 2,04 3,58 3,00 2,58 9,19 5,81 7,26 37,34 22,50 29,85 294,000

221
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CAHİT ZARİFOĞLU

8A 19 9,58 7,00 7,25 4,58 3,58 3,39 6,79 2,58 5,93 3,05 3,79 1,79 4,32 4,95 2,67 10,89 5,95 8,91 39,21 27,85 29,94 293,970



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (209) 8D (210) 8G (211) 8A (212) 8E (213) 8B (214) 8A (215) 8D (216) 8A (217) 8A (218)   (219) 8D (220) 8A (221)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

222
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

8C 9 11,22 8,56 8,37 5,11 4,56 3,59 6,56 3,00 5,56 3,78 5,44 1,96 4,44 8,89 1,48 11,00 6,11 8,96 42,11 36,56 29,92 293,920

223
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA SIRACA 125. YIL
ORTAOKULU

8A 7 10,29 7,00 7,95 7,14 2,00 6,48 6,14 2,00 5,48 5,29 2,00 4,62 0,14 0,71 -0,09 10,57 5,00 8,90 39,57 18,71 33,34 293,810

224
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KOÇALİ ORTAOKULU

8A 8 10,50 9,00 7,50 5,63 4,00 4,29 6,25 3,13 5,21 4,88 4,75 3,29 5,38 10,63 1,83 10,75 6,13 8,71 43,39 37,64 30,83 293,090

225
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
AKPINAR ORTAOKULU

8A 18 10,61 5,83 8,67 5,28 2,39 4,48 6,50 2,67 5,61 1,44 3,28 0,35 3,39 6,28 1,30 10,56 5,33 8,78 37,78 25,78 29,19 292,810

226
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT MUSA VURUŞKAN

8A 12 9,58 6,17 7,53 5,25 2,67 4,36 6,17 2,58 5,31 3,25 2,08 2,56 4,75 3,58 3,56 9,00 6,08 6,97 38,00 23,16 30,29 292,560

227
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

8A 23 9,57 6,78 7,30 4,65 2,78 3,72 6,30 2,43 5,49 2,61 3,30 1,51 3,78 4,91 2,15 10,74 4,74 9,16 37,65 24,94 29,33 292,330

228
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8A 29 9,66 7,76 7,07 5,69 3,17 4,63 5,69 3,03 4,68 5,52 3,55 4,33 5,14 5,00 3,47 9,31 6,90 7,01 41,01 29,41 31,19 292,310

229
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ORHANGAZİ

8A 19 9,84 7,68 7,28 5,53 2,95 4,54 6,37 2,26 5,62 1,89 2,89 0,93 3,58 7,00 1,25 11,79 5,79 9,86 39,00 28,57 29,48 292,020

230 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU 8D 22 9,50 5,45 7,68 4,73 2,41 3,92 5,86 2,32 5,09 4,32 3,41 3,18 4,59 5,55 2,74 9,23 5,00 7,56 38,23 24,14 30,17 292,010

231
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

8C 22 10,73 8,05 8,05 6,05 3,27 4,96 5,86 3,77 4,61 2,91 4,45 1,42 4,86 7,64 2,32 10,55 7,59 8,01 40,96 34,77 29,37 291,800

232
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YAZIBAŞI ORTAOKULU

8A 9 9,89 9,00 6,89 6,22 3,44 5,07 6,11 2,44 5,30 2,67 4,00 1,33 2,22 4,44 0,74 12,44 6,00 10,45 39,55 29,32 29,78 291,460

233
ADIYAMAN / BESNİ
YAZIKARAKUYU
ORTAOKULU

8A 5 7,60 7,40 5,13 5,60 2,80 4,67 5,80 3,00 4,80 4,20 1,20 3,80 2,80 2,20 2,07 11,80 4,20 10,40 37,80 20,80 30,87 291,390

234
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8E 20 10,45 7,65 7,90 4,45 2,75 3,53 7,00 2,55 6,15 1,95 2,65 1,07 1,55 2,10 0,85 11,20 5,05 9,52 36,60 22,75 29,02 291,150



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8C (222) 8A (223) 8A (224) 8A (225) 8A (226) 8A (227) 8A (228) 8A (229) 8D (230) 8C (231) 8A (232) 8A (233) 8E (234)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

235 ADIYAMAN / KAHTA
MÜLK ORTAOKULU 8A 8 10,13 5,75 8,21 6,25 2,13 5,54 6,63 2,13 5,92 2,38 1,00 2,04 2,50 4,38 1,04 9,25 4,00 7,92 37,14 19,39 30,67 291,070

236 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU 8B 22 8,64 5,55 6,79 4,36 2,91 3,40 5,45 2,59 4,59 3,32 1,68 2,76 4,95 4,32 3,52 9,68 4,86 8,06 36,40 21,91 29,12 291,000

237
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT YUNUS GÜL

8C 29 9,97 8,55 7,11 5,97 3,52 4,79 5,79 3,93 4,48 3,24 5,17 1,52 5,07 8,03 2,39 10,72 5,83 8,78 40,76 35,03 29,07 290,870

238
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ZEY ORTAOKULU

8A 12 10,08 8,67 7,19 6,42 3,50 5,25 6,83 3,08 5,81 4,50 4,92 2,86 5,17 8,50 2,33 10,25 8,67 7,36 43,25 37,34 30,80 290,410

239
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÇATALAĞAÇ

8A 21 8,29 6,48 6,13 6,29 2,29 5,52 6,29 2,52 5,44 3,00 2,57 2,14 2,10 3,43 0,95 11,71 4,62 10,17 37,68 21,91 30,35 290,190

240
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

8E 27 10,48 7,89 7,85 6,22 2,93 5,25 6,67 2,89 5,70 5,19 2,81 4,25 4,59 9,07 1,57 9,11 6,85 6,83 42,26 32,44 31,45 289,700

241
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TOKİ

8B 16 9,44 7,19 7,04 5,00 3,00 4,00 6,25 3,38 5,12 2,63 2,81 1,69 4,38 7,69 1,81 11,19 6,19 9,13 38,89 30,26 28,79 289,670

242
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FATİH İMAM HATİP

 1 9,00 9,00 6,00 7,00 2,00 6,33 4,00 5,00 2,33 4,00 4,00 2,67 4,00 7,00 1,67 12,00 5,00 10,33 40,00 32,00 29,33 289,560

243
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

8B 18 10,50 6,67 8,28 6,67 2,83 5,72 6,61 3,11 5,57 2,72 3,28 1,63 2,17 4,28 0,74 10,22 6,61 8,02 38,89 26,78 29,96 289,540

244
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

8C 19 8,37 6,42 6,23 5,79 2,21 5,05 5,11 3,05 4,09 5,05 1,53 4,54 2,05 2,79 1,12 11,05 4,26 9,63 37,42 20,26 30,66 289,370

245
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİLLİ İRADE

8C 16 9,94 7,50 7,44 5,81 3,25 4,73 6,94 2,25 6,19 4,94 3,00 3,94 3,88 5,13 2,17 8,81 6,56 6,62 40,32 27,69 31,09 289,200

246
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

8D 17 10,00 8,12 7,29 5,12 4,18 3,72 6,71 2,41 5,90 4,12 4,24 2,71 3,24 6,65 1,02 11,24 7,00 8,90 40,43 32,60 29,54 289,030

247 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU 8C 16 9,13 6,13 7,08 5,69 2,94 4,71 5,81 3,31 4,71 2,38 2,19 1,65 3,50 5,13 1,79 10,44 5,06 8,75 36,95 24,76 28,69 288,530



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (235) 8B (236) 8C (237) 8A (238) 8A (239) 8E (240) 8B (241)   (242) 8B (243) 8C (244) 8C (245) 8D (246) 8C (247)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

248
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

8C 7 12,00 7,00 9,67 5,57 4,14 4,19 7,14 2,86 6,19 2,57 4,71 1,00 4,00 7,29 1,57 8,71 8,14 6,00 39,99 34,14 28,62 288,460

249
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
100.YIL ORTAOKULU

8C 18 10,28 7,33 7,83 6,11 2,94 5,13 6,44 2,83 5,50 3,50 3,61 2,30 3,22 5,56 1,37 9,89 7,00 7,56 39,44 29,27 29,69 288,260

250
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT FAZIL GÜRS İMAM

8 1 6,00 1,00 5,67 9,00 0,00 9,00 8,00 2,00 7,33 4,00 2,00 3,33 1,00 0,00 1,00 8,00 2,00 7,33 36,00 7,00 33,66 287,830

251
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

*C 1 12,00 8,00 9,33 4,00 6,00 2,00 7,00 3,00 6,00 0,00 2,00 -0,67 0,00 5,00 -1,67 13,00 6,00 11,00 36,00 30,00 25,99 287,360

252
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

8A 23 11,17 6,83 8,90 5,43 3,78 4,17 4,87 4,17 3,48 2,65 2,96 1,67 4,26 6,57 2,07 9,35 7,04 7,00 37,73 31,35 27,29 287,200

253 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU 8A 6 8,67 8,83 5,72 5,50 3,67 4,28 5,67 3,67 4,44 4,33 4,33 2,89 2,67 7,17 0,28 13,17 5,83 11,22 40,01 33,50 28,83 287,040

254
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

8F 15 10,40 5,53 8,55 4,27 1,80 3,67 6,20 2,60 5,33 1,27 1,93 0,62 3,20 3,73 1,96 8,87 5,13 7,16 34,21 20,72 27,29 286,960

255
ADIYAMAN / KAHTA
BÖLÜKYAYLA
ORTAOKULU

8A 29 9,14 5,55 7,29 6,34 2,66 5,46 5,90 3,03 4,88 3,72 2,28 2,96 3,10 4,31 1,67 9,00 4,76 7,41 37,20 22,59 29,67 286,950

256
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUNUS EMRE

8A 18 11,22 6,61 9,02 5,33 2,83 4,39 4,33 3,50 3,17 3,11 3,89 1,82 4,00 7,78 1,41 9,83 7,50 7,33 37,82 32,11 27,14 286,260

257
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUNUS EMRE

8B 18 10,22 6,61 8,02 4,28 3,00 3,28 4,83 4,50 3,33 2,94 4,72 1,37 4,56 5,00 2,89 9,22 5,56 7,37 36,05 29,39 26,26 286,170

258 ADIYAMAN / KAHTA
NARİNCE ORTAOKULU 8A 21 9,76 6,76 7,51 6,14 2,29 5,38 6,48 2,10 5,78 1,90 2,10 1,21 1,81 4,24 0,40 9,76 3,76 8,51 35,85 21,25 28,79 285,930

259
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİMAR SİNAN

8B 9 6,67 5,89 4,70 1,67 3,11 0,63 1,89 5,67 0,00 6,44 1,56 5,93 10,78 6,22 8,70 7,22 4,44 5,74 34,67 26,89 25,70 285,900

260
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİLLİ İRADE

8D 18 10,50 8,00 7,83 4,50 4,28 3,08 4,72 4,67 3,17 4,56 3,44 3,41 6,22 9,00 3,22 9,39 8,50 6,56 39,89 37,89 27,27 285,840



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8C (248) 8C (249) 8 (250) *C (251) 8A (252) 8A (253) 8F (254) 8A (255) 8A (256) 8B (257) 8A (258) 8B (259) 8D (260)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

261
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLBAŞI İMAM HATİP

8A 12 10,08 6,58 7,89 3,50 2,58 2,64 6,25 3,33 5,14 3,75 3,75 2,50 3,08 5,17 1,36 9,92 6,08 7,89 36,58 27,49 27,42 285,320

262
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GAZİ ORTAOKULU

8B 37 10,03 8,24 7,28 6,05 3,35 4,94 6,57 2,84 5,62 3,38 4,38 1,92 4,08 6,89 1,78 9,46 6,95 7,14 39,57 32,65 28,68 285,250

263
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8D 21 8,38 6,86 6,09 5,33 3,24 4,25 6,52 2,67 5,63 2,52 2,19 1,79 3,71 4,95 2,06 10,57 6,52 8,40 37,03 26,43 28,22 285,160

264
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEVLANA ORTAOKULU

8A 23 8,70 8,00 6,03 7,83 2,00 7,16 7,13 2,30 6,36 1,91 2,04 1,23 2,57 3,83 1,29 10,00 6,26 7,91 38,14 24,43 29,98 284,950

265 ADIYAMAN / KAHTA
HACI BEY ORTAOKULU 8C 20 7,85 5,90 5,88 3,85 3,00 2,85 6,10 2,80 5,17 4,40 1,60 3,87 2,75 3,25 1,67 10,10 3,50 8,93 35,05 20,05 28,37 284,670

266
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT OSMAN KÖSE
ORTAOKULU

8B 18 9,61 5,06 7,93 4,61 2,33 3,83 6,00 2,67 5,11 2,00 1,61 1,46 1,83 1,61 1,30 8,83 3,89 7,54 32,88 17,17 27,17 284,120

267
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT RECEP İNCE
ORTAOKULU

8A 21 11,19 6,43 9,05 6,29 3,52 5,11 7,48 2,43 6,67 2,52 2,14 1,81 1,81 4,71 0,24 8,10 6,05 6,08 37,39 25,28 28,96 284,080

268 ADIYAMAN / KAHTA
HACI BEY ORTAOKULU 8B 19 9,16 5,21 7,42 4,11 2,21 3,37 6,89 2,16 6,17 4,21 1,63 3,67 1,95 3,11 0,91 8,58 3,74 7,33 34,90 18,06 28,87 284,020

269
ADIYAMAN / KAHTA
ESKİTAŞ ŞEHİT NİHAT
DENİZ ORTAOKULU

8A 12 9,25 5,42 7,44 4,42 2,50 3,58 6,67 2,00 6,00 4,25 2,50 3,42 0,92 1,75 0,33 9,75 5,42 7,94 35,26 19,59 28,71 283,830

270
ADIYAMAN / KAHTA
MENZİL İMAM HATİP
ORTAOKULU

8B 19 9,32 6,42 7,18 5,11 3,16 4,05 6,84 2,47 6,02 2,37 2,89 1,40 2,16 2,63 1,28 9,26 4,42 7,79 35,06 21,99 27,72 283,830

271
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

8E 17 10,00 9,24 6,92 4,88 3,71 3,65 5,12 4,35 3,67 3,41 5,82 1,47 4,76 7,88 2,14 10,47 6,24 8,39 38,64 37,24 26,24 283,820

272
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KÖMÜR ORTAOKULU

8A 27 8,70 5,67 6,81 6,56 2,22 5,82 4,59 3,07 3,57 1,56 0,78 1,30 2,70 3,59 1,51 10,04 5,07 8,35 34,15 20,40 27,36 283,630

273
ADIYAMAN / BESNİ
DİKİLİTAŞ HALİL AĞAR
ORTAOKULU

 1 10,00 7,00 7,67 7,00 2,00 6,33 0,00 1,00 -0,33 12,00 4,00 10,67 29,00 14,00 24,34 283,630



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (261) 8B (262) 8D (263) 8A (264) 8C (265) 8B (266) 8A (267) 8B (268) 8A (269) 8B (270) 8E (271) 8A (272)   (273)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

274 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8E 25 9,96 7,48 7,47 5,20 3,24 4,12 6,04 3,36 4,92 3,28 2,40 2,48 2,12 3,76 0,87 10,16 6,72 7,92 36,76 26,96 27,78 283,520

275
ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK İMAM HATİP
ORTAOKULU

8A 5 9,20 4,80 7,60 5,80 2,60 4,93 5,00 3,20 3,93 2,20 3,20 1,13 2,60 4,60 1,07 9,40 3,80 8,13 34,20 22,20 26,79 283,280

276
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

8B 18 8,61 8,44 5,80 6,33 3,50 5,17 6,56 3,06 5,54 5,11 3,33 4,00 1,89 3,22 0,81 10,78 7,11 8,41 39,28 28,66 29,73 283,260

277
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT MİKDAT SÜMER

8A 8 10,50 8,25 7,75 5,38 2,88 4,42 5,38 3,75 4,13 3,38 2,88 2,42 3,38 5,50 1,54 9,50 7,25 7,08 37,52 30,51 27,34 283,060

278 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU 8 1 8,00 9,00 5,00 3,00 6,00 1,00 4,00 3,00 3,00 0,00 1,00 -0,33 2,00 3,00 1,00 15,00 5,00 13,33 32,00 27,00 23,00 282,630

279
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU ORTAOKULU

 1 9,00 7,00 6,67 7,00 3,00 6,00 9,00 1,00 8,67 1,00 2,00 0,33 3,00 2,00 2,33 8,00 8,00 5,33 37,00 23,00 29,33 282,610

280
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GAZİ ORTAOKULU

8A 42 9,00 9,00 6,00 4,67 4,38 3,21 6,69 2,93 5,71 2,62 4,36 1,17 5,05 6,67 2,83 10,07 7,14 7,69 38,10 34,48 26,61 282,540

281
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

8D 18 8,50 7,94 5,85 5,94 2,89 4,98 5,72 3,11 4,68 2,39 2,89 1,43 3,06 5,56 1,21 10,94 5,72 9,04 36,55 28,11 27,19 281,940

282
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

8F 18 9,17 8,00 6,50 6,06 2,17 5,33 5,22 3,06 4,20 3,44 3,00 2,45 2,94 4,44 1,46 10,06 6,83 7,78 36,89 27,50 27,72 281,870

283
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

8A 22 9,18 7,32 6,74 4,36 3,27 3,27 4,91 3,14 3,86 2,36 2,23 1,62 2,68 3,32 1,58 10,32 5,32 8,54 33,81 24,60 25,61 281,260

284
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN ORTAOKULU

8C 12 10,33 6,92 8,03 5,50 2,75 4,58 6,42 2,92 5,44 1,92 2,25 1,16 3,33 4,83 1,72 8,17 6,67 5,94 35,67 26,34 26,87 281,240

285
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

8F 8 9,75 8,13 7,04 6,13 3,50 4,96 4,50 4,38 3,04 4,75 3,75 3,50 4,38 6,13 2,33 9,00 7,88 6,38 38,51 33,77 27,25 280,900

286
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEVLANA ORTAOKULU

8C 26 8,88 7,35 6,44 6,88 2,92 5,91 5,00 3,69 3,77 1,04 0,96 0,72 2,85 3,62 1,64 10,00 5,92 8,03 34,65 24,46 26,51 280,900



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8E (274) 8A (275) 8B (276) 8A (277) 8 (278)   (279) 8A (280) 8D (281) 8F (282) 8A (283) 8C (284) 8F (285) 8C (286)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

287
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
OSMANGAZİ

8D 21 8,62 8,00 5,95 6,48 2,71 5,57 4,29 4,57 2,76 5,62 3,90 4,32 2,33 5,71 0,43 11,43 7,52 8,92 38,77 32,41 27,95 280,290

288
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BALKAR ŞEHİT FUAT

8B 5 9,20 5,40 7,40 5,20 3,20 4,13 6,20 2,60 5,33 1,00 3,20 -0,07 2,20 4,00 0,87 9,80 5,60 7,93 33,60 24,00 25,59 280,250

289
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

8F 25 9,28 7,00 6,95 3,92 3,28 2,83 4,88 3,52 3,71 2,44 2,80 1,51 3,16 4,64 1,61 10,28 5,88 8,32 33,96 27,12 24,93 280,170

290
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

8A 14 9,79 9,21 6,71 4,79 4,93 3,14 5,86 4,00 4,52 3,07 5,50 1,24 4,14 11,64 0,26 11,86 7,00 9,52 39,51 42,28 25,39 280,050

291
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
YUKARI NASIRLI

8A 12 8,08 5,42 6,28 6,00 1,92 5,36 4,25 3,33 3,14 1,92 2,50 1,08 1,92 2,58 1,05 10,67 5,25 8,92 32,84 21,00 25,83 279,840

292
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

8D 20 8,05 4,80 6,45 6,10 1,75 5,52 5,60 3,25 4,52 3,40 1,75 2,82 1,05 1,80 0,45 9,40 4,65 7,85 33,60 18,00 27,61 279,110

293
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BÖRGENEK ORTAOKULU

8A 23 8,70 6,00 6,70 5,43 2,13 4,72 6,13 2,43 5,32 1,48 1,74 0,90 2,61 3,61 1,41 9,00 5,26 7,25 33,35 21,17 26,30 279,060

294
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

8C 19 8,63 6,21 6,56 4,79 2,79 3,86 5,37 3,42 4,23 3,16 2,58 2,30 2,89 4,00 1,56 9,74 6,58 7,54 34,58 25,58 26,05 278,970

295
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

8B 18 7,89 5,17 6,17 4,94 2,17 4,22 6,61 2,06 5,93 1,89 1,00 1,56 2,33 2,94 1,35 8,56 3,28 7,46 32,22 16,62 26,69 278,740

296
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİMAR SİNAN

8 1 9,00 5,00 7,33 2,00 4,00 0,67 5,00 2,00 4,33 2,00 3,00 1,00 10,00 0,00 10,00 3,00 10,00 -0,33 31,00 24,00 23,00 278,650

297
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU İMAM HATİP

8A 11 7,55 9,45 4,39 5,64 3,73 4,39 5,91 3,73 4,67 2,09 2,82 1,15 3,18 4,91 1,54 11,91 6,45 9,76 36,28 31,09 25,90 278,600

298
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

8F 12 10,67 7,08 8,31 4,67 3,67 3,44 5,92 3,08 4,89 4,58 3,58 3,39 3,58 7,33 1,14 8,42 8,75 5,50 37,84 33,49 26,67 278,530

299
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT İMAM TAN
ORTAOKULU

8A 12 9,75 6,08 7,72 5,92 2,67 5,03 6,58 2,67 5,70 3,42 2,75 2,50 2,58 3,58 1,39 6,75 4,75 5,17 35,00 22,50 27,51 278,500



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8D (287) 8B (288) 8F (289) 8A (290) 8A (291) 8D (292) 8A (293) 8C (294) 8B (295) 8 (296) 8A (297) 8F (298) 8A (299)
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500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
8D (287) 8B (288) 8F (289) 8A (290) 8A (291) 8D (292) 8A (293) 8C (294) 8B (295) 8 (296) 8A (297) 8F (298) 8A (299)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

300
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT HAKAN BALİ
ORTAOKULU

8A 15 8,53 7,73 5,95 4,73 4,40 3,27 6,60 2,53 5,76 2,00 4,13 0,62 4,53 7,07 2,18 9,53 5,87 7,58 35,92 31,73 25,36 278,480

301
ADIYAMAN / KAHTA
CELAL BAYAR
ORTAOKULU

8B 17 7,53 3,82 6,26 4,12 2,29 3,35 6,59 3,00 5,59 3,18 1,65 2,63 3,59 3,53 2,41 7,35 3,24 6,28 32,36 17,53 26,52 278,250

302
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

8D 20 7,70 5,25 5,95 4,05 2,05 3,37 5,35 2,55 4,50 2,40 2,90 1,43 3,15 2,50 2,32 9,25 5,20 7,52 31,90 20,45 25,09 277,800

303 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8C 17 9,71 7,18 7,31 3,47 4,06 2,12 6,59 2,53 5,74 2,59 3,24 1,51 2,59 3,41 1,45 8,82 6,12 6,78 33,77 26,54 24,91 277,430

304
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOKİ AKŞEMSEDDİN

 2 8,50 5,00 6,83 5,50 1,00 5,17 4,50 0,50 4,34 4,00 4,00 2,67 3,00 3,50 1,84 8,00 6,50 5,84 33,50 20,50 26,69 277,180

305
ADIYAMAN / KAHTA
MENZİL İMAM HATİP
ORTAOKULU

8Ç 1 9,00 6,00 7,00 9,00 1,00 8,67 8,00 2,00 7,33 2,00 6,00 0,00 2,00 1,00 1,67 6,00 6,00 4,00 36,00 22,00 28,67 277,120

306 ADIYAMAN / KAHTA
GİRNE ORTAOKULU 8A 19 9,47 7,11 7,11 5,42 3,89 4,12 6,05 3,32 4,95 1,58 3,63 0,37 2,84 6,53 0,67 9,84 6,68 7,61 35,20 31,16 24,83 276,710

307
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
HASANKENDİ

8A 9 9,67 8,44 6,85 6,33 3,56 5,15 6,00 3,78 4,74 3,44 3,78 2,18 2,67 5,89 0,71 9,33 7,56 6,82 37,44 33,01 26,45 276,520

308
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLBAŞI İMAM HATİP

8 1 6,00 12,00 2,00 4,00 3,00 3,00 9,00 1,00 8,67 14,00 5,00 12,33 33,00 21,00 26,00 275,800

309
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEVLANA ORTAOKULU

8B 23 8,65 6,17 6,59 5,78 3,70 4,55 6,04 2,22 5,31 2,22 1,87 1,59 1,74 4,70 0,17 9,52 5,91 7,55 33,95 24,57 25,76 275,370

310
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
KURUGEÇİT

8A 16 9,56 6,88 7,27 5,75 3,19 4,69 5,13 4,00 3,79 1,63 2,81 0,69 2,25 2,75 1,33 8,13 4,94 6,48 32,45 24,57 24,25 274,810

311
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BOZHÜYÜK ORTAOKULU

8A 10 7,90 9,10 4,87 6,20 3,70 4,97 6,70 3,00 5,70 3,50 4,30 2,07 2,60 6,10 0,57 10,50 6,70 8,27 37,40 32,90 26,45 274,640

312
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

8E 14 8,64 5,07 6,95 5,64 1,93 5,00 6,36 2,07 5,67 4,29 3,00 3,29 1,64 3,57 0,45 8,00 6,86 5,72 34,57 22,50 27,08 274,520



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (300) 8B (301) 8D (302) 8C (303)   (304) 8Ç (305) 8A (306) 8A (307) 8 (308) 8B (309) 8A (310) 8A (311) 8E (312)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

313 ADIYAMAN / TUT
FATİH ORTAOKULU 8A 9 8,78 9,33 5,67 6,22 3,22 5,15 5,89 3,78 4,63 3,00 3,56 1,81 4,00 8,44 1,19 9,44 6,56 7,26 37,33 34,89 25,71 274,480

314
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FATİH İMAM HATİP

8D 19 8,84 8,47 6,02 4,63 4,63 3,09 5,74 3,79 4,47 3,84 4,11 2,47 4,84 9,68 1,62 9,74 8,11 7,04 37,63 38,79 24,71 274,180

315 ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK ORTAOKULU 8A 14 7,79 6,57 5,60 5,50 2,50 4,67 5,07 2,86 4,12 2,00 2,86 1,05 2,79 3,93 1,48 9,36 5,14 7,64 32,51 23,86 24,56 274,060

316
ADIYAMAN / TUT
BOYUNDERE HATİCE
YILDIRIM ORTAOKULU

8A 13 8,23 6,62 6,03 5,31 2,62 4,44 6,38 2,08 5,69 1,54 2,00 0,87 1,85 4,31 0,41 9,00 3,92 7,69 32,31 21,55 25,13 273,940

317 ADIYAMAN / KAHTA
GİRNE ORTAOKULU 8C 23 7,00 6,78 4,74 5,26 2,65 4,38 5,78 2,43 4,97 1,91 2,09 1,22 3,26 5,61 1,39 9,83 4,78 8,23 33,04 24,34 24,93 273,800

318
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

 1 10,00 9,00 7,00 5,00 5,00 3,33 6,00 4,00 4,67 4,00 4,00 2,67 0,00 5,00 -1,67 11,00 6,00 9,00 36,00 33,00 25,00 273,670

319
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ATAKENT ORTAOKULU

8A 13 8,23 6,62 6,03 6,00 3,38 4,87 5,46 3,31 4,36 1,31 0,46 1,15 3,31 2,77 2,38 7,46 4,69 5,90 31,77 21,23 24,69 273,550

320 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU 8E 9 7,11 4,56 5,59 4,44 1,11 4,07 4,22 2,44 3,41 0,67 1,56 0,15 3,89 3,56 2,70 8,67 4,56 7,15 29,00 17,79 23,07 273,540

321
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

 3 9,67 4,67 8,11 0,00 1,33 -0,44 4,67 3,33 3,55 3,33 0,67 3,11 2,00 3,33 0,89 8,67 5,00 7,00 28,34 18,33 22,22 273,400

322
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8J 12 7,58 7,75 5,00 6,58 2,33 5,80 5,83 2,83 4,89 2,92 3,92 1,61 1,50 2,50 0,67 9,67 5,33 7,89 34,08 24,66 25,86 273,250

323
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

 2 8,50 11,00 4,84 6,50 3,50 5,34 6,00 4,00 4,66 3,50 3,00 2,50 3,50 14,00 -1,17 11,50 5,00 9,84 39,50 40,50 26,01 272,890

324
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN

8A 24 8,67 7,42 6,19 5,54 2,67 4,65 5,67 2,75 4,75 2,50 2,63 1,62 2,33 4,42 0,86 8,67 5,63 6,79 33,38 25,52 24,86 272,590

325
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

8F 16 9,69 9,50 6,52 4,94 4,88 3,31 5,50 4,19 4,10 4,19 5,00 2,52 4,00 8,63 1,13 9,75 9,19 6,69 38,07 41,39 24,27 272,590



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (313) 8D (314) 8A (315) 8A (316) 8C (317)   (318) 8A (319) 8E (320)   (321) 8J (322)   (323) 8A (324) 8F (325)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

326 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU 8A 18 8,06 7,78 5,46 4,22 3,28 3,13 4,83 3,28 3,74 2,33 1,89 1,70 3,89 5,67 2,00 9,22 5,61 7,35 32,55 27,51 23,38 272,230

327
ADIYAMAN / KAHTA
BÖLÜKYAYLA
ORTAOKULU

8C 15 7,60 5,93 5,62 5,73 2,13 5,02 4,67 3,27 3,58 3,87 2,67 2,98 4,00 3,47 2,84 7,00 5,60 5,13 32,87 23,07 25,17 272,120

328 ADIYAMAN / KAHTA
GAZİ ORTAOKULU 8E 22 7,82 5,91 5,85 5,73 2,27 4,97 5,73 3,09 4,70 3,32 1,59 2,79 2,00 3,05 0,98 7,95 4,82 6,35 32,55 20,73 25,64 271,960

329
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KÖMÜR ORTAOKULU

8B 21 6,67 6,05 4,65 5,57 1,57 5,05 3,52 2,52 2,68 2,05 0,95 1,73 2,24 1,19 1,84 9,48 4,43 8,00 29,53 16,71 23,95 271,920

330
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8 2 8,50 9,50 5,34 5,50 4,50 4,00 7,50 2,50 6,67 3,00 5,00 1,34 4,00 5,00 2,34 8,50 9,00 5,50 37,00 35,50 25,19 271,890

331
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİL

8B 14 10,29 8,14 7,57 5,29 4,29 3,86 5,43 3,93 4,12 2,57 4,43 1,10 2,86 8,36 0,07 9,43 7,93 6,79 35,87 37,08 23,51 271,870

332
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

8D 14 7,93 7,43 5,45 4,71 3,79 3,45 4,93 4,14 3,55 1,36 1,64 0,81 2,93 3,00 1,93 9,86 7,14 7,48 31,72 27,14 22,67 271,220

333
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BİR ARALIK ORTAOKULU

8A 14 10,00 7,50 7,50 5,14 3,64 3,93 5,64 3,29 4,55 2,86 4,43 1,38 1,86 3,14 0,81 7,86 6,93 5,55 33,36 28,93 23,72 270,950

334
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
OSMANGAZİ

8C 13 9,38 8,69 6,49 5,46 3,62 4,26 5,00 3,85 3,72 3,31 4,15 1,92 3,77 8,85 0,82 9,62 9,23 6,54 36,54 38,39 23,75 270,470

335
ADIYAMAN / BESNİ
TOKLU KÖYÜ
ORTAOKULU

8A 10 7,30 6,90 5,00 5,20 3,20 4,13 5,80 2,90 4,83 1,30 2,20 0,57 0,80 1,40 0,34 10,40 5,50 8,57 30,80 22,10 23,44 270,170

336
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CAHİT ZARİFOĞLU

8B 21 7,71 7,76 5,13 4,43 3,48 3,27 5,05 3,62 3,84 3,90 2,48 3,08 1,95 4,33 0,51 10,10 6,24 8,02 33,14 27,91 23,85 269,660

337
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ABDURRAHMAN
ERASLAN ORTAOKULU

8A 11 8,55 8,18 5,82 4,64 3,09 3,61 4,55 4,18 3,15 2,45 4,00 1,12 2,73 5,27 0,97 10,09 7,18 7,70 33,01 31,90 22,37 269,610

338
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8B 21 9,00 5,76 7,08 4,95 3,24 3,87 4,76 3,52 3,59 3,14 2,29 2,38 2,33 3,86 1,05 7,33 5,62 5,46 31,51 24,29 23,43 269,370



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (326) 8C (327) 8E (328) 8B (329) 8 (330) 8B (331) 8D (332) 8A (333) 8C (334) 8A (335) 8B (336) 8A (337) 8B (338)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

339
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUŞTEPE ORTAOKULU

8A 9 4,89 9,78 1,63 3,22 3,11 2,18 4,22 4,33 2,78 1,11 1,22 0,70 5,33 8,00 2,67 12,89 5,22 11,15 31,66 31,66 21,11 269,160

340 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU 8A 22 8,50 6,50 6,33 4,73 2,36 3,94 6,14 1,59 5,61 1,73 1,18 1,33 2,27 2,50 1,44 8,68 4,23 7,27 32,05 18,36 25,92 268,780

341
ADIYAMAN / KAHTA
CELAL BAYAR
ORTAOKULU

8C 16 7,06 3,94 5,75 3,94 2,94 2,96 6,13 2,56 5,27 2,69 2,38 1,90 2,13 1,88 1,50 7,19 3,63 5,98 29,14 17,33 23,36 268,600

342
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8 1 8,00 7,00 5,67 5,00 2,00 4,33 6,00 2,00 5,33 0,00 1,00 -0,33 10,00 6,00 8,00 29,00 18,00 23,00 268,320

343
ADIYAMAN / BESNİ
KIZILİN YILMAZ YIĞILI
ORTAOKULU

8A 18 8,28 4,22 6,87 5,72 1,61 5,19 6,50 1,56 5,98 2,83 1,56 2,31 0,89 1,83 0,28 5,39 2,72 4,48 29,61 13,50 25,11 267,780

344
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUKARIKUŞAKKAYA

8A 19 8,84 8,26 6,09 4,11 4,58 2,58 5,05 3,84 3,77 3,11 3,53 1,93 2,95 4,05 1,60 8,32 6,89 6,02 32,38 31,15 21,99 267,210

345
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8 3 9,00 8,67 6,11 5,00 3,67 3,78 3,00 4,00 1,67 4,00 3,67 2,78 5,67 9,33 2,56 7,33 6,67 5,11 34,00 36,01 22,01 266,920

346
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN

8D 13 8,38 6,31 6,28 5,31 2,62 4,44 5,31 2,77 4,38 2,54 3,46 1,39 3,31 5,54 1,46 6,92 5,92 4,95 31,77 26,62 22,90 266,500

347 ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK ORTAOKULU 8B 14 7,36 6,07 5,33 5,57 2,21 4,83 5,14 3,29 4,05 3,71 3,50 2,55 3,07 5,00 1,40 7,43 5,64 5,55 32,28 25,71 23,71 266,380

348
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİMAR SİNAN

8C 8 9,63 7,00 7,29 2,13 3,50 0,96 1,63 4,63 0,08 0,88 3,75 -0,37 8,63 2,38 7,84 3,25 5,88 1,29 26,15 27,14 17,09 266,290

349 ADIYAMAN / KAHTA
ÇAYBAŞI ORTAOKULU 8A 18 7,67 5,44 5,85 4,89 3,28 3,80 5,89 2,89 4,93 2,00 3,61 0,80 2,78 5,56 0,93 7,72 5,11 6,02 30,95 25,89 22,33 265,840

350
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT ABDURRAHMAN

8A 17 7,47 8,53 4,63 5,06 3,71 3,82 5,53 3,12 4,49 2,29 3,94 0,98 3,29 6,82 1,02 9,82 7,53 7,32 33,46 33,65 22,26 265,760

351 ADIYAMAN / KAHTA
BÜYÜKBAĞ ORTAOKULU 8A 9 7,33 6,44 5,19 4,33 2,00 3,67 4,78 4,33 3,33 2,33 3,67 1,11 0,11 2,89 -0,85 10,89 5,11 9,19 29,77 24,44 21,64 265,680



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (339) 8A (340) 8C (341) 8 (342) 8A (343) 8A (344) 8 (345) 8D (346) 8B (347) 8C (348) 8A (349) 8A (350) 8A (351)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

352
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
OSMANGAZİ

8A 24 7,50 8,42 4,70 6,50 2,92 5,53 4,33 4,67 2,78 3,21 4,33 1,76 1,96 5,96 -0,03 10,67 7,67 8,11 34,17 33,97 22,85 265,650

353
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT YUNUS GÜL

8B 22 8,73 8,45 5,91 4,86 3,32 3,76 4,27 4,23 2,86 2,77 4,73 1,20 3,00 7,59 0,47 9,32 6,45 7,17 32,95 34,77 21,37 265,510

354
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ELMACIK ORTAOKULU

8A 12 8,92 9,83 5,64 5,17 3,50 4,00 4,75 4,00 3,42 4,42 4,42 2,94 3,42 9,33 0,31 9,75 9,83 6,47 36,43 40,91 22,78 264,860

355
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİL

 2 8,50 7,00 6,16 4,50 4,00 3,17 1,50 4,00 0,16 1,50 3,50 0,34 3,00 8,50 0,16 11,00 7,00 8,67 30,00 34,00 18,66 264,120

356
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8E 22 8,41 9,45 5,26 5,27 4,23 3,86 6,23 3,09 5,20 1,95 4,45 0,47 0,86 5,36 -0,92 10,45 7,18 8,06 33,17 33,76 21,93 263,950

357 ADIYAMAN / KAHTA
HACI BEY ORTAOKULU 8D 24 7,63 4,67 6,07 2,54 1,38 2,08 5,79 2,29 5,03 3,67 1,67 3,11 1,83 2,96 0,85 6,13 3,00 5,12 27,59 15,97 22,26 263,600

358 ADIYAMAN / BESNİ
SAYÖREN ORTAOKULU 8B 11 7,82 8,27 5,06 6,00 2,91 5,03 7,27 2,64 6,39 2,91 2,64 2,03 2,82 10,09 -0,54 8,82 7,91 6,18 35,64 34,46 24,15 263,520

359
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
OSMANGAZİ

8B 19 8,26 10,79 4,67 5,47 4,11 4,11 5,11 4,21 3,70 3,37 5,68 1,47 3,84 10,89 0,21 10,37 8,37 7,58 36,42 44,05 21,74 263,300

360
ADIYAMAN / KAHTA
MENZİL İMAM HATİP
ORTAOKULU

8C 16 7,19 6,50 5,02 3,13 2,69 2,23 6,25 3,13 5,21 1,75 1,81 1,14 2,00 4,38 0,54 8,75 5,44 6,94 29,07 23,95 21,08 262,850

361 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU  3 6,33 8,67 3,45 4,33 4,00 3,00 3,33 4,33 1,89 1,00 2,33 0,22 2,33 4,33 0,89 12,00 6,67 9,78 29,32 30,33 19,23 262,770

362
ADIYAMAN / KAHTA
ERİKLİ AKTOPRAK
ORTAOKULU

8A 22 7,95 8,27 5,20 4,59 3,41 3,45 5,95 2,68 5,06 2,23 2,77 1,30 2,09 2,55 1,24 7,73 6,73 5,48 30,54 26,41 21,73 262,590

363
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8C 26 8,58 9,50 5,41 4,38 4,12 3,01 4,58 4,35 3,13 1,19 2,42 0,38 2,85 5,46 1,03 9,46 8,31 6,69 31,04 34,16 19,65 261,790

364
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KAŞKÖY ORTAOKULU

8A 11 8,00 5,82 6,06 4,55 3,09 3,52 4,55 3,73 3,30 2,09 2,27 1,33 1,91 3,82 0,63 7,00 4,00 5,67 28,10 22,73 20,51 261,330



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

365
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
POLİS AMCA İMAM

8A 8 9,00 8,88 6,04 5,50 3,88 4,21 5,63 3,88 4,33 3,63 3,13 2,58 3,13 10,00 -0,21 7,88 8,25 5,13 34,77 38,02 22,08 260,410

366
ADIYAMAN / BESNİ
KESMETEPE
ORTAOKULU

8A 15 8,27 6,20 6,20 3,53 3,20 2,47 5,13 3,67 3,91 1,40 2,60 0,53 2,87 5,00 1,20 7,20 6,27 5,11 28,40 26,94 19,42 260,240

367
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN İMAM HATİP

8A 17 8,06 10,59 4,53 4,29 4,94 2,65 5,12 4,24 3,71 1,76 4,29 0,33 2,94 4,35 1,49 9,53 8,94 6,55 31,70 37,35 19,26 259,760

368
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8B 16 7,44 6,94 5,12 2,81 2,63 1,94 5,63 2,75 4,71 1,00 1,13 0,62 1,63 3,19 0,56 8,81 6,88 6,52 27,32 23,52 19,47 259,450

369
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

8D 17 9,71 8,29 6,94 4,35 4,71 2,78 4,47 4,94 2,82 3,29 5,18 1,57 2,88 7,41 0,41 8,29 10,12 4,92 32,99 40,65 19,44 259,350

370
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SARIHARMAN

8A 13 6,92 5,38 5,13 4,92 2,77 4,00 5,00 3,23 3,92 2,46 1,54 1,95 1,00 2,31 0,23 7,54 5,00 5,87 27,84 20,23 21,10 259,310

371
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT OSMAN KÖSE
ORTAOKULU

8A 19 8,58 7,11 6,21 3,37 2,89 2,40 5,26 3,11 4,23 2,00 1,58 1,47 1,63 2,53 0,79 6,58 6,00 4,58 27,42 23,22 19,68 258,260

372 ADIYAMAN / KAHTA
BAĞBAŞI ORTAOKULU 8B 9 7,00 6,11 4,96 5,78 2,89 4,81 5,11 3,78 3,85 1,11 2,00 0,45 1,78 4,22 0,37 7,89 6,00 5,89 28,67 25,00 20,33 258,200

373 ADIYAMAN / KAHTA
GAZİ ORTAOKULU 8A 22 7,68 6,36 5,56 4,00 2,64 3,12 5,05 3,14 4,00 1,86 1,27 1,44 2,64 4,00 1,30 8,59 6,09 6,56 29,82 23,50 21,98 257,650

374
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GAZİ ORTAOKULU

8D 13 7,15 6,62 4,95 4,85 2,08 4,15 6,69 2,54 5,85 1,69 2,08 1,00 1,77 3,15 0,72 6,15 5,00 4,49 28,30 21,47 21,16 257,360

375
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
VEFA ORTAOKULU

8A 14 7,79 9,71 4,55 4,43 4,29 3,00 3,71 4,86 2,09 1,86 5,14 0,14 2,14 8,14 -0,57 10,86 6,36 8,74 30,79 38,50 17,95 257,340

376 ADIYAMAN / KAHTA
ÇATALTEPE ORTAOKULU 8A 9 6,89 6,67 4,67 4,11 3,22 3,04 6,22 2,78 5,30 2,44 2,22 1,70 2,44 3,67 1,22 6,00 4,33 4,55 28,10 22,89 20,48 256,720

377
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

8C 15 8,93 7,07 6,58 5,00 3,67 3,78 5,00 3,40 3,87 5,67 2,87 4,71 2,07 6,87 -0,22 6,67 10,13 3,29 33,34 34,01 22,01 256,710



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (365) 8A (366) 8A (367) 8B (368) 8D (369) 8A (370) 8A (371) 8B (372) 8A (373) 8D (374) 8A (375) 8A (376) 8C (377)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
8A (365) 8A (366) 8A (367) 8B (368) 8D (369) 8A (370) 8A (371) 8B (372) 8A (373) 8D (374) 8A (375) 8A (376) 8C (377)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

378
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

8E 16 7,63 8,75 4,71 5,19 4,00 3,86 4,81 4,25 3,40 2,25 5,13 0,54 1,69 5,25 -0,06 8,56 5,44 6,75 30,13 32,82 19,20 256,490

379
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KÜLAFHÖYÜK

8A 5 8,40 10,00 5,07 6,00 3,80 4,73 5,80 4,00 4,47 3,00 6,20 0,93 3,40 9,60 0,20 8,40 10,20 5,00 35,00 43,80 20,40 256,030

380
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLBAŞI İMAM HATİP

8B 8 6,13 10,63 2,58 3,88 3,88 2,58 6,63 3,38 5,50 0,75 1,63 0,21 3,63 5,00 1,96 8,75 7,50 6,25 29,77 32,02 19,08 255,170

381
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KAYATEPE ORTAOKULU

8A 23 7,74 8,70 4,84 4,04 4,52 2,54 4,61 4,61 3,07 1,78 3,96 0,46 2,61 6,52 0,44 8,87 7,17 6,48 29,65 35,48 17,83 255,140

382 ADIYAMAN / TUT
ATATÜRK ORTAOKULU 8B 17 6,47 5,06 4,78 1,94 3,12 0,90 4,71 3,35 3,59 2,18 1,59 1,65 2,00 2,82 1,06 7,29 4,47 5,80 24,59 20,41 17,78 254,810

383
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
PINARYAYLA

8A 10 7,80 7,70 5,23 3,90 4,30 2,47 4,70 3,70 3,47 2,70 4,70 1,13 2,80 6,80 0,53 8,70 9,70 5,47 30,60 36,90 18,30 254,730

384
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FATİH İMAM HATİP

8A 19 8,79 9,68 5,56 3,32 4,42 1,84 5,05 4,47 3,56 2,21 5,42 0,40 3,53 9,58 0,33 8,89 9,63 5,68 31,79 43,20 17,37 254,250

385
ADIYAMAN / BESNİ
KIZILİN YILMAZ YIĞILI
ORTAOKULU

 1 8,00 5,00 6,33 3,00 2,00 2,33 3,00 6,00 1,00 2,00 4,00 0,67 3,00 1,00 2,67 6,00 8,00 3,33 25,00 26,00 16,33 254,180

386
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUŞTEPE ORTAOKULU

 1 6,00 8,00 3,33 0,00 2,00 -0,67 4,00 6,00 2,00 6,00 8,00 3,33 9,00 7,00 6,67 25,00 31,00 14,66 253,630

387
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TEKPINAR ORTAOKULU

8A 11 7,55 6,45 5,39 5,00 3,55 3,82 4,00 3,73 2,76 1,64 3,45 0,49 1,73 3,64 0,52 6,45 4,27 5,03 26,37 25,09 18,01 253,470

388
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KIZILCAPINAR

8A 14 7,79 8,71 4,88 4,57 3,64 3,36 4,50 4,71 2,93 2,36 5,14 0,64 3,57 7,14 1,19 7,50 7,93 4,86 30,29 37,27 17,86 253,200

389 ADIYAMAN / BESNİ
UZUNKUYU ORTAOKULU 8A 20 6,95 8,70 4,05 4,30 3,95 2,98 5,90 2,95 4,92 4,25 3,55 3,07 3,45 6,00 1,45 6,45 7,95 3,80 31,30 33,10 20,27 253,140

390
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN

8B 19 8,00 6,42 5,86 3,53 3,37 2,40 4,84 3,00 3,84 1,79 2,89 0,82 3,05 5,68 1,16 6,11 7,11 3,74 27,32 28,47 17,82 253,120



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8E (378) 8A (379) 8B (380) 8A (381) 8B (382) 8A (383) 8A (384)   (385)   (386) 8A (387) 8A (388) 8A (389) 8B (390)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

391
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
POLİS AMCA İMAM

8C 14 8,50 7,21 6,10 4,79 3,29 3,69 3,64 4,36 2,19 1,43 2,43 0,62 1,64 4,29 0,21 7,07 7,14 4,69 27,07 28,72 17,50 252,750

392
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

8 1 6,00 6,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 3,67 0,00 4,00 -1,33 3,00 1,00 2,67 7,00 6,00 5,00 23,00 21,00 16,01 252,400

393
ADIYAMAN / KAHTA
BÖLÜKYAYLA
ORTAOKULU

8B 16 6,88 6,88 4,58 4,44 3,69 3,21 4,44 3,88 3,15 3,44 2,75 2,52 2,19 4,69 0,62 6,81 6,00 4,81 28,20 27,89 18,89 252,310

394
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

8B 18 7,44 11,28 3,68 5,50 3,89 4,20 5,22 3,78 3,96 3,44 5,89 1,48 2,83 10,22 -0,57 9,50 9,44 6,35 33,93 44,50 19,10 251,300

395 ADIYAMAN / TUT
KAŞLICA ORTAOKULU 8A 8 7,13 10,25 3,71 4,88 3,75 3,63 4,13 4,75 2,54 1,63 1,88 1,00 3,13 6,00 1,12 7,63 6,13 5,58 28,53 32,76 17,58 251,070

396 ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK ORTAOKULU 8C 1 10,00 5,00 8,33 5,00 2,00 4,33 6,00 3,00 5,00 1,00 5,00 -0,67 1,00 6,00 -1,00 5,00 9,00 2,00 28,00 30,00 17,99 250,680

397
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8E 27 7,37 9,19 4,31 4,70 3,85 3,42 4,04 3,74 2,79 1,33 2,85 0,38 1,59 2,44 0,78 7,70 7,04 5,36 26,73 29,11 17,04 250,470

398
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT OSMAN KÖSE
ORTAOKULU

8C 11 6,55 6,45 4,39 3,82 2,45 3,00 6,45 2,55 5,61 1,45 1,27 1,03 0,27 0,45 0,12 5,64 3,45 4,48 24,18 16,62 18,63 250,070

399
ADIYAMAN / KAHTA
ATATÜRK İMAM HATİP
ORTAOKULU

8B 15 7,40 5,80 5,47 1,80 1,53 1,29 5,00 3,40 3,87 1,20 0,80 0,93 2,07 2,40 1,27 5,20 4,53 3,69 22,67 18,46 16,52 250,030

400
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT FAZIL GÜRS İMAM

 1 10,00 5,00 8,33 2,00 8,00 -0,67 8,00 2,00 7,33 0,00 5,00 -1,67 4,00 3,00 3,00 2,00 9,00 -1,00 26,00 32,00 15,32 249,930

401
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

8 2 6,50 2,00 5,83 2,50 0,50 2,34 2,50 2,50 1,66 2,50 0,50 2,34 0,00 0,50 -0,16 6,50 5,50 4,66 20,50 11,50 16,67 249,230

402
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

8B 6 8,67 4,00 7,33 1,17 2,67 0,28 1,67 4,67 0,11 0,50 1,83 -0,11 2,33 4,50 0,83 6,00 4,83 4,39 20,34 22,50 12,83 248,800

403
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOKİ AKŞEMSEDDİN

8B 25 7,52 8,32 4,75 4,20 4,44 2,72 4,36 4,12 2,99 1,00 2,56 0,15 2,04 4,28 0,61 7,40 7,52 4,89 26,52 31,24 16,11 248,610



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8C (391) 8 (392) 8B (393) 8B (394) 8A (395) 8C (396) 8E (397) 8C (398) 8B (399)   (400) 8 (401) 8B (402) 8B (403)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

404
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT İMAM TAN
ORTAOKULU

 1 5,00 6,00 3,00 4,00 4,00 2,67 8,00 1,00 7,67 1,00 1,00 0,67 1,00 2,00 0,33 5,00 1,00 4,67 24,00 15,00 19,01 248,480

405
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU ORTAOKULU

 B 1 8,00 11,00 4,33 5,00 5,00 3,33 2,00 8,00 -0,67 1,00 1,00 0,67 10,00 9,00 7,00 26,00 34,00 14,66 247,760

406
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

 3 7,67 9,67 4,45 4,33 5,67 2,44 4,33 5,00 2,67 3,33 5,33 1,56 3,00 6,33 0,89 6,00 4,67 4,44 28,66 36,67 16,45 247,680

407
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

8E 18 7,78 10,67 4,22 3,72 3,28 2,63 5,50 4,11 4,13 2,83 6,50 0,67 4,17 8,22 1,43 6,83 9,72 3,59 30,83 42,50 16,67 247,230

408
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MEHMET AYRIK

8B 11 7,55 11,45 3,73 4,64 5,18 2,91 5,73 4,09 4,36 2,36 5,73 0,45 1,91 4,27 0,48 8,36 10,36 4,91 30,55 41,08 16,84 247,090

409 ADIYAMAN / KAHTA
BAĞBAŞI ORTAOKULU 8A 10 6,10 6,10 4,07 5,00 2,30 4,23 4,40 3,60 3,20 0,40 0,90 0,10 0,90 3,30 -0,20 7,00 4,90 5,37 23,80 21,10 16,77 247,000

410
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SEZAİ KARAKOÇ İMAM

8C 23 4,65 6,57 2,46 4,52 2,22 3,78 7,00 1,04 6,65 3,39 2,74 2,48 1,35 1,96 0,70 5,26 4,74 3,68 26,17 19,27 19,75 246,280

411
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
OSMANGAZİ

 1 4,00 10,00 0,67 7,00 3,00 6,00 5,00 5,00 3,33 4,00 6,00 2,00 2,00 8,00 -0,67 10,00 7,00 7,67 32,00 39,00 19,00 245,780

412
ADIYAMAN / KAHTA
FATİH SULTAN MEHMET
İMAM HATİP

8A 25 6,52 5,72 4,61 4,60 2,88 3,64 4,48 2,92 3,51 1,36 2,92 0,39 1,92 3,44 0,77 5,28 5,44 3,47 24,16 23,32 16,39 245,710

413
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

8B 6 7,67 7,00 5,33 2,83 2,00 2,17 6,83 1,67 6,28 1,17 1,67 0,61 0,67 1,67 0,11 3,33 2,17 2,61 22,50 16,18 17,11 245,640

414
ADIYAMAN / KAHTA
MENZİL İMAM HATİP
ORTAOKULU

8A 16 6,56 5,69 4,67 1,06 3,00 0,06 4,56 3,94 3,25 0,38 2,00 -0,29 1,81 3,56 0,63 7,31 6,06 5,29 21,68 24,25 13,61 245,380

415
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

8D 8 7,75 9,50 4,58 4,00 3,25 2,92 5,13 4,13 3,75 2,50 3,25 1,42 2,13 6,50 -0,04 6,38 7,13 4,00 27,89 33,76 16,63 245,120

416
ADIYAMAN / BESNİ
DİKİLİTAŞ HALİL AĞAR
ORTAOKULU

8A 14 7,86 8,36 5,07 3,21 4,21 1,81 4,00 4,00 2,67 1,14 2,57 0,29 2,00 7,07 -0,36 7,86 8,36 5,07 26,07 34,57 14,55 244,720



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (404)  B (405)   (406) 8E (407) 8B (408) 8A (409) 8C (410)   (411) 8A (412) 8B (413) 8A (414) 8D (415) 8A (416)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

417
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8D 17 8,35 9,82 5,08 4,18 5,12 2,47 3,94 5,29 2,18 3,29 5,06 1,61 3,47 10,00 0,14 7,59 10,76 4,00 30,82 46,05 15,48 244,590

418
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

8 1 4,00 8,00 1,33 8,00 2,00 7,33 8,00 2,00 7,33 7,00 8,00 4,33 27,00 20,00 20,32 244,560

419 ADIYAMAN / KAHTA
BÜYÜKBAĞ ORTAOKULU 8B 10 6,10 5,60 4,23 4,00 1,10 3,63 4,60 3,40 3,47 1,00 2,10 0,30 1,20 2,60 0,34 6,10 6,20 4,03 23,00 21,00 16,00 244,300

420
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

8B 17 7,71 9,41 4,57 3,59 5,41 1,78 4,53 4,76 2,94 2,88 4,82 1,27 2,47 8,12 -0,24 7,76 8,71 4,86 28,94 41,23 15,18 244,160

421
ADIYAMAN / TUT
TUT KAŞLICA İMAM
HATİP ORTAOKULU

8A 13 5,54 8,38 2,74 4,69 3,08 3,67 5,54 2,77 4,61 1,23 1,54 0,72 1,31 4,38 -0,15 7,62 6,85 5,33 25,93 27,00 16,92 243,990

422
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

8D 14 7,93 9,36 4,81 3,00 3,07 1,98 3,43 4,21 2,02 1,36 2,86 0,40 0,64 2,14 -0,07 6,86 5,86 4,91 23,22 27,50 14,05 243,340

423 ADIYAMAN / BESNİ
SAYÖREN ORTAOKULU 8A 15 6,67 8,13 3,96 3,67 3,33 2,56 7,13 1,93 6,49 2,53 3,33 1,42 3,33 9,07 0,31 5,33 8,00 2,67 28,66 33,79 17,41 243,000

424 ADIYAMAN / TUT
ATATÜRK ORTAOKULU 8A 19 6,58 6,95 4,26 3,42 3,21 2,35 3,89 3,53 2,72 1,26 2,95 0,28 2,74 4,74 1,16 5,63 5,79 3,70 23,52 27,17 14,47 242,990

425
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

8D 17 6,65 11,71 2,75 4,12 4,18 2,73 3,53 5,24 1,78 3,18 4,18 1,78 3,12 9,24 0,04 8,94 8,35 6,16 29,54 42,90 15,24 242,880

426 ADIYAMAN / KAHTA
YELKOVAN ORTAOKULU 8A 13 4,62 4,46 3,13 3,31 2,31 2,54 4,08 2,62 3,21 2,15 1,46 1,67 0,69 0,62 0,49 5,15 1,77 4,56 20,00 13,24 15,60 242,090

427
ADIYAMAN / BESNİ
KARAGÜVEÇ
ORTAOKULU

8A 14 8,21 7,43 5,74 3,43 4,64 1,88 5,14 3,50 3,98 2,07 4,43 0,60 2,43 9,21 -0,64 5,79 7,57 3,26 27,07 36,78 14,82 242,010

428 ADIYAMAN / KAHTA
AKINCILAR ORTAOKULU 8A 16 5,13 7,25 2,71 3,81 2,75 2,90 6,31 3,31 5,21 2,31 1,94 1,67 0,38 1,25 -0,04 6,13 5,19 4,39 24,07 21,69 16,84 241,720

429
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8B 24 7,58 11,58 3,72 4,71 5,00 3,04 4,38 5,29 2,61 3,58 5,13 1,88 2,79 9,83 -0,49 8,33 10,67 4,78 31,37 47,50 15,54 241,430



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8D (417) 8 (418) 8B (419) 8B (420) 8A (421) 8D (422) 8A (423) 8A (424) 8D (425) 8A (426) 8A (427) 8A (428) 8B (429)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

430
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN

 1 10,00 10,00 6,67 7,00 3,00 6,00 4,00 6,00 2,00 1,00 4,00 -0,33 7,00 11,00 3,33 2,00 14,00 -2,67 31,00 48,00 15,00 240,190

431
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU ORTAOKULU

8 1 5,00 6,00 3,00 4,00 4,00 2,67 5,00 4,00 3,67 8,00 9,00 5,00 22,00 23,00 14,34 239,830

432
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

8C 13 6,62 6,62 4,41 3,38 3,23 2,31 5,46 2,69 4,56 2,92 2,85 1,97 0,62 0,54 0,44 7,00 4,92 5,36 26,00 20,85 19,05 238,400

433
ADIYAMAN / KAHTA
KÖRGÜDEN
ORTAOKULU

8A 9 6,89 11,33 3,11 3,22 4,56 1,70 3,33 5,67 1,44 1,56 3,44 0,41 4,00 7,89 1,37 7,33 9,11 4,30 26,33 42,00 12,33 238,030

434
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SEZAİ KARAKOÇ İMAM

8A 17 5,53 7,00 3,20 3,12 3,00 2,12 4,24 3,94 2,92 1,59 1,82 0,98 0,82 2,59 -0,04 5,94 5,12 4,24 21,24 23,47 13,42 236,510

435
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

8A 15 5,20 11,00 1,53 5,33 4,20 3,93 4,87 4,47 3,38 3,00 6,40 0,87 3,40 9,60 0,20 7,80 8,93 4,82 29,60 44,60 14,73 236,440

436
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

8A 10 6,10 12,40 1,97 4,90 4,50 3,40 4,20 5,00 2,53 1,90 3,90 0,60 2,30 6,50 0,13 8,20 9,20 5,14 27,60 41,50 13,77 236,430

437
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUNUS EMRE

 2 9,00 8,00 6,34 1,50 4,50 0,00 2,50 3,00 1,50 1,00 4,00 -0,34 0,50 3,00 -0,50 4,50 3,50 3,34 19,00 26,00 10,34 236,270

438
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8G 19 7,53 11,16 3,81 3,47 6,05 1,46 4,58 4,74 3,00 2,21 6,16 0,16 1,68 4,95 0,03 6,63 8,26 3,88 26,10 41,32 12,34 235,820

439 ADIYAMAN / TUT
ÖĞÜTLÜ ORTAOKULU 8A 14 4,36 5,21 2,62 2,14 3,07 1,12 3,29 3,00 2,28 2,93 2,14 2,21 1,71 2,50 0,88 5,50 4,64 3,95 19,93 20,56 13,06 235,740

440
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

8A 7 6,00 5,86 4,05 4,14 2,71 3,24 3,57 3,29 2,48 1,00 2,29 0,24 1,71 2,43 0,91 4,71 7,57 2,19 21,13 24,15 13,11 235,690

441
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8F 12 8,17 11,17 4,44 2,75 6,92 0,44 4,42 5,33 2,64 2,17 7,42 -0,31 3,92 12,67 -0,30 7,92 11,08 4,22 29,35 54,59 11,13 235,500

442
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

8C 12 6,83 2,75 5,92 2,50 2,83 1,55 3,67 2,67 2,78 0,92 4,67 -0,64 0,00 1,17 -0,39 3,42 3,92 2,11 17,34 18,01 11,33 234,440



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

443
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
100.YIL ORTAOKULU

8B 10 7,60 10,30 4,17 3,80 4,20 2,40 4,20 4,40 2,73 2,30 4,80 0,70 2,50 9,90 -0,80 6,60 9,80 3,33 27,00 43,40 12,53 233,460

444
ADIYAMAN / TUT
ABUZER YILDIRIM
ANADOLU İMAM HATİP

8A 8 6,88 7,25 4,46 3,13 3,25 2,04 3,13 3,75 1,88 0,63 3,25 -0,46 1,88 7,63 -0,67 6,38 8,00 3,71 22,03 33,13 10,96 232,870

445
ADIYAMAN / KAHTA
ERİKLİ AKTOPRAK İMAM
HATİP ORTAOKULU

8A 7 5,43 5,43 3,62 2,14 3,14 1,09 3,71 2,86 2,76 1,29 1,71 0,71 1,00 1,14 0,62 3,57 2,71 2,67 17,14 16,99 11,47 232,280

446
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

8 1 4,00 0,00 4,00 0,00 3,00 -1,00 2,00 1,00 1,67 1,00 2,00 0,33 1,00 2,00 0,33 4,00 0,00 4,00 12,00 8,00 9,33 232,080

447
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ER SERDAR
KÜPELİ ORTAOKULU

8A 20 4,10 4,70 2,53 5,35 1,45 4,87 3,80 2,10 3,10 0,25 1,50 -0,25 0,95 2,45 0,13 4,00 3,20 2,93 18,45 15,40 13,31 232,050

448
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOYBELEN ORTAOKULU

8A 19 6,32 9,11 3,28 5,26 3,58 4,07 4,16 3,95 2,84 0,89 3,05 -0,12 1,79 6,42 -0,35 5,58 7,89 2,95 24,00 34,00 12,67 231,670

449
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8A 16 7,88 10,94 4,23 2,44 6,25 0,36 3,63 4,63 2,08 1,56 4,44 0,08 1,13 2,81 0,19 6,81 11,25 3,06 23,45 40,32 10,00 231,250

450
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU ORTAOKULU

8B 13 5,54 9,08 2,51 4,54 4,15 3,16 4,54 4,38 3,08 0,15 0,69 -0,08 0,15 0,38 0,03 5,85 8,00 3,18 20,77 26,68 11,88 229,880

451
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
POLİS AMCA İMAM

8B 24 4,75 5,79 2,82 4,04 2,33 3,26 4,13 3,54 2,94 1,83 0,92 1,53 0,88 2,50 0,04 3,46 3,58 2,26 19,09 18,66 12,85 229,860

452
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
VEFA ORTAOKULU

8B 15 6,33 10,87 2,71 3,67 4,93 2,02 3,67 5,07 1,98 1,93 4,27 0,51 3,13 8,67 0,24 6,80 10,13 3,42 25,53 43,94 10,88 229,600

453
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

8H 25 6,92 10,12 3,55 3,96 4,76 2,37 3,64 4,84 2,03 2,36 5,52 0,52 2,68 7,80 0,08 6,12 10,92 2,48 25,68 43,96 11,03 229,330

454
ADIYAMAN / KAHTA
NARİNCE İMAM HATİP
ORTAOKULU

8A 7 6,43 10,43 2,95 5,43 3,71 4,19 3,71 4,29 2,28 0,00 0,29 -0,09 0,57 3,14 -0,48 6,00 9,00 3,00 22,14 30,86 11,85 229,110

455 ADIYAMAN / KAHTA
ALİDAM ORTAOKULU 8A 13 2,54 4,62 1,00 3,62 1,85 3,00 3,77 2,85 2,82 1,15 1,85 0,54 1,23 1,69 0,67 5,23 5,00 3,56 17,54 17,86 11,59 227,810



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B (443) 8A (444) 8A (445) 8 (446) 8A (447) 8A (448) 8A (449) 8B (450) 8B (451) 8B (452) 8H (453) 8A (454) 8A (455)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

456
ADIYAMAN / KAHTA
BOSTANLI KÖYÜ
ORTAOKULU

8A 6 2,50 4,67 0,95 2,17 2,67 1,28 4,17 3,50 3,00 0,17 0,50 0,00 1,33 0,17 1,28 5,00 3,83 3,72 15,34 15,34 10,23 227,480

457
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

8C 28 7,61 8,93 4,63 4,04 4,96 2,38 4,00 4,46 2,51 2,11 3,68 0,88 2,61 7,79 0,01 4,71 7,57 2,19 25,08 37,39 12,60 227,080

458
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ORHANGAZİ

8B 17 6,24 9,88 2,94 3,24 4,76 1,65 4,41 4,41 2,94 0,88 2,12 0,18 0,94 4,12 -0,43 5,82 8,35 3,04 21,53 33,64 10,32 226,840

459
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT RECEP İNCE
ORTAOKULU

8B 12 5,67 6,00 3,67 3,08 3,50 1,92 4,50 3,25 3,42 1,00 1,83 0,39 0,42 1,42 -0,06 2,75 5,17 1,03 17,42 21,17 10,37 224,970

460
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

 1 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 -0,67 6,00 14,00 1,33 7,00 13,00 2,67 17,00 29,00 7,33 224,870

461
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YAZIBAŞI ORTAOKULU

 A 1 6,00 12,00 2,00 7,00 3,00 6,00 2,00 8,00 -0,67 3,00 1,00 2,67 0,00 4,00 -1,33 7,00 11,00 3,33 25,00 39,00 12,00 224,270

462
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOKİ AKŞEMSEDDİN

8C 18 6,67 8,28 3,91 2,72 4,50 1,22 2,72 5,33 0,94 1,06 2,83 0,11 1,61 4,67 0,06 4,39 7,28 1,96 19,17 32,89 8,20 224,080

463
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

8A 5 7,20 12,00 3,20 4,40 5,20 2,66 4,20 5,40 2,40 3,00 7,00 0,67 5,40 14,00 0,73 5,00 14,40 0,20 29,20 58,00 9,86 222,610

464
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN

8C 14 6,07 8,07 3,38 3,71 4,21 2,31 2,36 4,14 0,98 0,86 2,93 -0,12 2,14 5,93 0,17 3,93 6,93 1,62 19,07 32,21 8,34 222,360

465
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GAZİ ORTAOKULU

 1 4,00 14,00 -0,67 1,00 9,00 -2,00 5,00 4,00 3,67 7,00 4,00 5,67 3,00 7,00 0,67 20,00 38,00 7,34 222,360

466
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

8C 13 6,69 11,46 2,87 3,92 5,69 2,03 3,08 6,08 1,05 1,69 5,92 -0,28 4,38 10,54 0,87 5,00 10,85 1,38 24,76 50,54 7,92 221,610

467
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ORHANGAZİ

8C 18 5,83 11,89 1,87 3,22 5,83 1,28 3,44 5,83 1,50 1,00 4,50 -0,50 3,33 7,78 0,74 5,78 9,94 2,46 22,60 45,77 7,35 220,420

468
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

 1 1,00 10,00 -2,33 3,00 5,00 1,33 7,00 1,00 6,67 8,00 9,00 5,00 19,00 25,00 10,67 220,130



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (456) 8C (457) 8B (458) 8B (459)   (460)  A (461) 8C (462) 8A (463) 8C (464)   (465) 8C (466) 8C (467)   (468)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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8A (456) 8C (457) 8B (458) 8B (459)   (460)  A (461) 8C (462) 8A (463) 8C (464)   (465) 8C (466) 8C (467)   (468)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

469
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT AHMET DEMİR

8B 10 6,80 10,90 3,17 3,30 5,80 1,37 3,70 4,10 2,33 2,10 5,40 0,30 3,50 12,60 -0,70 6,00 12,60 1,80 25,40 51,40 8,27 220,130

470
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

8Ç 1 7,00 13,00 2,67 4,00 6,00 2,00 4,00 6,00 2,00 3,00 3,00 2,00 5,00 10,00 1,67 4,00 15,00 -1,00 27,00 53,00 9,34 219,460

471
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

8A 7 3,86 7,14 1,48 2,00 1,57 1,48 3,00 3,57 1,81 0,29 1,57 -0,24 0,86 2,57 0,00 4,14 3,29 3,05 14,15 19,71 7,58 219,290

472
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FATİH İMAM HATİP

8C 12 6,42 11,58 2,56 2,67 6,00 0,67 3,58 5,75 1,67 1,92 6,75 -0,33 3,92 11,92 -0,06 6,08 11,25 2,33 24,59 53,25 6,84 219,030

473
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KAYATEPE ORTAOKULU

 2 4,00 13,00 -0,33 2,50 5,00 0,84 3,00 6,50 0,84 1,00 4,00 -0,34 4,00 8,50 1,17 7,50 10,50 4,00 22,00 47,50 6,18 217,240

474 ADIYAMAN / KAHTA
NARİNCE ORTAOKULU 8B 10 4,00 5,00 2,33 3,30 3,50 2,13 2,10 4,40 0,63 0,20 0,90 -0,10 1,00 3,10 -0,03 3,50 5,10 1,80 14,10 22,00 6,76 216,790

475
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUNUS EMRE

8 1 9,00 11,00 5,33 0,00 8,00 -2,67 3,00 7,00 0,67 3,00 5,00 1,33 2,00 8,00 -0,67 3,00 7,00 0,67 20,00 46,00 4,66 216,710

476 ADIYAMAN / KAHTA
AKINCILAR ORTAOKULU 8C 11 4,55 5,64 2,67 0,73 2,45 -0,09 3,00 3,27 1,91 0,64 2,45 -0,18 0,73 1,45 0,24 1,91 2,45 1,09 11,56 17,71 5,64 215,090

477
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GÜMÜŞKAYA

8A 11 4,36 9,00 1,36 1,73 4,64 0,18 3,00 6,18 0,94 3,82 2,64 2,94 0,18 0,64 -0,03 5,18 10,09 1,82 18,27 33,19 7,21 214,580

478
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

8D 20 6,10 9,90 2,80 2,55 5,15 0,83 3,50 4,95 1,85 1,85 4,10 0,48 1,15 4,70 -0,42 4,25 10,60 0,72 19,40 39,40 6,26 213,750

479 ADIYAMAN / KAHTA
GÖÇERİ ORTAOKULU 8C 10 2,70 6,10 0,67 1,30 3,30 0,20 3,10 3,30 2,00 0,60 2,30 -0,17 0,60 3,10 -0,43 4,70 4,20 3,30 13,00 22,30 5,57 213,310

480
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

 1 4,00 16,00 -1,33 5,00 4,00 3,67 1,00 9,00 -2,00 9,00 11,00 5,33 19,00 40,00 5,67 213,270

481 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 8G 1 6,00 10,00 2,67 1,00 5,00 -0,67 2,00 4,00 0,67 3,00 5,00 1,33 3,00 8,00 0,33 4,00 10,00 0,67 19,00 42,00 5,00 212,690



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (469) 8Ç (470) 8A (471) 8C (472)   (473) 8B (474) 8 (475) 8C (476) 8A (477) 8D (478) 8C (479)   (480) 8G (481)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

482 ADIYAMAN / KAHTA
GÖÇERİ ORTAOKULU 8A 13 3,77 7,23 1,36 2,38 3,77 1,13 4,31 3,62 3,10 0,08 1,62 -0,46 0,62 4,62 -0,92 4,00 6,08 1,97 15,16 26,94 6,18 211,960

483
ADIYAMAN / KAHTA
ESKİTAŞ ŞEHİT NİHAT
DENİZ ORTAOKULU

8B 11 2,73 6,09 0,70 2,91 4,55 1,39 3,55 4,64 2,00 0,73 3,09 -0,30 1,00 4,18 -0,39 4,91 7,64 2,36 15,83 30,19 5,76 211,530

484 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU  1 4,00 9,00 1,00 2,00 5,00 0,33 4,00 4,00 2,67 3,00 4,00 1,67 1,00 9,00 -2,00 6,00 9,00 3,00 20,00 40,00 6,67 211,110

485
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

8E 12 5,25 12,33 1,14 2,67 5,58 0,81 3,00 5,08 1,30 0,50 3,08 -0,53 3,67 7,25 1,25 4,67 11,83 0,72 19,76 45,15 4,69 211,030

486
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GÜMÜŞKAYA

8B 11 4,82 8,18 2,09 1,91 5,09 0,21 1,91 5,64 0,03 0,27 2,09 -0,43 1,55 4,09 0,18 4,55 9,45 1,39 15,01 34,54 3,47 210,150

487
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN İMAM

8 1 3,00 2,00 2,33 2,00 1,00 1,67 0,00 3,00 -1,00 1,00 2,00 0,33 1,00 4,00 -0,33 1,00 0,00 1,00 8,00 12,00 4,00 208,990

488
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

 1 1,00 18,00 -5,00 5,00 5,00 3,33 2,00 8,00 -0,67 4,00 6,00 2,00 6,00 14,00 1,33 9,00 11,00 5,33 27,00 62,00 6,32 207,990

489
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN İMAM

8A 14 3,29 6,79 1,02 2,57 3,00 1,57 2,29 4,71 0,72 0,57 2,00 -0,10 1,50 4,21 0,10 2,57 5,07 0,88 12,79 25,78 4,19 207,080

490
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

8B 12 2,42 4,33 0,97 1,33 5,08 -0,36 1,42 4,00 0,08 0,33 0,67 0,11 2,25 5,42 0,44 2,42 2,58 1,56 10,17 22,08 2,80 207,020

491 ADIYAMAN / KAHTA
GÖÇERİ ORTAOKULU * 1 0,00 3,00 -1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 1,00 1,00 0,67 0,00 2,00 -0,67 3,00 0,00 3,00 6,00 9,00 3,00 202,620

492
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT ABDURRAHMAN

 A 1 3,00 10,00 -0,33 0,00 8,00 -2,67 1,00 4,00 -0,33 1,00 2,00 0,33 2,00 12,00 -2,00 8,00 8,00 5,33 15,00 44,00 0,33 202,250

493
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT AHMET DEMİR

 2 5,00 14,00 0,34 1,50 8,50 -1,33 1,50 8,50 -1,34 2,50 7,50 0,00 6,00 12,50 1,83 5,50 14,50 0,66 22,00 65,50 0,16 202,010

494
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

8E 12 5,08 12,58 0,89 2,75 6,58 0,55 2,75 6,33 0,64 1,42 6,08 -0,61 2,92 7,67 0,36 2,92 8,42 0,11 17,84 47,66 1,94 201,830



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (482) 8B (483)   (484) 8E (485) 8B (486) 8 (487)   (488) 8A (489) 8B (490) * (491)  A (492)   (493) 8E (494)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

495
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

 1 5,00 12,00 1,00 1,00 6,00 -1,00 3,00 5,00 1,33 0,00 1,00 -0,33 2,00 9,00 -1,00 5,00 11,00 1,33 16,00 44,00 1,33 200,720

496
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
100.YIL ORTAOKULU

8A 11 6,18 10,82 2,58 2,73 6,73 0,48 2,18 6,91 -0,12 0,82 5,64 -1,06 1,91 8,45 -0,91 2,00 6,73 -0,24 15,82 45,28 0,73 200,070

497
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TEKPINAR ORTAOKULU

 1 3,00 5,00 1,33 3,00 1,00 2,67 1,00 4,00 -0,33 0,00 4,00 -1,33 1,00 5,00 -0,67 8,00 19,00 1,67 199,600

498
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

 3 4,33 15,67 -0,89 4,00 6,00 2,00 4,00 5,00 2,33 2,00 7,33 -0,45 5,00 14,33 0,22 4,33 12,67 0,11 23,66 61,00 3,32 199,390

499
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

CA 1 4,00 7,00 1,67 1,00 6,00 -1,00 0,00 1,00 -0,33 0,00 2,00 -0,67 5,00 16,00 -0,33 198,710

500
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT ABDURRAHMAN

8C 1 2,00 9,00 -1,00 2,00 7,00 -0,33 2,00 6,00 0,00 3,00 14,00 -1,67 6,00 7,00 3,67 15,00 43,00 0,67 197,900

501
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

AB 2 1,50 2,00 0,84 1,00 2,00 0,34 0,00 1,50 -0,50 0,00 2,00 -0,67 2,50 7,50 0,01 196,980

502
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
KARABURUN

 1 2,00 8,00 -0,67 1,00 3,00 0,00 0,00 2,00 -0,67 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,67 5,00 15,00 0,00 196,440

503
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SEZAİ KARAKOÇ İMAM

 2 4,50 9,00 1,50 1,50 4,50 0,00 2,00 8,00 -0,67 0,00 1,00 -0,34 0,00 1,50 -0,50 1,00 4,00 -0,34 9,00 28,00 -0,35 196,010

504
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BİR ARALIK ORTAOKULU

8B 8 3,88 13,25 -0,54 2,13 6,50 -0,04 3,25 6,00 1,25 2,38 5,13 0,67 2,38 6,88 0,08 4,13 12,63 -0,08 18,15 50,39 1,34 195,730

505
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

BA 5 3,40 8,40 0,60 0,60 3,60 -0,60 0,00 0,80 -0,27 0,00 2,00 -0,67 4,00 14,80 -0,94 194,860

506
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ATAK ORTAOKULU

8B 1 0,00 6,00 -2,00 1,00 3,00 0,00 7,00 1,00 6,67 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 -0,67 1,00 5,00 -0,67 11,00 20,00 4,33 194,650

507
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

 2 0,50 0,00 0,50 2,50 3,50 1,33 1,50 5,50 -0,34 1,00 2,00 0,34 0,50 6,50 -1,67 1,00 1,50 0,50 7,00 19,00 0,66 193,990



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (495) 8A (496)   (497)   (498) CA (499) 8C (500) AB (501)   (502)   (503) 8B (504) BA (505) 8B (506)   (507)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
  (495) 8A (496)   (497)   (498) CA (499) 8C (500) AB (501)   (502)   (503) 8B (504) BA (505) 8B (506)   (507)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

508
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

 1 3,00 7,00 0,67 2,00 8,00 -0,67 1,00 9,00 -2,00 3,00 7,00 0,67 3,00 9,00 0,00 12,00 40,00 -1,33 193,760

509
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

DB 1 1,00 5,00 -0,67 1,00 7,00 -1,33 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 -0,67 4,00 14,00 -0,67 192,440

510
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

AD 1 3,00 11,00 -0,67 1,00 2,00 0,33 0,00 2,00 -0,67 4,00 15,00 -1,01 191,410

511
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

 2 3,50 11,00 -0,17 2,00 7,00 -0,33 2,50 6,50 0,34 0,00 1,50 -0,50 2,00 8,00 -0,66 2,50 7,00 0,16 12,50 41,00 -1,16 191,210

512
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

BB 3 3,00 11,00 -0,67 1,67 6,67 -0,56 0,00 1,67 -0,56 0,00 2,00 -0,67 4,67 21,34 -2,46 189,250

513
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

CB 1 2,00 12,00 -2,00 3,00 5,00 1,33 1,00 1,00 0,67 0,00 2,00 -0,67 6,00 20,00 -0,67 188,540

514
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BİR ARALIK ORTAOKULU

8C 1 3,00 11,00 -0,67 2,00 4,00 0,67 4,00 6,00 2,00 2,00 4,00 0,67 1,00 10,00 -2,33 12,00 35,00 0,34 188,150

515
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYUCAK BUCAĞI

 1 5,00 10,00 1,67 0,00 10,00 -3,33 1,00 4,00 -0,33 0,00 3,00 -1,00 1,00 8,00 -1,67 1,00 7,00 -1,33 8,00 42,00 -5,99 181,730

516
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN İMAM HATİP

 1 2,00 18,00 -4,00 1,00 9,00 -2,00 2,00 8,00 -0,67 1,00 9,00 -2,00 2,00 5,00 0,33 5,00 14,00 0,33 13,00 63,00 -8,01 172,560

517
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

 7 6,43 6,14 4,38 4,00 2,57 3,14 2,57 4,14 1,19 1,57 3,00 0,57 1,57 6,71 -0,67 4,00 7,86 1,38 20,14 30,42 9,99 169,370

518
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

8* 1 4,00 16,00 -1,33 1,00 9,00 -2,00 2,00 8,00 -0,67 1,00 7,00 -1,33 2,00 18,00 -4,00 4,00 16,00 -1,33 14,00 74,00 -10,66 159,850

519
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KIZILCAPINAR

 2 5,00 5,00 3,34 2,50 2,00 1,84 3,00 2,00 2,34 1,00 3,00 0,00 2,00 3,00 1,00 5,00 4,00 3,66 18,50 19,00 12,18 138,740

520 ADIYAMAN / KAHTA
YELKOVAN ORTAOKULU  4 1,00 2,50 0,16 1,25 1,50 0,75 0,50 1,75 -0,08 0,25 1,00 -0,08 0,50 0,50 0,33 0,50 0,50 0,34 4,00 7,75 1,42 101,860



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (508) DB (509) AD (510)   (511) BB (512) CB (513) 8C (514)   (515)   (516)   (517) 8* (518)   (519)   (520)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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100

200

300

400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
  (508) DB (509) AD (510)   (511) BB (512) CB (513) 8C (514)   (515)   (516)   (517) 8* (518)   (519)   (520)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

521
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

 8 3,13 2,25 2,38 1,13 1,63 0,58 1,88 1,38 1,42 0,75 1,00 0,42 0,13 0,75 -0,12 1,13 1,88 0,50 8,15 8,89 5,18 89,180

522
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KÖMÜR ORTAOKULU

 5 1,20 2,00 0,53 1,00 1,20 0,60 1,60 1,00 1,27 0,60 0,40 0,47 0,00 0,40 -0,13 2,00 2,80 1,07 6,40 7,80 3,81 88,160

523
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN ORTAOKULU

 3 2,67 3,00 1,67 0,00 1,67 -0,56 2,00 1,33 1,56 0,67 1,00 0,33 1,00 1,33 0,56 3,00 2,00 2,33 9,34 10,33 5,89 86,690

524
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ELMACIK ORTAOKULU

 4 1,25 3,75 0,00 0,50 1,75 -0,08 1,00 1,50 0,50 0,75 1,75 0,17 0,75 4,25 -0,67 1,50 3,50 0,33 5,75 16,50 0,25 48,290

525
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

 1 0,00 0,00 0,00

526
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

 4 0,00 0,00 0,00

527 ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK ORTAOKULU  1 0,00 0,00 0,00

528
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ATAKENT ORTAOKULU

 4 0,00 0,00 0,00

529
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI SİMYA

 32 0,00 0,00 0,00

530
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

 5 0,00 0,00 0,00

531
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN EGEBİL

 1 0,00 0,00 0,00



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (521)   (522)   (523)   (524)   (525)   (526)   (527)   (528)   (529)   (530)   (531)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
  (521)   (522)   (523)   (524)   (525)   (526)   (527)   (528)   (529)   (530)   (531)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

1
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TÜRKİYE ODALAR VE

60 17,18 2,70 16,28 9,53 0,45 9,38 9,40 0,58 9,21 9,00 0,92 8,69 14,30 4,23 12,89 18,55 1,30 18,12 77,96 10,18 74,57 441,320

2
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN MERKEZ

61 16,62 3,38 15,50 8,92 1,07 8,56 8,97 1,03 8,62 7,33 2,36 6,54 14,03 4,75 12,45 17,84 2,00 17,17 73,71 14,59 68,84 426,400

3
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TÜRKİYE

247 14,86 4,49 13,37 8,15 1,70 7,59 8,00 1,72 7,43 6,46 2,67 5,57 11,09 5,25 9,34 16,18 3,08 15,16 64,74 18,91 58,46 390,260

4
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN DOĞA

18 15,17 4,17 13,78 8,06 1,78 7,46 8,44 1,17 8,06 7,06 2,50 6,22 9,39 5,00 7,72 15,67 3,83 14,39 63,79 18,45 57,63 383,970

5
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİREY

36 15,25 4,11 13,88 8,42 1,36 7,96 8,25 1,64 7,70 7,14 2,31 6,37 9,47 5,61 7,60 14,69 4,08 13,33 63,22 19,11 56,84 379,930

6
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL TEST TEKNİK ÇAĞI

7 13,43 5,43 11,62 8,57 1,29 8,14 7,57 1,00 7,24 6,00 1,00 5,67 9,86 5,14 8,14 15,29 3,43 14,14 60,72 17,29 54,95 374,100

7
ADIYAMAN / BESNİ
ÖZEL BESNİ SİMYA
ORTAOKULU

23 14,04 5,04 12,36 7,83 2,04 7,15 7,96 2,00 7,29 5,70 3,61 4,49 8,30 5,70 6,41 15,09 3,65 13,87 58,92 22,04 51,57 365,480

8
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MİMAR SİNAN

86 13,74 5,36 11,96 7,88 1,67 7,33 8,47 1,42 7,99 5,50 2,31 4,73 7,79 5,31 6,02 14,76 3,86 13,47 58,14 19,93 51,50 362,410

9
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI MERKEZ

48 13,67 4,94 12,02 7,38 2,06 6,69 7,46 2,13 6,75 5,69 2,27 4,93 7,69 4,73 6,11 14,10 3,69 12,87 55,99 19,82 49,37 357,510

10
ADIYAMAN / BESNİ
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU

61 13,52 5,02 11,85 6,70 2,31 5,93 7,39 1,92 6,75 4,56 2,11 3,85 6,98 4,79 5,39 15,31 2,85 14,36 54,46 19,00 48,13 356,970

11
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA KARŞIYAKA 
İMAM HATİP

110 12,89 4,98 11,23 6,90 1,60 6,37 8,15 1,65 7,60 5,99 1,90 5,36 6,88 3,36 5,76 12,81 2,94 11,83 53,62 16,43 48,15 349,990

12
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ATATÜRK ORTAOKULU

20 12,55 5,20 10,82 6,70 2,25 5,95 7,40 1,85 6,78 4,30 3,00 3,30 6,30 4,95 4,65 15,40 3,10 14,37 52,65 20,35 45,87 348,600

13
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLBAŞI HARMANLI

10 13,30 5,30 11,53 7,30 2,10 6,60 6,80 2,50 5,97 4,20 1,60 3,67 6,20 4,60 4,67 14,60 3,10 13,57 52,40 19,20 46,01 348,570



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

14
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLKENT ORTAOKULU

44 12,20 6,52 10,03 7,23 2,36 6,44 6,95 2,70 6,05 5,20 2,20 4,47 7,86 4,59 6,33 14,48 4,14 13,10 53,92 22,51 46,42 348,300

15
ADIYAMAN / BESNİ
BESNİ İMAM HATİP
ORTAOKULU

29 12,72 5,52 10,88 7,21 2,24 6,46 7,28 2,28 6,52 4,72 2,34 3,94 6,00 6,03 3,99 15,31 3,76 14,06 53,24 22,17 45,85 346,120

16
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN BİL

32 12,94 5,97 10,95 7,09 2,59 6,23 6,97 2,44 6,16 5,47 2,78 4,54 7,69 7,28 5,26 13,72 4,91 12,08 53,88 25,97 45,22 343,490

17
ADIYAMAN / BESNİ
ŞAMBAYAT MERKEZ
ORTAOKULU

28 12,50 5,07 10,81 7,00 1,54 6,49 7,82 1,25 7,40 5,00 1,64 4,45 6,64 4,71 5,07 12,61 2,79 11,68 51,57 17,00 45,90 343,080

18
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FUAT SEZGİN

221 12,44 6,20 10,37 6,79 2,57 5,93 6,96 2,50 6,13 5,81 2,80 4,88 8,16 6,21 6,09 13,27 4,95 11,62 53,43 25,23 45,02 342,550

19
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

247 12,31 5,85 10,36 6,77 2,59 5,91 6,51 2,73 5,60 5,36 2,82 4,42 7,88 5,19 6,15 13,31 4,35 11,86 52,14 23,53 44,30 342,000

20 ADIYAMAN / BESNİ
İZOLLU ORTAOKULU 22 11,45 5,32 9,68 5,91 2,45 5,09 6,64 2,41 5,83 3,64 2,95 2,65 6,86 6,00 4,86 15,05 2,36 14,26 49,55 21,49 42,37 339,910

21
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT AKİF GÜLEŞ İMAM

167 13,02 6,05 11,00 6,67 2,47 5,85 7,31 2,26 6,56 4,95 2,92 3,98 6,29 5,89 4,33 13,32 4,81 11,72 51,56 24,40 43,44 337,540

22
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT ÜMİT ÖZET

36 13,06 5,56 11,20 5,78 2,97 4,79 6,39 2,33 5,61 4,42 2,89 3,45 6,14 6,67 3,92 13,92 4,42 12,44 49,71 24,84 41,41 335,300

23
ADIYAMAN / BESNİ
FATİH SULTAN MEHMET
ORTAOKULU

18 13,67 4,78 12,07 6,78 2,06 6,09 7,67 1,67 7,11 4,11 2,17 3,39 5,00 3,67 3,78 11,56 4,11 10,18 48,79 18,46 42,62 334,090

24
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
SAVRAN ORTAOKULU

6 12,00 6,17 9,94 6,50 1,17 6,11 6,83 2,17 6,11 4,33 2,67 3,45 6,50 3,33 5,39 12,67 5,17 10,94 48,83 20,68 41,94 333,040

25
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
DOYRAN ORTAOKULU

11 8,91 6,45 6,76 4,36 2,82 3,42 6,09 2,64 5,21 3,09 2,45 2,27 11,73 4,45 10,24 12,73 5,18 11,00 46,91 23,99 38,90 332,110

26 ADIYAMAN / BESNİ
ÇOMAK ORTAOKULU 11 12,64 6,00 10,64 7,27 1,36 6,82 7,45 2,18 6,73 7,45 2,36 6,67 4,27 4,45 2,79 12,55 5,18 10,82 51,63 21,53 44,47 331,670



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

27
ADIYAMAN / BESNİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ORTAOKULU

18 10,83 5,94 8,85 6,94 2,11 6,24 7,28 2,33 6,50 3,78 1,83 3,17 4,33 2,78 3,41 14,06 4,39 12,59 47,22 19,38 40,76 327,190

28
ADIYAMAN / TUT
YAYLIMLI ABUZER
YILDIRIM ORTAOKULU

12 12,00 6,58 9,80 7,67 2,00 7,00 8,00 1,67 7,44 3,58 2,08 2,89 3,58 3,17 2,53 13,25 4,83 11,64 48,08 20,33 41,30 326,300

29
ADIYAMAN / KAHTA
YAVUZ SELİM
ORTAOKULU

166 11,21 6,84 8,93 6,60 2,57 5,74 6,88 2,57 6,02 3,48 1,83 2,87 5,66 4,60 4,13 13,39 4,45 11,90 47,22 22,86 39,59 325,570

30 ADIYAMAN / BESNİ
ATATÜRK ORTAOKULU 24 11,08 7,75 8,50 6,29 3,38 5,17 6,58 3,21 5,51 6,63 2,58 5,76 3,75 6,54 1,57 15,58 3,79 14,32 49,91 27,25 40,83 325,230

31
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MENDERES ORTAOKULU

122 11,56 7,09 9,19 6,75 2,70 5,84 6,54 2,93 5,56 5,27 3,02 4,26 6,45 6,52 4,28 12,38 6,03 10,37 48,95 28,29 39,50 322,410

32 ADIYAMAN / BESNİ
YOLDÜZÜ ORTAOKULU 18 11,83 6,61 9,63 7,72 1,61 7,19 7,39 2,06 6,70 3,17 3,44 2,02 1,50 3,56 0,31 14,89 3,78 13,63 46,50 21,06 39,48 321,930

33
ADIYAMAN / KAHTA
ÖZEL KAHTA UĞUR
ORTAOKULU

11 10,73 7,00 8,39 5,64 3,82 4,36 7,36 2,45 6,55 2,73 2,00 2,06 8,91 3,82 7,64 10,27 6,00 8,27 45,64 25,09 37,27 320,660

34
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT FAZIL GÜRS İMAM

29 11,21 5,72 9,30 6,28 2,52 5,44 8,45 1,45 7,97 3,69 2,24 2,94 3,66 4,28 2,23 12,62 4,07 11,26 45,91 20,28 39,14 319,760

35 ADIYAMAN / BESNİ
SARIKAYA ORTAOKULU 19 11,32 5,16 9,60 7,05 1,89 6,42 7,79 1,89 7,16 2,89 1,84 2,28 3,21 4,21 1,81 12,95 4,32 11,51 45,21 19,31 38,78 319,370

36
ADIYAMAN / BESNİ
SARIYAPRAK
ORTAOKULU

14 10,43 6,93 8,12 7,50 2,36 6,72 7,07 2,57 6,21 2,14 4,50 0,64 7,57 6,64 5,36 11,50 5,93 9,52 46,21 28,93 36,57 316,080

37
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN TOKİ

34 10,38 7,00 8,05 6,29 2,53 5,45 6,74 2,74 5,82 4,03 2,32 3,25 6,18 6,65 3,96 12,38 5,35 10,60 46,00 26,59 37,13 315,360

38
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YARMAKAYA

11 10,82 7,18 8,42 6,45 2,82 5,52 6,64 2,91 5,67 4,73 4,00 3,40 4,27 8,09 1,58 13,27 5,45 11,45 46,18 30,45 36,04 310,400

39
ADIYAMAN / BESNİ
ÇETİNKAYA-BİRAN
ŞENDİL ORTAOKULU

15 10,73 6,00 8,73 5,27 1,73 4,69 7,60 1,27 7,18 2,00 2,27 1,24 2,67 3,73 1,42 12,87 3,60 11,67 41,14 18,60 34,93 310,220



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

40
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MURAT TOPRAK
ORTAOKULU

75 11,53 5,88 9,57 4,21 2,17 3,49 6,87 2,35 6,08 2,97 2,31 2,20 3,84 3,69 2,61 11,27 4,11 9,90 40,69 20,51 33,85 309,000

41
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT MUSA VURUŞKAN

24 11,29 6,04 9,28 5,75 2,71 4,85 6,67 2,21 5,93 3,17 2,75 2,25 5,83 3,88 4,54 9,63 5,75 7,71 42,34 23,34 34,56 308,940

42 ADIYAMAN / KAHTA
BELENLI ORTAOKULU 5 10,20 7,60 7,67 6,40 2,60 5,53 5,80 3,00 4,80 3,80 2,20 3,07 3,00 2,20 2,27 13,00 4,20 11,60 42,20 21,80 34,94 308,540

43
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BALKAR ŞEHİT FUAT

15 10,67 5,73 8,76 6,80 2,47 5,98 7,60 1,80 7,00 2,60 2,40 1,80 3,27 3,20 2,20 11,40 4,87 9,78 42,34 20,47 35,52 308,480

44
ADIYAMAN / BESNİ
TUĞSUZ ALİ AĞA
ORTAOKULU

122 11,13 7,52 8,63 6,34 3,01 5,34 6,24 3,21 5,17 3,49 3,08 2,46 4,74 5,58 2,88 12,21 6,42 10,07 44,15 28,82 34,55 308,480

45
ADIYAMAN / BESNİ
SAFYÜN HATİCE
GÖLBAŞI ORTAOKULU

25 9,72 5,60 7,85 5,56 2,28 4,80 6,32 2,32 5,55 3,56 2,56 2,71 4,88 6,48 2,72 12,20 4,04 10,85 42,24 23,28 34,48 307,850

46 ADIYAMAN / KAHTA
KARADUT ORTAOKULU 9 11,11 7,44 8,63 6,89 2,78 5,96 7,56 2,11 6,85 3,22 2,56 2,37 3,33 4,00 2,00 11,56 5,56 9,70 43,67 24,45 35,51 307,330

47 ADIYAMAN / KAHTA
İNCELER ORTA OKULU 38 11,84 7,24 9,43 4,89 3,63 3,68 5,53 3,42 4,39 1,37 2,76 0,45 6,00 3,92 4,69 10,16 4,00 8,82 39,79 24,97 31,46 307,260

48
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEVLANA ORTAOKULU

115 10,23 6,75 7,98 7,28 2,50 6,45 6,83 2,39 6,04 2,57 1,77 1,98 4,30 4,55 2,78 11,67 5,53 9,83 42,88 23,49 35,06 306,970

49
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ALTINŞEHİR İMAM HATİP

103 10,91 7,38 8,45 6,13 3,08 5,10 7,25 2,23 6,51 4,35 3,63 3,14 4,56 5,70 2,66 11,79 6,35 9,67 44,99 28,37 35,53 306,420

50
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ADIYAMAN EGEBİL

8 12,50 4,25 11,08 6,75 1,63 6,21 6,88 1,75 6,29 7,25 1,50 6,75 4,38 6,13 2,33 12,25 4,50 10,75 50,01 19,76 43,41 305,330

51
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİLLİ İRADE

88 11,06 7,07 8,70 5,67 3,35 4,55 6,27 3,05 5,26 5,02 3,61 3,82 5,67 6,84 3,39 10,66 6,74 8,41 44,35 30,66 34,13 305,030

52
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ÖZEL ATAK ORTAOKULU

25 10,48 7,08 8,12 5,32 3,32 4,21 7,16 2,64 6,28 4,28 2,60 3,41 5,92 6,84 3,64 10,56 6,00 8,56 43,72 28,48 34,22 304,950



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

53
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
EMNİYET ORTAOKULU

104 10,05 6,47 7,89 5,68 2,48 4,86 6,50 2,40 5,70 3,22 2,82 2,28 4,63 4,70 3,06 10,90 4,45 9,42 40,98 23,32 33,21 303,280

54 ADIYAMAN / KAHTA
GAZİ ORTAOKULU 109 10,33 6,00 8,33 5,58 2,66 4,69 6,47 2,59 5,61 4,17 2,17 3,45 4,47 4,71 2,90 10,83 5,22 9,09 41,85 23,35 34,07 302,700

55 ADIYAMAN / KAHTA
ÇIRALIK ORTAOKULU 9 8,89 5,22 7,15 5,11 1,67 4,56 5,56 2,33 4,78 3,78 3,22 2,70 3,78 4,56 2,26 12,44 3,89 11,15 39,56 20,89 32,60 302,170

56
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT YUNUS GÜL

100 10,21 7,79 7,61 5,86 3,23 4,78 5,62 3,66 4,40 3,91 4,36 2,46 5,83 7,80 3,23 11,14 5,60 9,27 42,57 32,44 31,75 299,880

57
ADIYAMAN / BESNİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK
ORTAOKULU

131 10,67 6,82 8,40 5,91 3,05 4,89 6,02 2,87 5,06 4,56 3,02 3,55 5,44 5,93 3,46 9,63 5,76 7,70 42,23 27,45 33,06 299,380

58
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YAYLAKONAK

23 8,35 8,35 5,57 6,22 2,30 5,45 6,26 3,09 5,23 4,83 2,61 3,96 3,17 5,35 1,39 13,43 4,35 11,99 42,26 26,05 33,59 299,290

59 ADIYAMAN / BESNİ
KUTLUCA ORTAOKULU 15 10,53 5,33 8,75 7,00 1,67 6,45 6,47 1,93 5,82 3,00 1,80 2,40 2,87 3,60 1,67 9,47 3,80 8,20 39,34 18,13 33,29 299,140

60
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MİMAR SİNAN

35 9,17 6,51 7,00 4,06 2,86 3,10 4,06 3,97 2,73 4,06 2,57 3,20 9,46 3,97 8,13 7,60 5,54 5,75 38,41 25,42 29,91 298,700

61
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUNUS EMRE

58 11,02 6,55 8,83 5,84 2,41 5,04 4,91 3,90 3,62 4,19 3,81 2,92 4,74 6,21 2,67 10,21 5,76 8,29 40,91 28,64 31,37 298,370

62
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEREFLİ ORTAOKULU

14 8,71 7,71 6,14 5,71 2,93 4,74 6,29 3,57 5,10 4,14 4,50 2,64 6,29 7,36 3,83 11,50 6,79 9,24 42,64 32,86 31,69 297,430

63 ADIYAMAN / KAHTA
KUBİLAY ORTAOKULU 135 10,68 6,81 8,41 5,33 2,62 4,46 6,39 2,85 5,44 3,52 2,71 2,62 3,45 3,70 2,22 10,33 5,70 8,43 39,70 24,39 31,58 297,260

64
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT MİKDAT SÜMER

19 11,58 7,00 9,25 6,00 2,74 5,09 6,63 2,63 5,76 2,74 3,16 1,68 3,32 5,00 1,65 10,21 6,84 7,93 40,48 27,37 31,36 296,620

65 ADIYAMAN / KAHTA
ESENDERE ORTAOKULU 15 8,87 6,20 6,80 6,87 2,00 6,20 7,00 2,27 6,24 2,53 3,40 1,40 2,60 3,20 1,53 11,47 4,27 10,04 39,34 21,34 32,21 296,570



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

66 ADIYAMAN / KAHTA
KÖSELER ORTAOKULU 11 7,73 5,91 5,76 6,55 2,27 5,79 6,45 2,09 5,76 3,45 2,09 2,76 2,82 4,82 1,21 11,82 2,91 10,85 38,82 20,09 32,13 294,430

67
ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA SIRACA 125. YIL
ORTAOKULU

7 10,29 7,00 7,95 7,14 2,00 6,48 6,14 2,00 5,48 5,29 2,00 4,62 0,14 0,71 -0,09 10,57 5,00 8,90 39,57 18,71 33,34 293,810

68
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYUCAK BUCAĞI

10 10,50 6,40 8,37 5,20 3,50 4,03 7,00 1,80 6,40 0,80 2,10 0,10 3,40 5,00 1,73 10,40 4,90 8,77 37,30 23,70 29,40 293,690

69
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KOÇALİ ORTAOKULU

8 10,50 9,00 7,50 5,63 4,00 4,29 6,25 3,13 5,21 4,88 4,75 3,29 5,38 10,63 1,83 10,75 6,13 8,71 43,39 37,64 30,83 293,090

70
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
KARABURUN

21 10,05 6,52 7,87 5,33 0,86 5,05 6,10 1,95 5,45 1,71 1,95 1,06 4,24 2,71 3,33 8,19 3,10 7,16 35,62 17,09 29,92 293,040

71
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
AKPINAR ORTAOKULU

18 10,61 5,83 8,67 5,28 2,39 4,48 6,50 2,67 5,61 1,44 3,28 0,35 3,39 6,28 1,30 10,56 5,33 8,78 37,78 25,78 29,19 292,810

72 ADIYAMAN / KAHTA
GİRNE ORTAOKULU 92 8,85 7,01 6,51 5,77 2,96 4,79 5,89 2,89 4,93 3,12 2,75 2,20 3,58 5,58 1,72 11,58 4,88 9,95 38,79 26,07 30,10 292,060

73
ADIYAMAN / BESNİ
YAZIKARAKUYU
ORTAOKULU

5 7,60 7,40 5,13 5,60 2,80 4,67 5,80 3,00 4,80 4,20 1,20 3,80 2,80 2,20 2,07 11,80 4,20 10,40 37,80 20,80 30,87 291,390

74 ADIYAMAN / KAHTA
MÜLK ORTAOKULU 8 10,13 5,75 8,21 6,25 2,13 5,54 6,63 2,13 5,92 2,38 1,00 2,04 2,50 4,38 1,04 9,25 4,00 7,92 37,14 19,39 30,67 291,070

75
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ABDURRAHMAN
ERASLAN ORTAOKULU

22 9,77 7,59 7,24 5,27 2,59 4,41 5,32 3,45 4,17 3,32 3,09 2,29 3,91 5,14 2,20 11,05 6,41 8,91 38,64 28,27 29,22 291,050

76
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ZEY ORTAOKULU

12 10,08 8,67 7,19 6,42 3,50 5,25 6,83 3,08 5,81 4,50 4,92 2,86 5,17 8,50 2,33 10,25 8,67 7,36 43,25 37,34 30,80 290,410

77
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÇATALAĞAÇ

21 8,29 6,48 6,13 6,29 2,29 5,52 6,29 2,52 5,44 3,00 2,57 2,14 2,10 3,43 0,95 11,71 4,62 10,17 37,68 21,91 30,35 290,190

78
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MEDET MAT
ORTAOKULU

86 8,81 5,65 6,93 5,07 2,07 4,38 6,12 2,47 5,29 3,43 2,57 2,57 3,40 3,01 2,39 10,01 5,52 8,17 36,84 21,29 29,73 289,990



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

79
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
POLİS AMCA İMAM

82 9,49 6,40 7,35 5,98 2,40 5,17 5,82 2,95 4,83 3,16 2,23 2,41 4,48 5,09 2,78 8,80 5,00 7,14 37,73 24,07 29,68 289,440

80
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BÖRGENEK ORTAOKULU

43 8,77 6,93 6,46 5,67 2,51 4,84 6,47 2,58 5,61 1,81 2,07 1,12 3,05 4,91 1,41 11,19 4,81 9,58 36,96 23,81 29,02 288,750

81
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SÜLEYMAN ŞAH

124 9,94 7,73 7,36 5,10 3,34 3,99 5,50 3,54 4,32 2,90 3,67 1,68 4,34 6,31 2,24 10,52 6,26 8,43 38,30 30,85 28,02 288,420

82
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SEZAİ KARAKOÇ İMAM

85 8,54 6,14 6,49 5,91 2,13 5,20 6,71 2,28 5,95 4,18 2,36 3,39 2,80 3,61 1,60 9,51 4,25 8,09 37,65 20,77 30,72 288,210

83
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CENGİZ TOPEL

99 9,60 7,83 6,99 5,42 2,97 4,43 5,53 3,17 4,47 3,30 3,08 2,28 3,12 4,44 1,64 10,04 5,63 8,16 37,01 27,12 27,97 285,090

84
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU ORTAOKULU

39 9,28 7,51 6,78 6,64 2,67 5,75 6,18 3,10 5,15 1,54 1,36 1,09 1,38 2,18 0,66 10,85 5,67 8,96 35,87 22,49 28,39 284,960

85
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YAZIBAŞI ORTAOKULU

10 9,50 9,30 6,40 6,30 3,40 5,17 5,70 3,00 4,70 2,70 3,70 1,47 2,00 4,40 0,53 11,90 6,50 9,74 38,10 30,30 28,01 284,740

86
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT ABDURRAHMAN

31 8,52 8,13 5,81 5,13 3,61 3,92 5,77 3,16 4,72 2,23 3,52 1,05 4,71 6,32 2,60 11,06 6,68 8,84 37,42 31,42 26,94 284,620

87
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT MUSA ÖZALKAN
ORTAOKULU

86 8,58 5,20 6,85 5,45 1,87 4,83 6,07 2,31 5,30 3,72 1,63 3,18 2,97 3,06 1,95 10,42 3,74 9,17 37,21 17,81 31,28 284,480

88
ADIYAMAN / KAHTA
TURGUT ÖZAL İMAM
HATİP ORTAOKULU

110 9,36 6,86 7,08 4,75 2,87 3,79 6,61 2,48 5,78 2,15 2,43 1,35 2,77 3,80 1,51 10,41 5,82 8,47 36,05 24,26 27,98 284,410

89 ADIYAMAN / KAHTA
MEVLANA ORTAOKULU 88 8,61 6,02 6,61 4,65 2,70 3,75 5,35 2,80 4,42 2,92 2,26 2,17 4,23 5,02 2,55 9,47 5,10 7,77 35,23 23,90 27,27 284,270

90
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN ORTAOKULU

46 9,93 6,93 7,62 5,65 2,78 4,72 6,17 2,78 5,25 2,02 2,63 1,14 4,09 5,09 2,39 10,07 5,28 8,30 37,93 25,49 29,42 283,420

91
ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK İMAM HATİP
ORTAOKULU

5 9,20 4,80 7,60 5,80 2,60 4,93 5,00 3,20 3,93 2,20 3,20 1,13 2,60 4,60 1,07 9,40 3,80 8,13 34,20 22,20 26,79 283,280



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

92
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GAZİ ORTAOKULU

112 9,40 8,03 6,73 5,21 3,65 3,99 6,78 2,66 5,89 2,73 3,85 1,45 4,22 6,20 2,16 9,38 6,46 7,23 37,72 30,85 27,45 283,030

93
ADIYAMAN / KAHTA
ATATÜRK İMAM HATİP
ORTAOKULU

34 10,03 4,74 8,45 2,97 1,62 2,43 6,53 2,32 5,76 1,74 0,88 1,44 3,18 2,09 2,48 6,94 3,71 5,71 31,39 15,36 26,27 282,740

94
ADIYAMAN / KAHTA
CELAL BAYAR
ORTAOKULU

50 8,14 4,38 6,68 4,70 2,52 3,86 6,92 2,42 6,11 3,14 2,26 2,39 2,70 3,02 1,69 8,42 3,52 7,25 34,02 18,12 27,98 282,530

95
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
MEHMET AKİF ERSOY

169 9,77 9,24 6,69 5,23 4,34 3,79 5,59 3,92 4,29 4,01 4,72 2,44 4,60 7,31 2,17 10,14 8,08 7,45 39,34 37,61 26,83 281,900

96
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
CAHİT ZARİFOĞLU

40 8,60 7,40 6,13 4,50 3,53 3,32 5,88 3,13 4,83 3,50 3,10 2,47 3,08 4,63 1,53 10,48 6,10 8,44 36,04 27,89 26,72 281,210

97 ADIYAMAN / KAHTA
HACI BEY ORTAOKULU 82 8,23 5,59 6,37 3,95 2,33 3,18 6,33 2,33 5,55 4,07 1,88 3,45 2,37 3,02 1,36 8,84 3,72 7,60 33,79 18,87 27,51 280,620

98
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FEVZİ ÇAKMAK

67 10,16 8,22 7,42 5,63 3,51 4,46 5,24 3,75 3,99 2,81 3,99 1,48 4,99 7,13 2,61 9,91 7,15 7,53 38,74 33,75 27,49 280,580

99
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
YUKARI NASIRLI

12 8,08 5,42 6,28 6,00 1,92 5,36 4,25 3,33 3,14 1,92 2,50 1,08 1,92 2,58 1,05 10,67 5,25 8,92 32,84 21,00 25,83 279,840

100
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUYULU İMAM HATİP

11 7,55 9,45 4,39 5,64 3,73 4,39 5,91 3,73 4,67 2,09 2,82 1,15 3,18 4,91 1,54 11,91 6,45 9,76 36,28 31,09 25,90 278,600

101
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT HAKAN BALİ
ORTAOKULU

15 8,53 7,73 5,95 4,73 4,40 3,27 6,60 2,53 5,76 2,00 4,13 0,62 4,53 7,07 2,18 9,53 5,87 7,58 35,92 31,73 25,36 278,480

102
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOBB YAVUZ SELİM

21 7,00 7,24 4,59 6,29 1,90 5,65 6,52 2,33 5,75 2,57 2,67 1,68 1,57 2,29 0,81 10,71 4,95 9,06 34,66 21,38 27,54 278,390

103
ADIYAMAN / KAHTA
KÖRGÜDEN
ORTAOKULU

17 8,88 9,00 5,88 3,47 4,24 2,06 5,12 3,88 3,82 1,35 2,76 0,43 4,12 5,82 2,18 11,12 6,76 8,86 34,06 32,46 23,23 277,500

104
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
HASANKENDİ

9 9,67 8,44 6,85 6,33 3,56 5,15 6,00 3,78 4,74 3,44 3,78 2,18 2,67 5,89 0,71 9,33 7,56 6,82 37,44 33,01 26,45 276,520



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

105
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT İMAM TAN
ORTAOKULU

13 9,38 6,08 7,36 5,77 2,77 4,85 6,69 2,54 5,85 3,23 2,62 2,36 2,46 3,46 1,31 6,62 4,46 5,13 34,15 21,93 26,86 276,190

106
ADIYAMAN / BESNİ
ÇAKIRHÖYÜK
ORTAOKULU

21 8,48 5,76 6,56 3,24 2,38 2,45 5,29 2,86 4,33 2,86 1,48 2,37 2,57 3,81 1,30 9,05 4,29 7,62 31,49 20,58 24,63 276,100

107
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT CEM ÖZGÜL

94 9,77 7,62 7,23 5,60 3,14 4,55 5,86 3,17 4,81 4,63 3,27 3,54 4,50 8,11 1,80 9,59 6,53 7,41 39,95 31,84 29,34 276,060

108
ADIYAMAN / BESNİ
SUVARLI SERAP GÜL
ORTAOKULU

26 9,27 6,46 7,12 6,08 2,73 5,17 5,88 3,04 4,87 2,19 3,12 1,15 2,04 3,88 0,74 8,85 6,77 6,59 34,31 26,00 25,64 275,630

109
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
KURUGEÇİT

16 9,56 6,88 7,27 5,75 3,19 4,69 5,13 4,00 3,79 1,63 2,81 0,69 2,25 2,75 1,33 8,13 4,94 6,48 32,45 24,57 24,25 274,810

110
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BOZHÜYÜK ORTAOKULU

10 7,90 9,10 4,87 6,20 3,70 4,97 6,70 3,00 5,70 3,50 4,30 2,07 2,60 6,10 0,57 10,50 6,70 8,27 37,40 32,90 26,45 274,640

111
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ŞEHİT TURAN ÇELİK

75 8,44 8,81 5,50 5,28 3,93 3,97 5,80 3,52 4,63 2,93 3,12 1,89 2,95 5,81 1,01 10,55 7,39 8,08 35,95 32,58 25,08 274,570

112 ADIYAMAN / TUT
FATİH ORTAOKULU 9 8,78 9,33 5,67 6,22 3,22 5,15 5,89 3,78 4,63 3,00 3,56 1,81 4,00 8,44 1,19 9,44 6,56 7,26 37,33 34,89 25,71 274,480

113
ADIYAMAN / KAHTA
BÖLÜKYAYLA
ORTAOKULU

60 8,15 6,00 6,15 5,68 2,80 4,75 5,20 3,32 4,09 3,68 2,50 2,85 3,08 4,20 1,68 7,92 5,30 6,15 33,71 24,12 25,67 274,010

114
ADIYAMAN / TUT
BOYUNDERE HATİCE
YILDIRIM ORTAOKULU

13 8,23 6,62 6,03 5,31 2,62 4,44 6,38 2,08 5,69 1,54 2,00 0,87 1,85 4,31 0,41 9,00 3,92 7,69 32,31 21,55 25,13 273,940

115
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ŞEHİT AHMET DEMİR

32 9,13 8,41 6,32 4,31 4,00 2,98 5,59 3,13 4,55 4,22 3,47 3,06 3,84 7,47 1,35 9,38 8,09 6,68 36,47 34,57 24,94 273,780

116
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
GÖLBAŞI İMAM HATİP

21 8,38 8,38 5,59 3,67 3,10 2,64 6,52 3,24 5,44 2,43 2,76 1,51 3,14 4,86 1,52 9,67 6,57 7,47 33,81 28,91 24,17 273,380

117
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
MEHMET AYRIK

23 7,87 8,52 5,03 5,39 3,78 4,13 6,30 3,13 5,26 2,35 4,22 0,94 2,35 3,26 1,26 10,30 7,48 7,81 34,56 30,39 24,43 272,500



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

118
ADIYAMAN / BESNİ
TOKLU KÖYÜ
ORTAOKULU

10 7,30 6,90 5,00 5,20 3,20 4,13 5,80 2,90 4,83 1,30 2,20 0,57 0,80 1,40 0,34 10,40 5,50 8,57 30,80 22,10 23,44 270,170

119
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
OSMANGAZİ

78 8,26 8,95 5,27 6,08 3,27 4,99 4,63 4,40 3,16 3,92 4,54 2,41 2,82 7,60 0,29 10,62 8,05 7,93 36,33 36,81 24,05 269,570

120
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
FATİH İMAM HATİP

74 9,30 8,88 6,34 4,38 4,49 2,88 5,81 3,78 4,55 3,07 5,19 1,34 4,08 9,41 0,95 9,53 8,61 6,66 36,17 40,36 22,72 269,260

121 ADIYAMAN / BESNİ
ÜÇGÖZ ORTAOKULU 26 8,23 6,85 5,95 4,62 2,69 3,72 5,73 1,96 5,08 1,58 1,31 1,14 2,27 2,73 1,36 9,31 4,54 7,79 31,74 20,08 25,04 268,620

122
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KUŞTEPE ORTAOKULU

10 5,00 9,60 1,80 2,90 3,00 1,90 4,20 4,50 2,70 1,00 1,10 0,63 5,40 8,00 2,73 12,50 5,40 10,70 31,00 31,60 20,46 267,610

123
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
YUKARIKUŞAKKAYA

19 8,84 8,26 6,09 4,11 4,58 2,58 5,05 3,84 3,77 3,11 3,53 1,93 2,95 4,05 1,60 8,32 6,89 6,02 32,38 31,15 21,99 267,210

124
ADIYAMAN / BESNİ
KIZILİN YILMAZ YIĞILI
ORTAOKULU

19 8,26 4,26 6,84 5,58 1,63 5,04 6,32 1,79 5,72 2,79 1,68 2,23 1,00 1,79 0,40 5,42 3,00 4,42 29,37 14,15 24,65 267,060

125
ADIYAMAN / KAHTA
ŞEHİT OSMAN KÖSE
ORTAOKULU

48 8,50 6,19 6,44 3,94 2,58 3,08 5,81 2,81 4,88 1,88 1,52 1,37 1,40 1,71 0,83 7,21 4,63 5,67 28,74 19,44 22,27 266,080

126 ADIYAMAN / KAHTA
ÇAYBAŞI ORTAOKULU 18 7,67 5,44 5,85 4,89 3,28 3,80 5,89 2,89 4,93 2,00 3,61 0,80 2,78 5,56 0,93 7,72 5,11 6,02 30,95 25,89 22,33 265,840

127
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOKİ AKŞEMSEDDİN

72 8,85 7,28 6,42 4,68 3,69 3,45 4,92 3,60 3,72 1,35 2,50 0,51 2,90 4,24 1,49 7,72 6,39 5,59 30,42 27,70 21,18 265,660

128
ADIYAMAN / KAHTA
MENZİL İMAM HATİP
ORTAOKULU

52 7,81 6,21 5,74 3,33 2,92 2,35 5,98 3,12 4,94 1,56 2,35 0,78 2,00 3,42 0,86 8,44 5,27 6,69 29,12 23,29 21,36 265,410

129 ADIYAMAN / KAHTA
NARİNCE ORTAOKULU 31 7,90 6,19 5,84 5,23 2,68 4,33 5,06 2,84 4,12 1,35 1,71 0,78 1,55 3,87 0,26 7,74 4,19 6,34 28,83 21,48 21,67 263,630

130 ADIYAMAN / KAHTA
AKINCILAR ORTAOKULU 46 7,22 6,48 5,06 3,83 2,48 3,00 6,11 2,78 5,18 1,98 2,61 1,11 2,07 2,85 1,12 7,46 4,24 6,04 28,67 21,44 21,51 262,930



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

131
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT RECEP İNCE
ORTAOKULU

33 9,18 6,27 7,09 5,12 3,52 3,95 6,39 2,73 5,48 1,97 2,03 1,29 1,30 3,52 0,13 6,15 5,73 4,24 30,11 23,80 22,18 262,590

132
ADIYAMAN / KAHTA
ERİKLİ AKTOPRAK
ORTAOKULU

22 7,95 8,27 5,20 4,59 3,41 3,45 5,95 2,68 5,06 2,23 2,77 1,30 2,09 2,55 1,24 7,73 6,73 5,48 30,54 26,41 21,73 262,590

133
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER

113 9,31 7,53 6,80 4,44 3,82 3,17 5,05 3,69 3,82 3,21 3,71 1,98 3,40 5,82 1,46 8,34 7,12 5,96 33,75 31,69 23,19 262,020

134
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KAŞKÖY ORTAOKULU

11 8,00 5,82 6,06 4,55 3,09 3,52 4,55 3,73 3,30 2,09 2,27 1,33 1,91 3,82 0,63 7,00 4,00 5,67 28,10 22,73 20,51 261,330

135 ADIYAMAN / KAHTA
GÖÇERİ ORTAOKULU 46 6,63 6,33 4,52 4,20 2,78 3,27 5,87 2,57 5,01 1,15 1,87 0,53 2,41 4,35 0,96 8,07 4,65 6,51 28,33 22,55 20,80 261,150

136 ADIYAMAN / KAHTA
DAMLACIK ORTAOKULU 30 7,40 6,07 5,38 5,33 2,27 4,58 4,97 2,97 3,98 2,70 3,13 1,66 2,77 4,37 1,31 8,00 5,33 6,22 31,17 24,14 23,13 260,560

137
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KÖMÜR ORTAOKULU

53 7,19 5,47 5,36 5,64 1,87 5,02 3,89 2,66 3,00 1,66 0,81 1,39 2,26 2,34 1,48 9,06 4,60 7,52 29,70 17,75 23,77 260,550

138
ADIYAMAN / BESNİ
KESMETEPE
ORTAOKULU

15 8,27 6,20 6,20 3,53 3,20 2,47 5,13 3,67 3,91 1,40 2,60 0,53 2,87 5,00 1,20 7,20 6,27 5,11 28,40 26,94 19,42 260,240

139
ADIYAMAN / BESNİ
DUMLUPINAR
ORTAOKULU

43 7,23 4,47 5,74 3,98 3,28 2,88 4,60 2,88 3,64 2,49 2,95 1,50 2,23 5,26 0,48 6,91 3,56 5,72 27,44 22,40 19,96 259,370

140
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
SARIHARMAN

13 6,92 5,38 5,13 4,92 2,77 4,00 5,00 3,23 3,92 2,46 1,54 1,95 1,00 2,31 0,23 7,54 5,00 5,87 27,84 20,23 21,10 259,310

141
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
BELÖREN İMAM HATİP

19 8,11 10,63 4,56 4,21 5,11 2,51 5,00 4,42 3,53 1,74 4,37 0,28 2,89 4,42 1,42 9,37 9,05 6,35 31,32 38,00 18,65 258,130

142 ADIYAMAN / KAHTA
ÇATALTEPE ORTAOKULU 9 6,89 6,67 4,67 4,11 3,22 3,04 6,22 2,78 5,30 2,44 2,22 1,70 2,44 3,67 1,22 6,00 4,33 4,55 28,10 22,89 20,48 256,720

143
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KÜLAFHÖYÜK

5 8,40 10,00 5,07 6,00 3,80 4,73 5,80 4,00 4,47 3,00 6,20 0,93 3,40 9,60 0,20 8,40 10,20 5,00 35,00 43,80 20,40 256,030



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

144
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN

71 7,94 7,11 5,57 4,62 3,15 3,57 4,70 3,14 3,66 1,97 2,93 1,00 2,73 5,35 0,95 6,63 6,45 4,48 28,59 28,13 19,23 255,900

145
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
REKABET KURUMU

90 7,57 10,61 4,03 4,81 4,01 3,47 4,80 4,48 3,31 3,70 5,29 1,94 4,14 9,49 0,98 8,73 8,66 5,85 33,75 42,54 19,58 255,560

146
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
GÜMÜŞKAYA

42 7,19 7,88 4,56 3,88 3,74 2,64 4,81 4,05 3,46 2,98 2,95 1,99 1,55 3,40 0,41 8,64 7,81 6,04 29,05 29,83 19,10 255,230

147
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
PINARYAYLA

10 7,80 7,70 5,23 3,90 4,30 2,47 4,70 3,70 3,47 2,70 4,70 1,13 2,80 6,80 0,53 8,70 9,70 5,47 30,60 36,90 18,30 254,730

148 ADIYAMAN / KAHTA
BÜYÜKBAĞ ORTAOKULU 19 6,68 6,00 4,68 4,16 1,53 3,65 4,68 3,84 3,40 1,63 2,84 0,68 0,68 2,74 -0,23 8,37 5,68 6,47 26,20 22,63 18,65 254,430

149 ADIYAMAN / BESNİ
UZUNKUYU ORTAOKULU 20 6,95 8,70 4,05 4,30 3,95 2,98 5,90 2,95 4,92 4,25 3,55 3,07 3,45 6,00 1,45 6,45 7,95 3,80 31,30 33,10 20,27 253,140

150 ADIYAMAN / KAHTA
BAĞBAŞI ORTAOKULU 19 6,53 6,11 4,49 5,37 2,58 4,51 4,74 3,68 3,51 0,74 1,42 0,26 1,32 3,74 0,07 7,42 5,42 5,61 26,12 22,95 18,45 252,310

151
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KAYATEPE ORTAOKULU

25 7,44 9,04 4,43 3,92 4,56 2,40 4,48 4,76 2,89 1,72 3,96 0,40 2,72 6,68 0,49 8,76 7,44 6,28 29,04 36,44 16,89 252,110

152 ADIYAMAN / BESNİ
SAYÖREN ORTAOKULU 26 7,15 8,19 4,42 4,65 3,15 3,60 7,19 2,23 6,45 2,69 3,04 1,68 3,12 9,50 -0,05 6,81 7,96 4,15 31,61 34,07 20,25 251,680

153
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
100.YIL ORTAOKULU

40 8,60 8,93 5,63 4,65 4,28 3,23 4,70 4,28 3,28 2,40 4,38 0,94 2,63 7,38 0,17 7,03 7,55 4,51 30,01 36,80 17,76 251,530

154 ADIYAMAN / TUT
KAŞLICA ORTAOKULU 8 7,13 10,25 3,71 4,88 3,75 3,63 4,13 4,75 2,54 1,63 1,88 1,00 3,13 6,00 1,12 7,63 6,13 5,58 28,53 32,76 17,58 251,070

155
ADIYAMAN / KAHTA
ESKİTAŞ ŞEHİT NİHAT
DENİZ ORTAOKULU

23 6,13 5,74 4,22 3,70 3,48 2,54 5,17 3,26 4,09 2,57 2,78 1,64 0,96 2,91 -0,01 7,43 6,48 5,28 25,96 24,65 17,76 249,250

156
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TEKPINAR ORTAOKULU

12 7,17 6,33 5,06 4,83 3,33 3,72 3,75 3,75 2,50 1,50 3,50 0,33 1,58 3,33 0,47 6,00 4,33 4,56 24,83 24,57 16,64 248,980



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

157 ADIYAMAN / TUT
ATATÜRK ORTAOKULU 36 6,53 6,06 4,51 2,72 3,17 1,67 4,28 3,44 3,13 1,69 2,31 0,93 2,39 3,83 1,11 6,42 5,17 4,69 24,03 23,98 16,04 248,570

158
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ORHANGAZİ

54 7,37 9,78 4,11 4,04 4,48 2,54 4,78 4,13 3,40 1,28 3,19 0,22 2,67 6,35 0,55 7,91 7,98 5,25 28,05 35,91 16,07 247,630

159
ADIYAMAN / BESNİ
DİKİLİTAŞ HALİL AĞAR
ORTAOKULU

15 8,00 8,27 5,24 3,00 3,93 1,69 4,20 3,87 2,91 1,07 2,47 0,24 1,87 6,60 -0,33 8,13 8,07 5,44 26,27 33,21 15,19 247,310

160
ADIYAMAN / KAHTA
FATİH SULTAN MEHMET
İMAM HATİP

25 6,52 5,72 4,61 4,60 2,88 3,64 4,48 2,92 3,51 1,36 2,92 0,39 1,92 3,44 0,77 5,28 5,44 3,47 24,16 23,32 16,39 245,710

161
ADIYAMAN / TUT
TUT KAŞLICA İMAM
HATİP ORTAOKULU

13 5,54 8,38 2,74 4,69 3,08 3,67 5,54 2,77 4,61 1,23 1,54 0,72 1,31 4,38 -0,15 7,62 6,85 5,33 25,93 27,00 16,92 243,990

162
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
VEFA ORTAOKULU

29 7,03 10,31 3,60 4,03 4,62 2,49 3,69 4,97 2,03 1,90 4,69 0,33 2,66 8,41 -0,15 8,76 8,31 5,99 28,07 41,31 14,29 242,990

163
ADIYAMAN / BESNİ
KARAGÜVEÇ
ORTAOKULU

14 8,21 7,43 5,74 3,43 4,64 1,88 5,14 3,50 3,98 2,07 4,43 0,60 2,43 9,21 -0,64 5,79 7,57 3,26 27,07 36,78 14,82 242,010

164
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
BİR ARALIK ORTAOKULU

23 7,57 9,65 4,35 3,96 4,65 2,41 4,74 4,35 3,29 2,65 4,65 1,10 1,96 4,30 0,52 6,26 9,04 3,25 27,14 36,64 14,92 241,190

165
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KIZILCAPINAR

16 7,44 8,25 4,69 4,31 3,44 3,17 4,31 4,38 2,85 2,19 4,88 0,56 3,38 6,63 1,17 7,19 7,44 4,71 28,82 35,02 17,15 238,890

166 ADIYAMAN / TUT
ÖĞÜTLÜ ORTAOKULU 14 4,36 5,21 2,62 2,14 3,07 1,12 3,29 3,00 2,28 2,93 2,14 2,21 1,71 2,50 0,88 5,50 4,64 3,95 19,93 20,56 13,06 235,740

167
ADIYAMAN / TUT
ABUZER YILDIRIM
ANADOLU İMAM HATİP

8 6,88 7,25 4,46 3,13 3,25 2,04 3,13 3,75 1,88 0,63 3,25 -0,46 1,88 7,63 -0,67 6,38 8,00 3,71 22,03 33,13 10,96 232,870

168
ADIYAMAN / KAHTA
ERİKLİ AKTOPRAK İMAM
HATİP ORTAOKULU

7 5,43 5,43 3,62 2,14 3,14 1,09 3,71 2,86 2,76 1,29 1,71 0,71 1,00 1,14 0,62 3,57 2,71 2,67 17,14 16,99 11,47 232,280

169
ADIYAMAN / BESNİ
ŞEHİT ER SERDAR
KÜPELİ ORTAOKULU

20 4,10 4,70 2,53 5,35 1,45 4,87 3,80 2,10 3,10 0,25 1,50 -0,25 0,95 2,45 0,13 4,00 3,20 2,93 18,45 15,40 13,31 232,050



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR
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İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820

KATILIMLAR

170
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
TOYBELEN ORTAOKULU

19 6,32 9,11 3,28 5,26 3,58 4,07 4,16 3,95 2,84 0,89 3,05 -0,12 1,79 6,42 -0,35 5,58 7,89 2,95 24,00 34,00 12,67 231,670

171
ADIYAMAN / KAHTA
NARİNCE İMAM HATİP
ORTAOKULU

7 6,43 10,43 2,95 5,43 3,71 4,19 3,71 4,29 2,28 0,00 0,29 -0,09 0,57 3,14 -0,48 6,00 9,00 3,00 22,14 30,86 11,85 229,110

172 ADIYAMAN / KAHTA
ALİDAM ORTAOKULU 13 2,54 4,62 1,00 3,62 1,85 3,00 3,77 2,85 2,82 1,15 1,85 0,54 1,23 1,69 0,67 5,23 5,00 3,56 17,54 17,86 11,59 227,810

173
ADIYAMAN / KAHTA
BOSTANLI KÖYÜ
ORTAOKULU

6 2,50 4,67 0,95 2,17 2,67 1,28 4,17 3,50 3,00 0,17 0,50 0,00 1,33 0,17 1,28 5,00 3,83 3,72 15,34 15,34 10,23 227,480

174
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ELMACIK ORTAOKULU

16 7,00 8,31 4,23 4,00 3,06 2,98 3,81 3,38 2,69 3,50 3,75 2,25 2,75 8,06 0,06 7,69 8,25 4,94 28,75 34,81 17,15 210,720

175
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
ATAKENT ORTAOKULU

17 6,29 5,06 4,61 4,59 2,59 3,73 4,18 2,53 3,33 1,00 0,35 0,88 2,53 2,12 1,82 5,71 3,59 4,51 24,30 16,24 18,88 209,190

176 ADIYAMAN / KAHTA
YELKOVAN ORTAOKULU 17 3,76 4,00 2,43 2,82 2,12 2,12 3,24 2,41 2,43 1,71 1,35 1,25 0,65 0,59 0,45 4,06 1,47 3,57 16,24 11,94 12,25 209,090

177
ADIYAMAN / ADIYAMAN
MERKEZ
KARACAOĞLAN İMAM

15 3,27 6,47 1,11 2,53 2,87 1,58 2,13 4,60 0,60 0,60 2,00 -0,07 1,47 4,20 0,07 2,47 4,73 0,89 12,47 24,87 4,18 207,200

178
ADIYAMAN / KAHTA
EBU SADIK PROJE İMAM
HATİP ORTAOKULU

14 2,79 8,14 0,07 1,14 4,43 -0,33 0,21 1,00 -0,12 0,00 2,00 -0,67 4,14 15,57 -1,05 193,360

179
ADIYAMAN /
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ÖZEL GÖLBAŞI SİMYA

42 3,00 1,19 2,60 1,67 0,57 1,48 1,83 0,26 1,75 1,05 0,57 0,86 1,69 1,62 1,15 3,29 0,79 3,02 12,53 5,00 10,86 82,120
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İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

ADIYAMAN 8. SINIF ULTİ  DENEME SINAVI 3 7552 11904

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,02 6,16 8,97 6,12 2,58 5,26 6,52 2,55 5,67 4,22 2,67 3,34 5,52 5,10 3,82 11,68 4,87 10,05 45,08 23,93 37,11 314,460

İl Ortalaması 10,09 6,67 7,86 5,68 2,79 4,75 6,18 2,80 5,25 3,63 2,81 2,70 4,70 5,11 3,00 10,74 5,31 8,97 41,02 25,49 32,53 298,820
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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